
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL-1 1345 354 221 68

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.32 7.87 6.70 4.91 3.90 3.61 6.27 2.79 5.34 3.98 2.96 2.99 4.75 6.22 2.67 9.70 7.21 7.29 38.93 30.96 28.61 286.280

Okul Ortalaması 5.85 9.50 2.69 3.34 4.59 1.81 5.00 3.78 3.74 3.12 4.12 1.75 4.04 8.62 1.17 6.65 8.43 3.84 28.00 39.03 14.99 242.652

1 293 - YAKUP MUTLU 8 / B 17 1 16.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 17 2 16.33 73.00 9.00 70.01 418.428 43 4 3 1

2 224 - İSMAİL TURGUT 8 / B 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 3 1.00 7 3 6.00 16 3 15.00 55.00 18.00 49.00 360.026 187 19 16 2

3 41 - FERHAT KIL* 8 / B 10 7 7.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 6 5.00 14 5 12.33 58.00 21.00 51.00 342.834 245 29 24 3

4 168 - HAS İ KRAL 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 7 7 4.67 13 4 11.67 52.00 26.00 43.34 334.096 280 35 29 4

5 264 - RAH ME GÜN 8 / C 11 6 9.00 4 5 2.33 10 0 10.00 9 1 8.67 3 4 1.67 13 4 11.67 50.00 20.00 43.34 320.661 370 47 39 5

6 54 - BERİTAN YILMAZ 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 3 7 0.67 14 6 12.00 54.00 26.00 45.33 320.072 372 48 40 6

7 213 - GS İSLAM PEKAŞ 8 / B 12 7 9.67 5 4 3.67 7 1 6.67 6 4 4.67 2 5 0.33 14 6 12.00 46.00 27.00 37.01 308.680 437 55 43 7

8 252 - MUSA SAĞLAM 8 / C 9 7 6.67 4 5 2.33 10 0 10.00 8 2 7.33 3 3 2.00 9 7 6.67 43.00 24.00 35.00 292.681 535 71 56 8

9 57 - BEYTULLAH YILMAZ 8 / A 9 8 6.33 4 3 3.00 9 1 8.67 0 2 -0.67 6 9 3.00 9 6 7.00 37.00 29.00 27.33 284.421 593 86 65 9

10 166 - HASAN GÜN 8 / B 6 7 3.67 3 4 1.67 8 2 7.33 3 4 1.67 4 9 1.00 12 5 10.33 36.00 31.00 25.67 275.406 677 106 76 10

11 105 - ELİF AKÇAY 8 / A 8 10 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 8 7 5.67 6 9 3.00 37.00 41.00 23.34 274.295 686 110 78 11

12 298 - ZAHİDE GÜVEN 8 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 8 -1.67 13 7 10.67 42.00 37.00 29.67 273.701 695 112 80 12

13 270 - RIFAT MUTLU 8 / C 7 10 3.67 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 6 9 3.00 38.00 31.00 27.67 269.447 720 118 83 13

14 259 - NURULLAH DÜZ 8 / C 6 10 2.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 10 3.67 10 8 7.33 36.00 45.00 21.00 267.511 733 121 84 14

15 240 - LOKMAN GÖKK 8 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 4 4 2.67 1 9 -2.00 9 8 6.33 6 14 1.33 33.00 47.00 17.33 265.584 757 126 89 15

16 286 - ŞAHİZE ÖZKAN 8 / D 6 10 2.67 4 5 2.33 6 4 4.67 6 3 5.00 3 6 1.00 9 5 7.33 34.00 33.00 23.00 262.067 786 133 92 16

17 239 - LOKMAN YILMAZ 8 / B 9 6 7.00 5 4 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 12 -3.00 8 5 6.33 31.00 29.00 21.33 255.088 847 151 101 17

18 295 - YAKUP YILMAZ 8 / D 7 11 3.33 4 5 2.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 5 7 2.67 5 8 2.33 30.00 37.00 17.66 250.851 882 164 106 18

19 292 - VESİLE ÖZ 8 / B 7 10 3.67 5 4 3.67 8 2 7.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 8 9 5.00 33.00 38.00 20.33 250.592 886 167 108 19

20 40 - AZAT GÜVEN 8 / A 2 12 -2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 4 10 0.67 10 7 7.67 33.00 38.00 20.33 248.512 906 170 109 20

21 78 - BÜŞRA NEGİZ 8 / C 7 11 3.33 5 3 4.00 6 4 4.67 4 4 2.67 6 7 3.67 2 10 -1.33 30.00 39.00 17.01 245.193 931 179 115 21

22 278 - SELMA MUTLU 8 / C 7 11 3.33 1 7 -1.33 9 1 8.67 5 4 3.67 2 7 -0.33 7 10 3.67 31.00 40.00 17.68 242.799 951 185 118 22
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Genel Ortalama 9.32 7.87 6.70 4.91 3.90 3.61 6.27 2.79 5.34 3.98 2.96 2.99 4.75 6.22 2.67 9.70 7.21 7.29 38.93 30.96 28.61 286.280

Okul Ortalaması 5.85 9.50 2.69 3.34 4.59 1.81 5.00 3.78 3.74 3.12 4.12 1.75 4.04 8.62 1.17 6.65 8.43 3.84 28.00 39.03 14.99 242.652

23 300 - ZEYNEL KAZAN 8 / D 7 9 4.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 4 10 0.67 25.00 44.00 10.33 241.556 958 189 119 23

24 263 - PINAR YILMAZ 8 / C 6 10 2.67 3 4 1.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 5 0.33 8 7 5.67 26.00 37.00 13.68 240.959 963 191 121 24

25 80 - ÇİĞDEM MUTLU 8 / A 4 7 1.67 3 5 1.33 7 2 6.33 3 3 2.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 25.00 28.00 15.67 238.330 987 200 126 25

26 24 - MELAYİK SAVCI 8 / B 4 8 1.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 2 5 0.33 5 8 2.33 7 8 4.33 23.00 39.00 9.99 235.859 1010 206 130 26

27 201 - İSHAK TURGUT 8 / B 6 9 3.00 4 4 2.67 7 3 6.00 0 4 -1.33 1 9 -2.00 8 9 5.00 26.00 38.00 13.34 233.411 1033 213 135 27

28 179 - HÜSEYİN ÖZKAN 8 / B 9 10 5.67 3 6 1.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 7 13 2.67 25.00 49.00 8.67 232.653 1041 216 136 28

29 256 - NEVİN USLU 8 / C 4 13 -0.33 2 6 0.00 9 1 8.67 1 8 -1.67 4 4 2.67 6 11 2.33 26.00 43.00 11.67 232.651 1042 217 137 29

30 242 - MAŞALLAH ÖZKAN 8 / B 6 8 3.33 2 4 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 21.00 38.00 8.33 231.950 1049 221 138 30

31 36 - AYSUMA DÜZ 8 / A 4 9 1.00 4 4 2.67 4 4 2.67 4 5 2.33 6 9 3.00 4 12 0.00 26.00 43.00 11.67 231.440 1053 225 141 31

32 126 - FURKAN GÜN 8 / A 4 8 1.33 5 1 4.67 2 6 0.00 0 2 -0.67 4 8 1.33 5 5 3.33 20.00 30.00 9.99 231.426 1054 226 142 32

33 106 - EMİNE SEVİNE 8 / A 6 8 3.33 3 1 2.67 6 3 5.00 1 6 -1.00 4 8 1.33 3 9 0.00 23.00 35.00 11.33 231.310 1056 227 143 33

34 296 - YUNUS NEGİZGS 8 / D 3 16 -2.33 3 6 1.00 4 4 2.67 5 5 3.33 9 9 6.00 4 13 -0.33 28.00 53.00 10.34 230.426 1069 234 146 34

35 249 - METİN ÖSKAN 8 / C 6 12 2.00 3 6 1.00 3 5 1.33 1 7 -1.33 5 11 1.33 7 10 3.67 25.00 51.00 8.00 229.962 1074 235 147 35

36 253 - MÜBAREK İNAN 8 / C 4 9 1.00 3 4 1.67 2 4 0.67 1 5 -0.67 4 10 0.67 7 7 4.67 21.00 39.00 8.01 227.602 1094 244 153 36

37 279 - SEVGİ ESEN 8 / A 4 10 0.67 2 3 1.00 4 6 2.00 2 4 0.67 3 9 0.00 7 6 5.00 22.00 38.00 9.34 227.318 1095 245 154 37

38 236 - KISMET GÜVEN 8 / B 3 5 1.33 0 1 -0.33 8 2 7.33 2 1 1.67 2 3 1.00 2 4 0.67 17.00 16.00 11.67 226.938 1097 247 156 38

39 255 - NASİBE TUNC 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 28.00 62.00 7.35 226.846 1098 248 157 39

40 271 - SARA SUNGUR 8 / C 4 9 1.00 3 5 1.33 2 5 0.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 7 5 5.33 20.00 33.00 8.99 225.798 1114 252 158 40

41 35 - ARAFAT TURĞ* T 8 / C 3 4 1.67 0 0 0.00 2 2 1.33 8 0 8.00 1 0 1.00 0 0 0.00 14.00 6.00 12.00 225.674 1117 254 159 41

42 113 - EYÜP ÖZ 8 / A 3 13 -1.33 3 5 1.33 1 8 -1.67 0 0 0.00 5 11 1.33 9 7 6.67 21.00 44.00 6.33 225.564 1119 255 160 42

43 289 - TUBA DÜZ 8 / D 5 6 3.00 2 4 0.67 1 7 -1.33 3 3 2.00 3 4 1.67 4 9 1.00 18.00 33.00 7.01 225.528 1120 256 161 43

44 154 - HASAN DÜZ 8 / B 4 7 1.67 0 6 -2.00 6 1 5.67 2 3 1.00 1 7 -1.33 7 7 4.67 20.00 31.00 9.68 224.814 1127 262 164 44

45 301 - ZEYNEP YILMAZ 8 / D 4 10 0.67 3 5 1.33 7 1 6.67 2 6 0.00 2 10 -1.33 7 9 4.00 25.00 41.00 11.34 224.629 1130 264 165 45
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Genel Ortalama 9.32 7.87 6.70 4.91 3.90 3.61 6.27 2.79 5.34 3.98 2.96 2.99 4.75 6.22 2.67 9.70 7.21 7.29 38.93 30.96 28.61 286.280

Okul Ortalaması 5.85 9.50 2.69 3.34 4.59 1.81 5.00 3.78 3.74 3.12 4.12 1.75 4.04 8.62 1.17 6.65 8.43 3.84 28.00 39.03 14.99 242.652

46 261 - ÖMERÖZKAN 8 / C 3 8 0.33 2 4 0.67 2 5 0.33 3 4 1.67 5 9 2.00 5 8 2.33 20.00 38.00 7.33 223.980 1143 269 166 46

47 134 - HALİL MUTLU 8 / A 5 11 1.33 3 5 1.33 3 5 1.33 2 3 1.00 5 10 1.67 4 9 1.00 22.00 43.00 7.66 223.225 1152 271 167 47

48 58 - BİLAL DÜZ 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 1 -0.33 7 13 2.67 5 15 0.00 26.00 55.00 7.67 221.982 1163 276 170 48

49 6 - ABDULAZİZ SUNGUR 8 / A 3 11 -0.67 3 4 1.67 2 4 0.67 0 0 0.00 5 10 1.67 6 9 3.00 19.00 38.00 6.34 220.815 1175 281 172 49

50 232 - KASİDE TUNÇ 8 / B 3 10 -0.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 4 1.67 5 8 2.33 5 9 2.00 21.00 45.00 6.00 220.696 1177 282 173 50

51 183 - TUNCAY TUNÇ 8 / D 6 8 3.33 3 6 1.00 3 4 1.67 1 8 -1.67 6 11 2.33 3 14 -1.67 22.00 51.00 4.99 220.359 1180 283 174 51

52 304 - ZÜBEYİR KILIÇ 8 / D 4 12 0.00 3 5 1.33 2 5 0.33 1 7 -1.33 4 14 -0.67 7 6 5.00 21.00 49.00 4.66 216.177 1213 293 181 52

53 187 - İSHAK ÖZKAN 8 / B 4 12 0.00 4 4 2.67 3 5 1.33 3 6 1.00 4 13 -0.33 6 11 2.33 24.00 51.00 7.00 215.571 1218 296 183 53

54 275 - SEDAT YILMAZ 8 / C 5 8 2.33 2 6 0.00 4 6 2.00 2 4 0.67 4 10 0.67 3 11 -0.67 20.00 45.00 5.00 214.296 1230 300 186 54

55 109 - ESRA OGAN 8 / A 6 10 2.67 2 4 0.67 1 5 -0.67 4 3 3.00 4 12 0.00 3 12 -1.00 20.00 46.00 4.67 211.280 1252 308 189 55

56 283 - SÜMEYYA DÜZ 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 27.00 63.00 5.99 210.780 1256 310 191 56

57 297 - YUSUF KILIÇ 8 / D 3 11 -0.67 2 6 0.00 1 8 -1.67 3 5 1.33 4 11 0.33 6 8 3.33 19.00 49.00 2.65 210.481 1257 311 192 57

58 61 - BÜNYAMİN ESEN 8 / A 3 8 0.33 2 4 0.67 4 3 3.00 3 3 2.00 3 5 1.33 2 12 -2.00 17.00 35.00 5.33 209.710 1260 312 193 58

59 243 - MEDİNE ÖZKAN 8 / B 3 12 -1.00 3 5 1.33 3 4 1.67 5 4 3.67 1 15 -4.00 8 8 5.33 23.00 48.00 7.00 206.959 1274 317 195 59

60 251 - MUHAMMED SEVİNÇ 8 / C 3 8 0.33 2 2 1.33 2 5 0.33 2 5 0.33 2 9 -1.00 4 7 1.67 15.00 36.00 2.99 206.016 1276 318 196 60

61 250 - MİZGİN SÜMER 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 5 2.33 2 15 -3.00 5 11 1.33 25.00 57.00 5.99 205.770 1277 319 197 61

62 237 - LEZGİN SÜMER 8 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 1 9 -2.00 5 11 1.33 20.00 50.00 3.33 205.594 1278 320 198 62

63 273 - SEDAT SAVCI 8 / C 2 15 -3.00 3 6 1.00 5 4 3.67 3 6 1.00 4 11 0.33 5 11 1.33 22.00 53.00 4.33 204.377 1292 326 201 63

64 125 - NURCAN ACAR 8 / A 6 12 2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 15 -1.00 4 11 0.33 21.00 60.00 0.99 203.777 1297 328 202 64

65 118 - EYÜP ÖZKAN 8 / A 4 12 0.00 1 6 -1.00 4 6 2.00 3 5 1.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 19.00 52.00 1.66 201.512 1309 334 208 65

66 245 - MEHVEŞ ÖZKAN 8 / B 5 9 2.00 3 4 1.67 3 5 1.33 2 5 0.33 2 12 -2.00 2 12 -2.00 17.00 47.00 1.33 196.362 1327 346 214 66

67 280 - SEYRAN YILMAZ 8 / A 3 13 -1.33 1 7 -1.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 2 9 -1.00 5 10 1.67 16.00 51.00 -0.99 195.132 1328 347 215 67

68 247 - MELEK ESEN 8 / B 2 7 -0.33 2 3 1.00 4 4 2.67 0 5 -1.67 0 10 -3.33 3 6 1.00 11.00 35.00 -0.66 189.930 1341 352 219 68


