
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL-1 861 333 196 94

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.98 8.69 6.09 5.23 4.06 3.88 5.79 3.48 4.63 3.12 4.20 1.72 6.13 8.12 3.42 9.16 7.92 6.52 38.42 36.47 26.26 282.086

Okul Ortalaması 6.35 9.63 3.14 3.87 4.69 2.31 4.65 4.12 3.28 2.46 4.48 0.96 4.26 9.73 1.01 7.56 8.44 4.75 29.15 41.09 15.45 245.959

1 83 - ESMA PEKTAŞ 7 / A 15 2 14.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 1 5.67 8 0 8.00 19 0 19.00 66.00 5.00 64.34 404.237 70 6 6 1

2 352 - SULTAN GÜNGÖR 7 / B 14 5 12.33 5 4 3.67 8 2 7.33 7 0 7.00 7 2 6.33 18 2 17.33 59.00 15.00 53.99 372.792 115 11 8 2

3 331 - NAZİFE GÜNGÖR 7 / B 12 4 10.67 9 1 8.67 8 1 7.67 4 3 3.00 1 0 1.00 17 2 16.33 51.00 11.00 47.34 340.079 155 18 12 3

4 366 - YUNUS AKÇAY 7 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 8 8 5.33 15 4 13.67 52.00 30.00 42.00 328.995 185 23 15 4

5 320 - MEHMET YASİN USLU 7 / D 8 4 6.67 7 1 6.67 5 1 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 18 2 17.33 39.00 10.00 35.67 311.696 234 33 24 5

6 173 - AZİZE HANIM GÜVEN 7 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 13 -0.33 13 7 10.67 53.00 34.00 41.67 311.182 239 36 25 6

7 229 - EVİN ÖZKAN 7 / A 8 10 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 5 11 1.33 14 6 12.00 50.00 33.00 39.01 304.980 257 42 31 7

8 371 - YUSUF SAVCI 7 / D 8 12 4.00 5 5 3.33 8 1 7.67 6 3 5.00 5 2 4.33 13 6 11.00 45.00 29.00 35.33 304.050 261 43 32 8

9 305 - İSA ESEN 7 / C 5 6 3.00 6 1 5.67 6 4 4.67 0 0 0.00 5 1 4.67 13 4 11.67 35.00 16.00 29.68 295.907 287 51 36 9

10 285 - İLHAN SAĞLAM 7 / C 9 7 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 4 10 0.67 13 2 12.33 41.00 29.00 31.34 295.422 288 52 37 10

11 34500 - RUMEYSA NEGİZ 7 / A 11 6 9.00 4 4 2.67 6 4 4.67 3 5 1.33 6 5 4.33 8 8 5.33 38.00 32.00 27.33 290.778 299 56 40 11

12 92 - BERFİN UZAL 7 / C 11 4 9.67 6 2 5.33 8 1 7.67 2 3 1.00 3 5 1.33 8 7 5.67 38.00 22.00 30.67 289.342 308 59 42 12

13 227 - ESMA GÜN 7 / B 10 6 8.00 4 4 2.67 3 4 1.67 4 4 2.67 5 11 1.33 12 4 10.67 38.00 33.00 27.01 288.846 311 60 43 13

14 190 - ECRİN AKÇAY 7 / D 9 10 5.67 4 5 2.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 4 9 1.00 14 5 12.33 41.00 38.00 28.33 288.794 312 61 44 14

15 248 - FEYTU L*H YILMAZ 7 / A 6 9 3.00 6 3 5.00 9 1 8.67 3 1 2.67 4 5 2.33 11 4 9.67 39.00 23.00 31.34 286.640 324 64 46 15

16 79 - BERFİN İNAN 7 / D 10 7 7.67 7 2 6.33 7 2 6.33 1 2 0.33 3 9 0.00 11 7 8.67 39.00 29.00 29.33 284.642 333 69 51 16

17 310 - KENAN AKÇAY 7 / D 8 8 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 2 1.33 2 8 -0.67 13 6 11.00 40.00 29.00 30.32 283.460 339 71 53 17

18 120 - SEMA YILMAZ 7 / C 10 3 9.00 6 0 6.00 5 2 4.33 2 3 1.00 2 2 1.33 7 4 5.67 32.00 14.00 27.33 282.257 346 74 55 18

19 341 - RECEP ORAN 7 / C 8 7 5.67 5 4 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 4 6 2.00 10 5 8.33 35.00 24.00 27.00 281.801 350 76 56 19

20 363 - YASIR ÖZ 7 / C 7 2 6.33 2 2 1.33 5 2 4.33 0 0 0.00 5 2 4.33 7 1 6.67 26.00 9.00 22.99 280.338 359 81 60 20

21 7 - ABDURAHİM SEVİNÇ 7 / D 9 6 7.00 2 6 0.00 7 1 6.67 4 6 2.00 5 10 1.67 10 7 7.67 37.00 36.00 25.01 278.201 365 85 63 21

22 241 - FELEK İNAN 7 / B 10 6 8.00 7 2 6.33 7 3 6.00 3 6 1.00 3 9 0.00 9 8 6.33 39.00 34.00 27.66 277.715 369 86 64 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL-1 861 333 196 94

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.98 8.69 6.09 5.23 4.06 3.88 5.79 3.48 4.63 3.12 4.20 1.72 6.13 8.12 3.42 9.16 7.92 6.52 38.42 36.47 26.26 282.086

Okul Ortalaması 6.35 9.63 3.14 3.87 4.69 2.31 4.65 4.12 3.28 2.46 4.48 0.96 4.26 9.73 1.01 7.56 8.44 4.75 29.15 41.09 15.45 245.959

23 336 - NİSRİN ACAR 7 / D 9 9 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 7 6 5.00 6 11 2.33 38.00 38.00 25.33 277.620 370 87 65 23

24 327 - MİNE YILMAZ 7 / A 8 7 5.67 4 4 2.67 6 4 4.67 5 2 4.33 4 5 2.33 9 7 6.67 36.00 29.00 26.34 277.449 372 88 66 24

25 161 - ZEHRA KILIÇ 7 / C 6 6 4.00 6 3 5.00 6 4 4.67 3 2 2.33 5 4 3.67 8 5 6.33 34.00 24.00 26.00 277.438 373 89 67 25

26 268 - HAMDİYE AKÇAY 7 / A 6 9 3.00 7 2 6.33 8 2 7.33 5 3 4.00 2 6 0.00 10 3 9.00 38.00 25.00 29.66 274.855 381 90 68 26

27 215 - ELİF SUNGUR 7 / A 7 12 3.00 6 3 5.00 8 2 7.33 5 3 4.00 4 13 -0.33 12 6 10.00 42.00 39.00 29.00 274.544 382 91 69 27

28 318 - MEDİNE GÜN 7 / B 5 9 2.00 4 5 2.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 6 10 2.67 13 7 10.67 35.00 43.00 20.67 268.722 405 97 74 28

29 142 - CUMA YILMAZ 7 / D 6 10 2.67 4 5 2.33 5 3 4.00 0 5 -1.67 6 9 3.00 12 8 9.33 33.00 40.00 19.66 268.123 406 98 75 29

30 374 - ZİLAN ESEN 7 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 16 4 14.67 37.00 52.00 19.68 264.807 423 104 79 30

31 384 - MUHAMMET SAĞLAM 7 / D 5 7 2.67 5 2 4.33 5 4 3.67 0 0 0.00 3 6 1.00 11 5 9.33 29.00 24.00 21.00 263.867 429 107 81 31

32 319 - MEHMET SALİH SEVİNÇ 7 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 14 0.33 11 8 8.33 40.00 47.00 24.32 262.401 439 111 84 32

33 322 - MELEK İNAN 7 / B 9 6 7.00 5 3 4.00 5 5 3.33 5 2 4.33 3 11 -0.67 6 8 3.33 33.00 35.00 21.32 255.694 480 128 95 33

34 262 - GARBİ UZAL 7 / C 7 6 5.00 1 6 -1.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 3 8 0.33 9 3 8.00 25.00 28.00 15.66 254.712 485 131 98 34

35 354 - ŞAHİN ÖZKAN 7 / C 6 7 3.67 3 5 1.33 8 1 7.67 1 4 -0.33 3 8 0.33 7 4 5.67 28.00 29.00 18.34 251.847 499 135 101 35

36 361 - YASEMİN SAVCI 7 / A 5 10 1.67 3 6 1.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 3 4 1.67 8 6 6.00 29.00 35.00 17.34 250.662 505 139 104 36

37 373 - ZEYNEP İREM ÖZKAN 7 / C 7 5 5.33 6 1 5.67 4 4 2.67 1 2 0.33 2 10 -1.33 8 7 5.67 28.00 29.00 18.34 250.489 509 143 106 37

38 130 - BÜNYAMİN TURGUT 7 / C 4 6 2.00 7 1 6.67 8 2 7.33 1 1 0.67 2 10 -1.33 8 5 6.33 30.00 25.00 21.67 250.176 512 146 108 38

39 28400 - HATİCE TURGUT 7 / A 5 12 1.00 2 7 -0.33 8 1 7.67 1 7 -1.33 5 11 1.33 9 7 6.67 30.00 45.00 15.01 245.546 533 156 112 39

40 43 - AYSU ÖZKAN 7 / D 6 11 2.33 4 5 2.33 7 3 6.00 3 5 1.33 5 6 3.00 5 13 0.67 30.00 43.00 15.66 242.655 546 163 117 40

41 216 - ESRA ACAR 7 / C 6 7 3.67 3 4 1.67 6 2 5.33 2 2 1.33 3 5 1.33 5 11 1.33 25.00 31.00 14.66 239.813 558 167 119 41

42 272 - HAMZA OGAN 7 / B 9 7 6.67 4 4 2.67 4 5 2.33 2 4 0.67 5 9 2.00 2 11 -1.67 26.00 40.00 12.67 239.406 560 169 120 42

43 346 - SALİHA SUNGUR 7 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 6 3 5.00 1 9 -2.00 6 12 2.00 6 7 3.67 28.00 49.00 11.67 239.172 563 171 122 43

44 23 - NAZLI AKÇAY 7 / B 6 13 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 9 7 6.67 5 15 0.00 27.00 58.00 7.67 238.656 567 174 124 44

45 344 - ROJHATG ÜVEN 7 / C 3 10 -0.33 3 6 1.00 5 3 4.00 1 2 0.33 4 10 0.67 10 8 7.33 26.00 39.00 13.00 238.212 570 177 126 45
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Genel Ortalama 8.98 8.69 6.09 5.23 4.06 3.88 5.79 3.48 4.63 3.12 4.20 1.72 6.13 8.12 3.42 9.16 7.92 6.52 38.42 36.47 26.26 282.086

Okul Ortalaması 6.35 9.63 3.14 3.87 4.69 2.31 4.65 4.12 3.28 2.46 4.48 0.96 4.26 9.73 1.01 7.56 8.44 4.75 29.15 41.09 15.45 245.959

46 722 - *M*MTAU L 7 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 5 15 0.00 30.00 60.00 10.00 238.000 571 178 127 46

47 314 - KÜBRA MUTLU 7 / B 7 11 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 4 12 0.00 5 10 1.67 31.00 47.00 15.34 237.277 578 180 128 47

48 343 - REZZAN ÖZKAN 7 / D 8 12 4.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 10 10 6.67 33.00 57.00 14.00 236.795 584 183 129 48

49 15 - ABDURREHİM DÜZ 7 / C 7 7 4.67 1 7 -1.33 4 4 2.67 0 2 -0.67 7 9 4.00 3 11 -0.67 22.00 40.00 8.67 236.474 586 185 131 49

50 258 - FİLİZ YILMAZ 7 / B 7 11 3.33 4 5 2.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 11 8 8.33 30.00 55.00 11.65 235.614 594 189 133 50

51 0 - RAMAZAN ANİ 0 / 0 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 8 11 4.33 4 11 0.33 27.00 55.00 8.66 235.571 595 190 134 51

52 225 - EMİNE USLU 7 / C 6 7 3.67 1 6 -1.00 5 5 3.33 0 4 -1.33 4 10 0.67 6 7 3.67 22.00 39.00 9.01 233.041 616 199 137 52

53 308 - KASIM SOYAL 7 / C 2 4 0.67 5 2 4.33 4 3 3.00 0 0 0.00 2 5 0.33 6 6 4.00 19.00 20.00 12.33 231.924 621 201 138 53

54 340 - RAM ZAN ATURGUT 7 / C 6 8 3.33 2 6 0.00 3 3 2.00 1 4 -0.33 2 7 -0.33 6 6 4.00 20.00 34.00 8.67 229.075 647 213 140 54

55 302 - İREM GÜN 7 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 7 13 2.67 4 15 -1.00 28.00 60.00 8.00 228.943 649 214 141 55

56 307 - KASIM ÖZKAN 7 / C 5 8 2.33 2 6 0.00 6 2 5.33 0 6 -2.00 2 9 -1.00 8 9 5.00 23.00 40.00 9.66 228.748 650 215 142 56

57 178 - DİCLE ÖZKAN 7 / A 4 9 1.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 5 5 3.33 4 15 -1.00 9 8 6.33 27.00 50.00 10.33 228.522 651 216 143 57

58 186 - DİCLE YILMAZ 7 / A 7 9 4.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 4 12 0.00 6 8 3.33 24.00 50.00 7.34 227.871 655 217 144 58

59 353 - SUNA ORAN 7 / C 7 12 3.00 2 5 0.33 2 5 0.33 1 4 -0.33 3 8 0.33 6 7 3.67 21.00 41.00 7.33 227.556 659 219 145 59

60 358 - YAHYA İNAN 7 / B 5 10 1.67 3 5 1.33 3 6 1.00 3 5 1.33 7 12 3.00 4 15 -1.00 25.00 53.00 7.33 223.602 687 237 148 60

61 348 - SEMA İNAN 7 / B 6 10 2.67 2 8 -0.67 6 2 5.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 11 1.33 27.00 53.00 9.33 219.672 716 249 150 61

62 55 - DERYA MUTLU 7 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 219.209 720 252 152 62

63 356 - ŞİLAN KAZAN 7 / D 4 11 0.33 4 5 2.33 7 2 6.33 1 7 -1.33 5 12 1.00 4 12 0.00 25.00 49.00 8.66 219.147 721 253 153 63

64 347 - SEHER TURGUT 7 / C 6 12 2.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 2 6 0.00 5 13 0.67 5 11 1.33 23.00 52.00 5.67 219.110 722 254 154 64

65 365 - YILMAZ ÖZKAN 7 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 27.00 63.00 6.01 218.162 731 258 157 65

66 324 - MELES GÖK 7 / D 5 14 0.33 5 5 3.33 3 6 1.00 3 7 0.67 4 11 0.33 6 13 1.67 26.00 56.00 7.33 217.782 732 259 158 66

67 333 - NESİM GÜVEN 7 / C 6 9 3.00 6 3 5.00 4 5 2.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 28.00 55.00 9.66 217.504 738 262 160 67

68 68 - BARAN YILMAZ 7 / B 5 12 1.00 0 7 -2.33 3 6 1.00 1 7 -1.33 7 10 3.67 4 12 0.00 20.00 54.00 2.01 217.394 739 263 161 68
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Genel Ortalama 8.98 8.69 6.09 5.23 4.06 3.88 5.79 3.48 4.63 3.12 4.20 1.72 6.13 8.12 3.42 9.16 7.92 6.52 38.42 36.47 26.26 282.086
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69 306 - İSLAM ÖZKAN 7 / D 5 8 2.33 2 6 0.00 3 4 1.67 2 6 0.00 3 7 0.67 4 11 0.33 19.00 42.00 5.00 216.430 748 266 162 69

70 321 - MELEK ESEN 7 / B 3 11 -0.67 3 4 1.67 4 3 3.00 4 3 3.00 6 9 3.00 0 7 -2.33 20.00 37.00 7.67 216.072 756 269 164 70

71 325 - MELİKE YILMAZ 7 / C 4 10 0.67 3 4 1.67 4 4 2.67 1 4 -0.33 3 8 0.33 4 9 1.00 19.00 39.00 6.01 214.980 761 272 165 71

72 42 - ASMİN GÖK 7 / D 5 8 2.33 2 3 1.00 2 5 0.33 1 4 -0.33 2 11 -1.67 5 6 3.00 17.00 37.00 4.66 213.870 769 278 167 72

73 335 - NİMET ESEN 7 / A 5 13 0.67 1 7 -1.33 3 4 1.67 6 3 5.00 3 13 -1.33 6 12 2.00 24.00 52.00 6.68 211.441 782 282 169 73

74 359 - YAHYA SAVCI 7 / A 4 10 0.67 2 6 0.00 2 5 0.33 1 5 -0.67 5 8 2.33 1 6 -1.00 15.00 40.00 1.66 209.886 790 288 170 74

75 115 - BARAN İNCE 7 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 14 0.33 2 14 -2.67 25.00 60.00 5.00 209.757 791 289 171 75

76 269 - HAMZA İNAN 7 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 25.00 65.00 3.33 209.050 796 291 172 76

77 230 - EYÜP ÖZKAN 7 / C 6 11 2.33 3 6 1.00 1 8 -1.67 0 3 -1.00 2 9 -1.00 4 6 2.00 16.00 43.00 1.66 209.048 797 292 173 77

78 357 - YAĞMUR ANİ 7 / D 2 1 1.67 1 1 0.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 3.00 3.01 208.924 798 293 174 78

79 334 - NE Rİ TURGUT 7 / C 3 8 0.33 2 5 0.33 2 4 0.67 2 3 1.00 5 9 2.00 2 11 -1.67 16.00 40.00 2.66 208.141 804 298 176 79

80 132 - CESUR DÜZ 7 / A 3 7 0.67 2 3 1.00 2 5 0.33 0 2 -0.67 2 9 -1.00 5 8 2.33 14.00 34.00 2.66 207.690 807 300 177 80

81 33700 - NURULLAH İNAN 7 / A 4 12 0.00 3 5 1.33 4 5 2.33 1 8 -1.67 5 15 0.00 2 4 0.67 19.00 49.00 2.66 206.329 811 304 178 81

82 34 - ALİ AKIN 7 / D 6 12 2.00 3 6 1.00 1 8 -1.67 3 6 1.00 4 14 -0.67 5 14 0.33 22.00 60.00 1.99 206.199 813 306 179 82

83 53 - BARAN GÜVEN 7 / D 5 10 1.67 1 6 -1.00 1 5 -0.67 2 5 0.33 2 12 -2.00 6 9 3.00 17.00 47.00 1.33 205.369 816 307 180 83

84 160 - DELAL YILMAZ 7 / D 4 14 -0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 7 12 3.00 23.00 62.00 2.33 205.253 819 309 182 84

85 26 - FURKAN AKÇAY 7 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 202.916 829 314 183 85

86 375 - ZİNDAN ÖZCAN 7 / D 4 15 -1.00 3 6 1.00 4 6 2.00 2 6 0.00 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 63.00 2.00 201.300 835 316 184 86

87 195 - FIRAT ÖZKAN 7 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 1 2 0.33 4 1 3.67 2 18 -4.00 7 12 3.00 22.00 55.00 3.67 198.772 843 318 185 87

88 99 - EKREM ACAR 7 / B 5 14 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 15 -2.00 6 12 2.00 21.00 64.00 -0.34 198.747 844 319 186 88

89 267 - GÜLİSTAN GÜN 7 / D 2 17 -3.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 21.00 66.00 -0.99 195.960 848 322 188 89

90 351 - SEVE SAVCI 7 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 193.343 851 325 190 90

91 330 - MURAT ÖZKAN 7 / C 2 13 -2.33 3 2 2.33 3 3 2.00 1 7 -1.33 3 9 0.00 2 9 -1.00 14.00 43.00 -0.33 192.812 853 327 191 91
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Genel Ortalama 8.98 8.69 6.09 5.23 4.06 3.88 5.79 3.48 4.63 3.12 4.20 1.72 6.13 8.12 3.42 9.16 7.92 6.52 38.42 36.47 26.26 282.086

Okul Ortalaması 6.35 9.63 3.14 3.87 4.69 2.31 4.65 4.12 3.28 2.46 4.48 0.96 4.26 9.73 1.01 7.56 8.44 4.75 29.15 41.09 15.45 245.959

92 222 - EMİNE AKÇAY 7 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 3 13 -1.33 4 9 1.00 19.00 59.00 -0.67 190.331 855 328 192 92

93 311 - KESER YILMAZ 7 / C 3 16 -2.33 4 6 2.00 1 8 -1.67 2 6 0.00 3 15 -2.00 6 14 1.33 19.00 65.00 -2.67 186.795 859 332 195 93

94 369 - YUNUS SAVCI 7 / A 5 15 0.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.33 184.680 860 333 196 94


