
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-1 1175 331 190 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.47 6.45 5.33 5.12 4.27 3.69 5.93 3.41 4.79 3.43 4.64 1.89 5.65 6.45 3.50 7.27 6.26 5.18 34.87 31.48 24.38 295.578

Okul Ortalaması 4.88 7.26 2.45 3.57 4.83 1.96 3.86 4.75 2.28 2.25 5.00 0.58 4.32 7.46 1.83 4.61 7.56 2.09 23.49 36.86 11.20 244.353

1 147 - MEHM TZEKİ SUNGUR 6 / B 10 2 9.33 7 2 6.33 10 0 10.00 5 0 5.00 11 2 10.33 10 3 9.00 53.00 9.00 49.99 398.622 95 13 8 1

2 131 - HÜDA GÜNGÖR 6 / B 9 5 7.33 4 3 3.00 9 0 9.00 6 2 5.33 6 2 5.33 12 2 11.33 46.00 14.00 41.32 359.110 238 34 24 2

3 85 - ESMA YILMAZ 6 / A 7 4 5.67 6 2 5.33 8 2 7.33 4 2 3.33 4 1 3.67 10 1 9.67 39.00 12.00 35.00 332.625 337 50 35 3

4 177 - RAVZANUR ESEN 6 / B 5 5 3.33 8 0 8.00 9 0 9.00 4 3 3.00 4 3 3.00 7 3 6.00 37.00 14.00 32.33 312.651 425 63 40 4

5 214 - YASİN FİDA N 6 / A 4 6 2.00 5 2 4.33 6 2 5.33 4 6 2.00 9 6 7.00 8 5 6.33 36.00 27.00 26.99 308.900 440 65 41 5

6 175 - PELİN İNAN 6 / C 6 2 5.33 6 1 5.67 8 1 7.67 3 4 1.67 5 5 3.33 6 5 4.33 34.00 18.00 28.00 303.575 470 68 43 6

7 150 - METİNÜDÜZ 6 / D 7 7 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 5 9 2.00 10 5 8.33 36.00 28.00 26.67 302.975 475 71 45 7

8 194 - SÜMEYYE YILMAZ 6 / C 9 4 7.67 3 6 1.00 6 2 5.33 4 5 2.33 4 7 1.67 9 4 7.67 35.00 28.00 25.67 301.668 481 73 46 8

9 104 - HALAT MUTLU 6 / B 2 9 -1.00 5 4 3.67 6 3 5.00 4 4 2.67 5 5 3.33 9 2 8.33 31.00 27.00 22.00 281.082 591 98 56 9

10 127 - HURİ NEGİ Z 6 / C 4 8 1.33 7 1 6.67 6 1 5.67 4 5 2.33 6 4 4.67 4 8 1.33 31.00 27.00 22.00 278.067 605 101 58 10

11 44 - DİLJAR SOYAL 6 / A 4 9 1.00 5 2 4.33 2 3 1.00 3 7 0.67 5 9 2.00 10 4 8.67 29.00 34.00 17.67 271.812 642 112 66 11

12 52 - EDANUR KILIÇ 6 / A 6 6 4.00 3 5 1.33 6 2 5.33 1 5 -0.67 4 6 2.00 7 5 5.33 27.00 29.00 17.32 270.760 650 116 69 12

13 49 - DİCLE ÖZKAN 6 / C 6 1 5.67 4 4 2.67 5 2 4.33 1 4 -0.33 5 3 4.00 2 5 0.33 23.00 19.00 16.67 269.675 656 118 70 13

14 149 - MERYEM 6 / C 3 7 0.67 8 1 7.67 8 2 7.33 3 5 1.33 4 5 2.33 4 6 2.00 30.00 26.00 21.33 269.624 657 119 71 14

15 95 - FURKAN DÜZ 6 / B 9 4 7.67 5 4 3.67 5 5 3.33 0 9 -3.00 4 10 0.67 5 8 2.33 28.00 40.00 14.67 263.721 687 127 76 15

16 100 - GÜMÜŞ TUNÇ 6 / D 8 7 5.67 0 9 -3.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 9 6 7.00 2 10 -1.33 26.00 44.00 11.34 261.366 704 134 79 16

17 87 - FATMA ÖZ 6 / C 8 6 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 6 9 3.00 7 8 4.33 27.00 46.00 11.66 260.740 708 135 80 17

18 12 - ASMİN MUTLU 6 / D 5 6 3.00 3 3 2.00 4 3 3.00 4 3 3.00 5 7 2.67 4 5 2.33 25.00 27.00 16.00 259.671 715 138 83 18

19 218 - YELİZ YILMAZ 6 / B 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 5 7.33 27.00 47.00 11.33 257.624 729 143 86 19

20 244 - ADEM UZA L 6 / D 5 7 2.67 5 2 4.33 6 3 5.00 1 2 0.33 2 3 1.00 4 4 2.67 23.00 21.00 16.00 256.581 737 148 87 20

21 209 - ŞÜKRÜ ANİ 6 / A 6 4 4.67 2 5 0.33 4 6 2.00 0 6 -2.00 1 3 0.00 9 6 7.00 22.00 30.00 12.00 255.606 750 152 90 21

22 148 - MERVENAZÖZKAN 6 / B 2 9 -1.00 4 4 2.67 5 2 4.33 4 3 3.00 4 7 1.67 7 4 5.67 26.00 29.00 16.34 255.502 751 153 91 22
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Genel Ortalama 7.47 6.45 5.33 5.12 4.27 3.69 5.93 3.41 4.79 3.43 4.64 1.89 5.65 6.45 3.50 7.27 6.26 5.18 34.87 31.48 24.38 295.578
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23 192 - SEVGİ TUNÇ 6 / A 9 5 7.33 5 4 3.67 4 6 2.00 3 3 2.00 3 10 -0.33 3 11 -0.67 27.00 39.00 14.00 249.365 812 167 99 23

24 37 - BÜNYAMİN GÖK 6 / C 4 7 1.67 6 3 5.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 6 9 3.00 5 10 1.67 25.00 42.00 11.00 246.182 838 177 104 24

25 191 - SELMAN ESMER 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 3 6 1.00 7 6 5.00 3 10 -0.33 24.00 44.00 9.34 245.957 841 179 105 25

26 211 - ÜMRAN SAVCI 6 / C 4 8 1.33 4 6 2.00 5 4 3.67 0 5 -1.67 4 7 1.67 6 6 4.00 23.00 36.00 11.00 245.939 842 180 106 26

27 140 - İRFAN MUTLU M 6 / C 3 5 1.33 2 4 0.67 2 4 0.67 1 4 -0.33 7 4 5.67 2 4 0.67 17.00 25.00 8.68 245.177 852 183 108 27

28 97 - GARİP SOYAL 6 / D 10 5 8.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 24.00 51.00 7.00 243.850 862 187 110 28

29 221 - ZEHRA MUTLU 6 / B 6 9 3.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 4 2.67 5 8 2.33 4 9 1.00 25.00 43.00 10.67 241.697 876 195 113 29

30 124 - HEVİDAR ÖZKAN 6 / C 4 8 1.33 5 5 3.33 7 2 6.33 3 5 1.33 2 10 -1.33 5 6 3.00 26.00 36.00 13.99 240.812 882 197 115 30

31 169 - NİSANUR ESEM 6 / B 6 5 4.33 1 3 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 2 4 0.67 4 6 2.00 17.00 22.00 9.67 240.179 892 199 116 31

32 86 - EVİN ÖZKAN 6 / A 6 2 5.33 3 3 2.00 1 5 -0.67 1 5 -0.67 3 7 0.67 3 4 1.67 17.00 26.00 8.33 239.170 899 202 118 32

33 28 - BERAT AKÇAY 6 / B 5 5 3.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 6 7 3.67 3 11 -0.67 22.00 41.00 8.33 237.724 913 207 121 33

34 210 - UBEYDULLAH ÖZKAN 6 / C 3 8 0.33 3 7 0.67 2 5 0.33 1 5 -0.67 8 3 7.00 2 10 -1.33 19.00 38.00 6.33 237.627 915 208 122 34

35 0 - REŞİT ÖZKAN 6 / D 5 7 2.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 4 8 1.33 5 9 2.00 23.00 43.00 8.67 237.402 919 209 123 35

36 157 - MURAT * C* 6 / B 4 7 1.67 5 3 4.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 4 6 2.00 3 5 1.33 19.00 32.00 8.33 235.694 930 213 126 36

37 29 - BİLAL GÜNGÖR 6 / C 2 4 0.67 6 2 5.33 6 2 5.33 4 3 3.00 2 9 -1.00 2 5 0.33 22.00 25.00 13.66 234.149 943 220 128 37

38 226 - ZEYNEPYESEN 6 / C 4 7 1.67 3 5 1.33 1 6 -1.00 2 5 0.33 6 6 4.00 2 6 0.00 18.00 35.00 6.33 232.966 957 227 129 38

39 172 - ÖMER KAZAN 6 / A 4 8 1.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 5 8 2.33 4 10 0.67 22.00 43.00 7.66 231.339 970 230 130 39

40 207 - ŞİLAN ÖZKAN 5 / C 8 6 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 2 11 -1.67 4 10 0.67 24.00 46.00 8.67 231.071 974 232 132 40

41 139 - İREM ÖZKAN 6 / D 4 9 1.00 5 4 3.67 4 5 2.33 2 6 0.00 3 9 0.00 4 6 2.00 22.00 39.00 9.00 230.401 979 234 134 41

42 185 - ROJİN DÜZ 6 / D 8 7 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 10 0.67 25.00 49.00 8.68 230.092 981 235 135 42

43 167 - NESİM MUTLU 6 / B 4 11 0.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 0 0 0.00 5 10 1.67 5 9 2.00 21.00 41.00 7.34 228.822 992 242 139 43

44 4 - AHMET ÖZKAN 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 228.545 997 244 141 44

45 0 - İLKNUR HOSER 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 24.00 50.00 7.34 228.353 1003 247 142 45
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46 136 - İFFET ÖZKAN 6 / D 6 9 3.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 5 9 2.00 3 11 -0.67 22.00 46.00 6.66 228.344 1004 248 143 46

47 32 - BİLGİN ÖZK* 6 / D 4 8 1.33 3 6 1.00 4 6 2.00 3 4 1.67 5 9 2.00 3 10 -0.33 22.00 43.00 7.67 227.806 1012 252 145 47

48 133 - İDRİS SEVİNÇ 6 / A 5 8 2.33 4 4 2.67 2 6 0.00 2 5 0.33 4 9 1.00 3 9 0.00 20.00 41.00 6.33 225.154 1025 258 148 48

49 1 - ABDULLAH ANİ 6 / A 4 6 2.00 2 3 1.00 4 5 2.33 3 0 3.00 3 8 0.33 2 7 -0.33 18.00 29.00 8.33 224.787 1028 259 149 49

50 24 - AZRA SEVİNÇ 6 / D 3 9 0.00 5 4 3.67 4 4 2.67 3 3 2.00 2 6 0.00 3 9 0.00 20.00 35.00 8.34 221.585 1052 267 152 50

51 180 - ELİF GÜVEN 6 / C 3 7 0.67 2 4 0.67 2 4 0.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 5 6 3.00 17.00 33.00 6.01 221.080 1059 269 154 51

52 145 - MEDİNE SAVCI 6 / C 2 7 -0.33 3 5 1.33 4 4 2.67 2 6 0.00 4 7 1.67 3 8 0.33 18.00 37.00 5.67 220.419 1065 273 157 52

53 98 - GÜLBAHAR OGAN 6 / D 5 10 1.67 5 4 3.67 0 10 -3.33 2 7 -0.33 5 10 1.67 4 11 0.33 21.00 52.00 3.68 220.345 1066 274 158 53

54 208 - ŞÜKRAN SOYAL 6 / D 6 8 3.33 1 8 -1.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 5 9 2.00 4 10 0.67 19.00 51.00 2.00 219.563 1072 277 160 54

55 14 - AYLİN ACAR 6 / D 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 216.812 1092 291 166 55

56 83 - ERKAN ÖZKAN 6 / Ç 5 5 3.33 4 3 3.00 3 4 1.67 0 5 -1.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 15.00 32.00 4.33 215.924 1098 294 168 56

57 219 - YEMEN MUTLU 6 / A 5 6 3.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 4 4 2.67 4 9 1.00 2 10 -1.33 18.00 42.00 4.01 215.797 1099 295 169 57

58 51 - ECRİN HOSER 6 / C 3 7 0.67 1 6 -1.00 3 4 1.67 3 5 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 16.00 36.00 4.01 214.152 1108 298 172 58

59 82 - EMİRHAN ÖZKAN 6 / A 5 10 1.67 2 7 -0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 7 1.67 19.00 50.00 2.34 214.123 1109 299 173 59

60 33 - BÜNYAMİN DÜZ 6 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 213.878 1110 300 174 60

61 0 - ZEYNEP ORAN 6 / A 2 9 -1.00 3 5 1.33 4 3 3.00 2 5 0.33 4 5 2.33 2 11 -1.67 17.00 38.00 4.32 213.616 1113 302 175 61

62 141 - JİYAN TUNÇ 6 / B 1 5 -0.67 1 4 -0.33 2 3 1.00 1 3 0.00 2 3 1.00 3 3 2.00 10.00 21.00 3.00 213.294 1114 303 176 62

63 199 - ŞEHNAZ ÖZKAZ 6 / B 3 10 -0.33 2 6 0.00 5 3 4.00 2 7 -0.33 3 9 0.00 4 9 1.00 19.00 44.00 4.34 212.689 1115 304 177 63

64 91 - ŞEHMUS YILMAZ 6 / D 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 6 9 3.00 2 13 -2.33 21.00 53.00 3.33 212.526 1117 305 178 64

65 0 - ZEHRA ESEN 6 / C 3 11 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 0 7 -2.33 4 10 0.67 5 10 1.67 19.00 50.00 2.34 212.391 1118 306 179 65

66 0 - RAVZANUR OGAN 6 / D 5 10 1.67 4 5 2.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 1 12 -3.00 4 11 0.33 21.00 48.00 5.00 208.833 1135 314 181 66

67 25 - BARI ÖZKAN 6 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 3 6 1.00 3 11 -0.67 5 9 2.00 19.00 51.00 1.99 206.323 1143 319 184 67

68 176 - RAMAZAN GUVEN 6 / C 2 11 -1.67 4 5 2.33 5 4 3.67 1 2 0.33 3 9 0.00 3 11 -0.67 18.00 42.00 3.99 206.095 1144 320 185 68
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69 143 - KASIM YILMAZ 6 / C 3 8 0.33 2 5 0.33 3 5 1.33 1 8 -1.67 3 9 0.00 4 10 0.67 16.00 45.00 0.99 205.641 1147 322 186 69

70 156 - MUHAMMED SAVCI 6 / D 4 9 1.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 1 3 0.00 2 11 -1.67 4 9 1.00 17.00 45.00 2.00 204.456 1150 324 187 70

71 111 - HALEF İNAN 6 / D 2 6 0.00 1 4 -0.33 1 4 -0.33 2 4 0.67 4 4 2.67 0 8 -2.67 10.00 30.00 0.01 202.996 1154 325 188 71

72 144 - MAHSUM İNCE 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 18.00 57.00 -0.99 200.298 1162 328 189 72


