
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-1 1131 275 170 66

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.06 5.24 7.31 4.69 4.69 3.12 4.82 4.43 3.35 3.60 4.83 1.99 6.44 6.66 4.23 5.67 7.79 3.07 34.28 33.64 23.06 294.416

Okul Ortalaması 6.09 7.95 3.44 2.67 6.38 0.54 3.09 5.23 1.35 2.50 5.26 0.75 4.71 8.85 1.76 4.23 9.44 1.08 23.29 43.11 8.92 237.818

1 171 - SEVDA SAĞLAM 5 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 9 6 7.00 6 9 3.00 41.00 34.00 29.68 326.574 341 34 28 1

2 202 - ŞEVKİYA MUTLU 5 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 5 5.33 9 5 7.33 39.00 32.00 28.32 320.305 361 36 30 2

3 119 - MURAT AKÇAY 5 / C 10 5 8.33 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10 4 8.67 6 9 3.00 29.00 23.00 21.33 306.794 436 48 40 3

4 252 - NURULLAH NEGİZ 5 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 9 6 7.00 38.00 37.00 25.67 302.279 453 51 42 4

5 56 - ESMA ESEN 5 / B 10 4 8.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 5 9 2.00 36.00 37.00 23.67 297.606 479 53 44 5

6 13 - BERFİN HOSER 5 / A 10 3 9.00 5 2 4.33 4 4 2.67 1 5 -0.67 6 2 5.33 3 6 1.00 29.00 22.00 21.66 295.873 491 54 45 6

7 20 - DERVİŞ İNAN 5 / A 9 3 8.00 4 5 2.33 8 1 7.67 0 0 0.00 4 2 3.33 4 6 2.00 29.00 17.00 23.33 292.613 505 59 50 7

8 73 - HİRA ESEN 5 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 10 5 8.33 5 10 1.67 29.00 36.00 17.00 280.929 570 72 58 8

9 18 - BOTAN ÖZCAN 5 / B 9 4 7.67 2 6 0.00 6 4 4.67 2 6 0.00 6 7 3.67 4 7 1.67 29.00 34.00 17.68 276.992 589 76 62 9

10 27 - DİCLE ÖZ 5 / B 10 3 9.00 5 5 3.33 1 1 0.67 0 0 0.00 4 5 2.33 4 6 2.00 24.00 20.00 17.33 276.213 597 81 65 10

11 74 - HÜSNA ESEN 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 2 1.33 26.00 33.00 15.00 273.772 606 83 67 11

12 116 - MUHAMMED ÖZKAN 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 31.00 44.00 16.33 273.178 612 85 68 12

13 17 - BETÜL ÖZKAN 5 / C 13 2 12.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 7 -1.33 3 5 1.33 4 8 1.33 27.00 36.00 14.99 272.247 615 86 69 13

14 5 - ABDULRAHİM AKÇAY 5 / C 11 4 9.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 3 1.00 5 9 2.00 5 10 1.67 29.00 40.00 15.67 269.821 632 94 72 14

15 159 - RAMAZAN GÜVEN 5 / B 11 4 9.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 9 2.00 4 11 0.33 30.00 44.00 15.33 266.592 652 99 74 15

16 172 - HİRA AKÇAY 5 / A 8 7 5.67 3 5 1.33 3 4 1.67 4 6 2.00 5 8 2.33 4 8 1.33 27.00 38.00 14.33 258.347 701 113 85 16

17 135 - NİSANUR GÜN 5 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 28.00 37.00 15.66 255.042 731 118 88 17

18 154 - ÖMER ACAR 5 / B 10 5 8.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 29.00 46.00 13.66 254.906 732 119 89 18

19 0 - BERFİN YILMAZ 5 / C 8 7 5.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 5 10 1.67 6 9 3.00 27.00 46.00 11.68 253.517 745 122 92 19

20 65 - HALİT* EN 5 / A 7 7 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 9 2.00 4 11 0.33 29.00 44.00 14.33 252.694 752 123 93 20

21 196 - ŞAHİN SAĞLAM 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 5 10 1.67 5 10 1.67 27.00 47.00 11.34 247.094 793 133 97 21

22 121 - MUSTAFA SEVİNÇ 5 / C 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 4 3.67 4 11 0.33 5 10 1.67 28.00 46.00 12.67 246.675 798 135 99 22
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Genel Ortalama 9.06 5.24 7.31 4.69 4.69 3.12 4.82 4.43 3.35 3.60 4.83 1.99 6.44 6.66 4.23 5.67 7.79 3.07 34.28 33.64 23.06 294.416

Okul Ortalaması 6.09 7.95 3.44 2.67 6.38 0.54 3.09 5.23 1.35 2.50 5.26 0.75 4.71 8.85 1.76 4.23 9.44 1.08 23.29 43.11 8.92 237.818

23 102 - MELİSA SÜMER 5 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 10 0 10.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 27.00 48.00 11.01 241.250 837 150 104 23

24 36 - ELİF İNAN 5 / A 7 8 4.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 4 3.67 6 9 3.00 4 10 0.67 25.00 48.00 9.01 240.191 846 153 106 24

25 46 - EMİNEGÜN 5 / A 8 4 6.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 5 8 2.33 2 11 -1.67 23.00 44.00 8.32 240.123 849 154 107 25

26 114 - MUHAMED KILIÇ 5 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 25.00 50.00 8.35 233.932 894 169 114 26

27 84 - İLYAS ÖZKAN 5 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 233.313 898 172 115 27

28 0 - HATİCE KILIÇ 5 / C 8 7 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.67 232.023 903 173 116 28

29 137 - NUR* U LU 5 / C 5 10 1.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 6 9 3.00 17.00 32.00 6.34 231.992 904 174 117 29

30 64 - HALİL SOYAL 5 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 24.00 51.00 6.99 231.165 913 178 119 30

31 19 - CUDİ SOYAL 5 / A 6 6 4.00 2 6 0.00 4 2 3.33 1 9 -2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 21.00 45.00 6.00 230.373 918 180 120 31

32 9 - 5 / A 2 11 -1.67 1 9 -2.00 3 4 1.67 6 4 4.67 8 6 6.00 3 12 -1.00 23.00 46.00 7.67 230.333 919 181 121 32

33 122 - NERGİZ GÜNGÖR 5 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 7 4.67 24.00 50.00 7.33 229.482 927 184 123 33

34 108 - METİN CAN GÜN 5 / A 7 7 4.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 0 1 -0.33 4 9 1.00 4 11 0.33 20.00 42.00 6.00 228.931 933 187 125 34

35 96 - MALİK ESEN 5 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 228.645 938 188 126 35

36 11 - ASMİN AKÇAY 5 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 227.873 945 191 127 36

37 93 - KEREM MUTLU 5 / A 6 9 3.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 22.00 53.00 4.32 226.617 952 193 128 37

38 3 - ABDULHAKİM UZAL 5 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 6 9 3.00 4 11 0.33 17.00 39.00 4.00 226.327 954 195 130 38

39 2 - ABDULHAKİM SAĞLAM 5 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 5 10 1.67 25.00 50.00 8.35 225.526 959 197 131 39

40 198 - ŞEHNAZTURU T 5 / A 8 6 6.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 4 10 0.67 2 12 -2.00 22.00 49.00 5.67 225.083 962 198 132 40

41 223 - ZELAL ÖZ 5 / C 7 7 4.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 22.00 52.00 4.68 224.417 968 201 134 41

42 63 - HACER SEVİNÇ 5 / B 5 8 2.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 0 8 -2.67 3 8 0.33 5 8 2.33 19.00 45.00 3.98 223.325 976 207 135 42

43 197 - ŞEHMUS DÜZ 5 / C 7 8 4.33 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 3 11 -0.67 16.00 34.00 4.66 223.136 980 209 136 43

44 42 - ELİF YILMAZ 5 / A 2 9 -1.00 2 3 1.00 2 5 0.33 3 2 2.33 4 6 2.00 3 5 1.33 16.00 30.00 5.99 221.303 994 212 138 44

45 21 - DERYA ÖZKAN 5 / C 2 13 -2.33 3 6 1.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 6 9 3.00 22.00 52.00 4.67 220.851 1000 213 139 45
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Genel Ortalama 9.06 5.24 7.31 4.69 4.69 3.12 4.82 4.43 3.35 3.60 4.83 1.99 6.44 6.66 4.23 5.67 7.79 3.07 34.28 33.64 23.06 294.416
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46 31 - DİYAR SAVCI 5 / C 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 220.691 1001 214 140 46

47 62 - GÜLİSTAN GÜN G 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 9 3.00 4 9 1.00 21.00 52.00 3.66 220.308 1004 215 141 47

48 59 - FURKAN YILMAZ I 5 / B 5 8 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 22.00 51.00 5.00 219.812 1008 217 143 48

49 128 - NİHAT SAĞLAM 5 / C 5 10 1.67 3 6 1.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 2 13 -2.33 5 9 2.00 23.00 49.00 6.68 217.717 1018 219 144 49

50 205 - YAHYA KAZAN 5 / B 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 10 0.67 12.00 28.00 2.67 217.524 1021 220 145 50

51 77 - İDRİS UZAL 5 / B 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 4.00 3.67 217.249 1024 221 146 51

52 203 - ŞEYMA İNAN 5 / B 7 8 4.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 16.00 39.00 3.00 216.266 1029 224 148 52

53 69 - HATİÇE G ÖK 5 / C 2 11 -1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 7 8 4.33 22.00 50.00 5.32 215.808 1035 227 149 53

54 89 - İREM ACAR 5 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 3 12 -1.00 21.00 52.00 3.67 215.348 1038 228 150 54

55 163 - SELMAN İNAN 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 12 -2.00 3 12 -1.00 23.00 51.00 6.00 210.606 1063 239 154 55

56 110 - MİKAİL UYAR 5 / B 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.01 207.032 1078 245 156 56

57 90 - İSKAN ANİ 5 / B 5 9 2.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 1 3 0.00 2 12 -2.00 5 8 2.33 16.00 43.00 1.66 206.243 1079 246 157 57

58 881 - SULTAN İNAN 5 / C 1 14 -3.67 6 4 4.67 3 5 1.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 21.00 52.00 3.66 206.112 1080 247 158 58

59 217 - ZEHRA İNCE 5 / B 4 8 1.33 2 4 0.67 1 7 -1.33 4 4 2.67 3 8 0.33 1 8 -1.67 15.00 39.00 2.00 204.475 1084 248 159 59

60 8 - AGİT İNAN 5 / A 4 10 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 1 14 -3.67 19.00 55.00 0.66 203.152 1088 252 160 60

61 200 - ŞERİF AKÇAY 5 / A 1 14 -3.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 11 -0.67 5 9 2.00 21.00 51.00 3.99 202.220 1093 254 161 61

62 162 - SEHER GÜVEN 5 / B 3 11 -0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 10 0.67 3 12 -1.00 19.00 54.00 1.00 200.435 1100 257 162 62

63 204 - UMUT GÜVEN 5 / C 4 11 0.33 2 6 0.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 18.00 54.00 0.00 195.791 1114 266 165 63

64 206 - YAKUP ÖZ 5 / 0 2 12 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 9 2.00 16.00 57.00 -3.00 184.146 1129 273 168 64

65 101 - SELİM SEVİNÇ 5 / C 1 10 -2.33 1 3 0.00 2 4 0.67 2 4 0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 9.00 37.00 -3.33 179.430 1130 274 169 65

66 60 - GURBET GÜN 5 / C 0 15 -5.00 3 7 0.67 1 5 -0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 2 13 -2.33 13.00 58.00 -6.33 159.362 1131 275 170 66


