
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 8.Sınıf Deneme Sınavı-2 24962 228 191 67

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.83 6.92 8.53 4.62 4.12 3.24 7.02 2.56 6.17 4.74 2.86 3.78 6.76 5.49 4.93 8.79 8.08 6.09 42.76 30.03 32.75 235.402

İl Ortalaması 9.55 7.89 6.92 4.19 4.61 2.66 6.44 3.08 5.41 3.80 3.55 2.62 5.88 6.64 3.66 7.76 9.13 4.72 37.62 34.91 25.99 206.499
Okul Ortalaması 7.04 9.60 3.85 2.93 5.18 1.20 5.30 3.76 4.04 3.66 4.55 2.14 3.06 8.87 0.10 5.30 10.28 1.87 27.28 42.24 13.20 145.436

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 163 - MAKBULE SUNGUR 8 / A 13 5 11.33 5 5 3.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 3 2.00 9 5 7.33 46.00 22.00 38.66 249.096 9935 70 44 1
2 208 - PEYRÜZE SOYAL 8 / B 14 2 13.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 5 2.33 3 2 2.33 8 8 5.33 42.00 24.00 33.98 243.630 10333 73 47 2
3 117 - FURKAN ÖZKAN 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 2 11 -1.67 9 11 5.33 50.00 32.00 39.32 233.763 11057 76 50 3
4 129 - HAMDİYE GÜNGÖR 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 5 12 1.00 10 9 7.00 49.00 36.00 36.99 231.822 11239 78 52 4
5 209 - RAFİDE USLU 8 / C 11 7 8.67 4 5 2.33 8 2 7.33 7 2 6.33 3 6 1.00 11 9 8.00 44.00 31.00 33.66 228.400 11502 83 55 5
6 72 - DERYA MUTLU 8 / D 11 4 9.67 3 3 2.00 7 3 6.00 2 6 0.00 2 5 0.33 11 7 8.67 36.00 28.00 26.67 222.489 12017 87 58 6
7 170 - NURİ TURGUT FB 8 / B 13 5 11.33 4 5 2.33 8 2 7.33 3 3 2.00 3 9 0.00 9 8 6.33 40.00 32.00 29.32 221.926 12081 88 59 7
8 104 - FURKAN ÖZ 8 / B 9 6 7.00 1 6 -1.00 9 1 8.67 5 4 3.67 2 4 0.67 11 7 8.67 37.00 28.00 27.68 213.630 12744 94 64 8
9 172 - MERVE SAĞLAM 8 / C 10 8 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 8 10 4.67 42.00 30.00 32.00 209.630 13102 99 68 9

10 192 - NEZİR YILMAZ 8 / C 9 9 6.00 5 3 4.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 11 7 8.67 41.00 29.00 31.34 208.652 13182 100 69 10
11 216 - ROJDIL GÜVEN 8 / A 14 3 13.00 4 4 2.67 6 3 5.00 5 1 4.67 2 8 -0.67 6 10 2.67 37.00 29.00 27.34 207.170 13332 101 70 11
12 22 - AYNUR AKÇAY 8 / B 12 5 10.33 2 5 0.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 9 3.00 4 12 0.00 39.00 36.00 27.00 199.244 14045 107 75 12
13 167 - MEDİNE ESEN 8 / C 8 9 5.00 5 4 3.67 4 3 3.00 7 2 6.33 3 4 1.67 8 5 6.33 35.00 27.00 26.00 196.296 14311 110 78 13
14 316 - YUSUF ÖZKAN 8 / A 7 7 4.67 2 1 1.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 1 1.67 8 10 4.67 34.00 23.00 26.34 187.956 15093 115 82 14
15 1005 - NURTEN YILDI Z 8 / D 9 9 6.00 2 3 1.00 7 3 6.00 4 5 2.33 2 4 0.67 8 7 5.67 32.00 31.00 21.67 186.948 15196 116 83 15
16 144 - HATİME SEVİNÇ 8 / D 8 6 6.00 1 5 -0.67 6 3 5.00 1 6 -1.00 5 7 2.67 7 7 4.67 28.00 34.00 16.67 183.985 15494 118 85 16
17 147 - HEVİDAR SAĞLAM 8 / C 10 9 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 6 1.00 6 13 1.67 39.00 38.00 26.34 182.000 15685 120 87 17
18 189 - NARİN USLU 8 / A 9 8 6.33 2 3 1.00 6 4 4.67 2 1 1.67 4 3 3.00 3 6 1.00 26.00 25.00 17.67 172.089 16720 123 90 18
19 180 - MİZGİN ACAR 0 / 0 9 9 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 14 -3.67 8 9 5.00 40.00 40.00 26.67 172.089 16720 123 90 18
20 195 - NUJİYAN SEVİNÇ 8 / B 10 9 7.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 7 2 6.33 1 1 0.67 5 12 1.00 32.00 35.00 20.33 168.652 17059 131 98 20
21 100 - FATMA TURGUT 8 / D 7 11 3.33 2 6 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 7 1.67 8 10 4.67 31.00 44.00 16.34 167.185 17209 133 100 21
22 86 - ERKAN ÖZKAN 8 / C 9 8 6.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 4 0.67 5 12 1.00 33.00 36.00 21.00 166.667 17267 134 101 22
23 3 - ABDULHAKİM GÖK 8 / A 7 6 5.00 3 6 1.00 2 5 0.33 3 6 1.00 9 5 7.33 3 14 -1.67 27.00 42.00 12.99 166.622 17281 135 102 23
24 44 - BEYTULLAH İNAN 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.67 160.281 17879 140 107 24
25 238 - UGUR AKÇAY 8 / A 8 10 4.67 2 5 0.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 5 -1.67 8 9 5.00 26.00 32.00 15.33 158.267 18100 141 108 25
26 28 - BERFİN PEKTAŞ 8 / D 6 10 2.67 5 3 4.00 7 3 6.00 4 2 3.33 4 4 2.67 4 9 1.00 30.00 31.00 19.67 157.319 18186 142 109 26
27 199 - ONUR GÜN GALATASARAY 8 / A 7 10 3.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 7 4.67 25.00 45.00 10.00 154.859 18438 144 111 27
28 181 - MİZGİN DÜZGÜN 8 / C 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 6 0.00 6 13 1.67 30.00 46.00 14.68 154.370 18476 145 112 28
29 4 - ABDULLAH ESEN 8 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 35.00 55.00 16.66 148.370 19189 154 121 29
30 146 - HEDİYE SOYAL 0 / B 5 14 0.33 2 6 0.00 7 3 6.00 7 2 6.33 5 12 1.00 7 11 3.33 33.00 48.00 16.99 145.881 19489 156 123 30
31 52 - BÜŞRA GÜN 8 / C 8 7 5.67 3 3 2.00 8 1 7.67 7 2 6.33 1 6 -1.00 2 10 -1.33 29.00 29.00 19.34 143.496 19739 159 126 31
32 99 - FATMA ANİ 8 / C 8 12 4.00 3 6 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 8 0.33 6 13 1.67 28.00 51.00 11.00 142.963 19804 161 128 32
33 87 - ESMAÖZKAN 8 / A 11 9 8.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 30.00 60.00 10.00 138.504 20293 165 132 33
34 136 - HARUN MUTLU GS 8 / B 8 6 6.00 1 5 -0.67 3 3 2.00 2 5 0.33 1 3 0.00 3 9 0.00 18.00 31.00 7.66 138.015 20353 166 133 34
35 221 - HAMZA SÜMER 8 / B 2 14 -2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 5 0.33 3 2 2.33 7 7 4.67 22.00 40.00 8.66 132.074 20958 168 135 35
36 220 - ROJGÜL GÜVEN 8 / A 5 12 1.00 2 6 0.00 8 1 7.67 4 4 2.67 3 13 -1.33 6 9 3.00 28.00 45.00 13.01 131.141 21033 169 136 36
37 32 - ROŞHAT AKIN 0 / B 6 14 1.33 1 8 -1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 26.00 63.00 4.99 131.081 21065 170 137 37
38 18 - İBRAHİM NEGİZ İ 0 / D 9 7 6.67 3 5 1.33 6 3 5.00 1 8 -1.67 3 17 -2.67 1 3 0.00 23.00 43.00 8.66 130.607 21115 171 138 38
39 29 - BERİV N ESMER 8 / D 6 8 3.33 1 3 0.00 3 5 1.33 2 6 0.00 3 5 1.33 3 9 0.00 18.00 36.00 5.99 129.585 21212 173 139 39
40 33 - BEYTULLAH FİDAN GS 8 / B 4 7 1.67 1 7 -1.33 6 1 5.67 3 3 2.00 6 7 3.67 2 12 -2.00 22.00 37.00 9.68 129.185 21220 174 140 40
41 234 - ŞEHMUS GÜN 8 / A 5 12 1.00 1 7 -1.33 6 4 4.67 3 6 1.00 2 3 1.00 6 13 1.67 23.00 45.00 8.01 128.178 21350 177 143 41
42 50 - BİLAL SUSLU 8 / D 5 8 2.33 5 1 4.67 4 2 3.33 0 5 -1.67 4 6 2.00 2 10 -1.33 20.00 32.00 9.33 127.156 21443 179 144 42
43 149 - İDRİS ÖZKAN 8 / C 7 10 3.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 0 6 -2.00 5 13 0.67 25.00 43.00 10.67 126.207 21549 180 145 43
44 174 - MERYEM OGAN 8 / B 5 10 1.67 3 4 1.67 7 1 6.67 4 4 2.67 4 9 1.00 2 11 -1.67 25.00 39.00 12.01 122.237 21944 185 149 44
45 94 - ESRA ÖZKAN 0 / A 4 12 0.00 3 3 2.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 9 0.00 3 7 0.67 25.00 38.00 12.34 121.259 22029 187 151 45
46 81 - ENDER ÖZKAN 8 / A 4 7 1.67 0 4 -1.33 2 7 -0.33 2 5 0.33 4 9 1.00 4 9 1.00 16.00 41.00 2.34 119.778 22186 188 152 46
47 85 - ERENÖ ZKAN 0 / D 6 8 3.33 5 3 4.00 3 4 1.67 3 3 2.00 4 12 0.00 2 13 -2.33 23.00 43.00 8.67 117.289 22412 189 153 47
48 309 - YAĞMUR GÜVEN 8 / A 4 6 2.00 3 3 2.00 4 2 3.33 0 5 -1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 16.00 31.00 5.66 117.274 22417 190 154 48
49 1 - ABDULHAKİM AKPINAR 8 / D 4 10 0.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 12 3.00 1 11 -2.67 21.00 53.00 3.33 109.378 23105 197 160 49
50 27 - ENES TUNÇ FB 0 / 0 2 12 -2.00 2 5 0.33 1 5 -0.67 1 4 -0.33 4 10 0.67 5 7 2.67 15.00 43.00 0.67 106.948 23278 198 161 50
51 51 - BURHANYILMAZ 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 0 3 -1.00 4 13 -0.33 15.00 55.00 -3.33 106.933 23285 199 162 51
52 313 - YUSUF ÖZ 8 / C 7 9 4.00 1 5 -0.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 2 12 -2.00 2 10 -1.33 18.00 46.00 2.67 106.933 23285 199 162 51
53 185 - MUSTA FA YILMAZ 8 / D 3 13 -1.33 3 6 1.00 2 6 0.00 2 5 0.33 4 10 0.67 2 3 1.00 16.00 43.00 1.67 103.985 23525 203 166 53
54 0 - HAMZA OGAN 8 / A 4 11 0.33 5 3 4.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 12 0.00 26.00 53.00 8.33 101.941 23672 205 168 54
55 176 - MESUT TURGUT GS 8 / D 1 15 -4.00 3 4 1.67 3 4 1.67 1 7 -1.33 5 11 1.33 5 8 2.33 18.00 49.00 1.67 100.963 23732 206 169 55
56 131 - HALİL 8 / D 7 12 3.00 5 4 3.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 1 19 -5.33 5 15 0.00 26.00 57.00 7.01 100.030 23777 207 170 56
57 127 - HACİRE Ö *AN 8 / A 2 16 -3.33 4 5 2.33 6 3 5.00 1 3 0.00 2 6 0.00 5 11 1.33 20.00 44.00 5.33 99.007 23838 208 171 57
58 120 - GURBET İNAN 8 / B 3 9 0.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 3 3 2.00 3 9 0.00 2 9 -1.00 14.00 40.00 0.67 96.548 23991 210 173 58
59 339 - SELMAN KILIÇ 8 / D 7 13 2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 19 -5.33 7 13 2.67 19.00 71.00 -4.66 93.141 24130 212 175 59
60 124 - HACI SUNGUR 8 / D 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 17 -4.67 5 15 0.00 20.00 67.00 -2.34 89.111 24353 214 177 60
61 150 - İREM GÜVEN 8 / D 2 9 -1.00 1 4 -0.33 3 3 2.00 3 3 2.00 2 9 -1.00 1 7 -1.33 12.00 35.00 0.34 85.704 24460 216 179 61
62 139 - HASAN ÖZKAN 8 / D 5 11 1.33 4 4 2.67 1 8 -1.67 1 7 -1.33 2 16 -3.33 4 14 -0.67 17.00 60.00 -3.00 83.689 24514 218 181 62
63 1002 - MERT ÖZKAN 8 / C 6 13 1.67 0 9 -3.00 3 5 1.33 0 9 -3.00 3 13 -1.33 2 15 -3.00 14.00 64.00 -7.33 77.319 24687 221 184 63
64 141 - HATİCE SELÇUK 0 / C 1 16 -4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 20.00 67.00 -2.33 77.304 24690 222 185 64
65 226 - ŞEFA ÖZKAN 8 / C 3 16 -2.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 6 1.00 4 15 -1.00 2 15 -3.00 17.00 66.00 -5.00 64.459 24865 225 188 65
66 145 - RÜZGAR ÖZKAN 8 / D 3 12 -1.00 3 4 1.67 3 4 1.67 3 4 1.67 1 15 -4.00 1 12 -3.00 14.00 51.00 -2.99 60.015 24900 226 189 66
67 12 - ABDURAHMAN ÖZKAN 8 / C 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.01 55.496 24930 227 190 67


