
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-2 14422 287 194 67

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.70 6.03 5.69 5.31 3.95 3.99 6.83 2.80 5.89 4.10 4.02 2.76 5.73 6.37 3.61 7.95 5.87 5.99 37.61 29.03 27.93 244.067

İl Ortalaması 6.57 6.75 4.32 4.68 4.33 3.23 6.30 3.25 5.22 3.48 4.16 2.10 5.17 6.81 2.90 7.11 6.40 4.97 33.31 31.70 22.74 216.465
Okul Ortalaması 4.69 6.57 2.50 3.39 4.25 1.97 4.63 4.30 3.19 2.39 3.57 1.20 3.09 7.10 0.72 4.75 6.49 2.58 22.93 32.28 12.16 159.885

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 75 - İSLAM TURGUT 7 / A 12 2 11.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 2 4.33 11 4 9.67 58.00 8.00 55.33 368.867 2045 27 12 1
2 18 - BETÜL AKÇAY 7 / D 11 3 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 9 3 8.00 10 4 8.67 54.00 15.00 49.01 352.267 2489 33 14 2
3 115 - REBER SOYAL 7 / A 9 4 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 5 3 4.00 14 1 13.67 47.00 17.00 41.33 322.233 3416 46 19 3
4 13 - BAHAR DÜZ 7 / C 7 7 4.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 1 6.67 4 4 2.67 11 3 10.00 44.00 19.00 37.68 283.400 4787 69 25 4
5 223 - ZÜBEYİR AKÇAY 7 / D 6 6 4.00 3 7 0.67 8 1 7.67 8 1 7.67 6 2 5.33 8 5 6.33 39.00 22.00 31.67 257.767 5876 92 39 5
6 91 - SAİT AKÇAY 7 / C 10 4 8.67 5 4 3.67 9 1 8.67 0 3 -1.00 5 6 3.00 7 4 5.67 36.00 22.00 28.68 253.400 6056 94 40 6
7 114 - RAĞDAGÜL İNAN 7 / A 8 4 6.67 6 3 5.00 9 1 8.67 5 4 3.67 5 8 2.33 7 8 4.33 40.00 28.00 30.67 246.667 6381 104 48 7
8 171 - SÜMEYYE YILDIZ 7 / B 8 3 7.00 3 5 1.33 6 3 5.00 3 1 2.67 5 1 4.67 6 1 5.67 31.00 14.00 26.34 245.600 6440 106 49 8
9 128 - FURKAN GÖK 7 / A 9 2 8.33 7 3 6.00 7 1 6.67 2 5 0.33 5 9 2.00 7 6 5.00 37.00 26.00 28.33 245.533 6461 107 50 9

10 112 - OSMAN OGAN 7 / B 5 6 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 5 2.33 6 6 4.00 10 5 8.33 37.00 30.00 26.99 241.067 6671 111 53 10
11 200 - YUNUS HOSER 7 / C 9 3 8.00 6 2 5.33 7 2 6.33 1 0 1.00 2 2 1.33 6 5 4.33 31.00 14.00 26.32 233.267 7067 115 56 11
12 158 - SEMANUR YILMAZ 7 / A 7 7 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 5 2.33 4 5 2.33 7 6 5.00 36.00 29.00 26.33 227.767 7315 118 59 12
13 63 - HALEF İNAN 7 / C 8 4 6.67 6 3 5.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 3 6 1.00 7 4 5.67 32.00 22.00 24.67 226.700 7337 119 60 13
14 9 - AYNUR ESEN 7 / D 9 5 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 7 0.67 5 8 2.33 36.00 30.00 26.00 221.100 7624 122 61 14
15 21 - BÜNYAMİN ÖZ 7 / C 7 2 6.33 4 0 4.00 4 4 2.67 0 1 -0.33 7 2 6.33 2 9 -1.00 24.00 18.00 18.00 198.867 8845 140 72 15
16 0 - NARİN İNAN 7 / A 6 4 4.67 5 3 4.00 7 3 6.00 1 2 0.33 3 10 -0.33 6 3 5.00 28.00 25.00 19.67 196.700 8959 142 73 16
17 62 - HALAT SOYAL 7 / C 8 6 6.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 9 0.00 6 9 3.00 30.00 41.00 16.34 184.467 9588 146 75 17
18 183 - ÜMİT ESEN 7 / C 6 5 4.33 5 3 4.00 7 3 6.00 1 2 0.33 3 6 1.00 4 6 2.00 26.00 25.00 17.66 183.300 9720 148 77 18
19 152 - KİNG SELMAN 7 / C 5 4 3.67 3 2 2.33 6 3 5.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 5 3 4.00 21.00 18.00 15.00 176.667 10079 159 85 19
20 93 - ŞERİF FİDAN 7 / B 4 7 1.67 4 3 3.00 7 3 6.00 0 4 -1.33 2 8 -0.67 8 5 6.33 25.00 30.00 15.00 174.433 10206 161 87 20
21 233 - ZİLAN AKÇAY 7 / B 2 4 0.67 3 1 2.67 0 5 -1.67 4 3 3.00 3 4 1.67 6 1 5.67 18.00 18.00 12.01 166.733 10569 167 92 21
22 47 - FERNAS TUNÇ 7 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 2 2.33 4 11 0.33 4 10 0.67 27.00 42.00 13.00 165.567 10670 169 94 22
23 204 - YUSUF DÜZ 7 / D 2 7 -0.33 4 3 3.00 3 3 2.00 0 5 -1.67 5 8 2.33 7 3 6.00 21.00 29.00 11.33 164.433 10734 171 96 23
24 206 - YUSUF TURGUT 7 / D 6 6 4.00 2 6 0.00 4 4 2.67 3 3 2.00 2 9 -1.00 6 6 4.00 23.00 34.00 11.67 162.233 10841 172 97 24
25 60 - GÜISÜ E İNAN 7 / B 2 5 0.33 2 3 1.00 7 2 6.33 3 2 2.33 2 5 0.33 5 4 3.67 21.00 21.00 13.99 161.067 10962 174 98 25
26 203 - BÜNYAMİN TURGUT 7 / A 3 3 2.00 3 2 2.33 4 3 3.00 1 1 0.67 3 5 1.33 4 4 2.67 18.00 18.00 12.00 160.000 10989 175 99 26
27 66 - HANIM GÜN 7 / C 2 4 0.67 5 4 3.67 6 3 5.00 0 0 0.00 2 6 0.00 4 4 2.67 19.00 21.00 12.01 151.167 11452 189 111 27
28 216 - ZEYNEP ÖZK N 7 / B 3 9 0.00 3 5 1.33 7 3 6.00 4 4 2.67 3 12 -1.00 6 7 3.67 26.00 40.00 12.67 151.133 11461 190 112 28
29 110 - NURTEN TURGUT 7 / B 2 5 0.33 2 2 1.33 7 1 6.67 2 1 1.67 2 4 0.67 3 4 1.67 18.00 17.00 12.34 150.033 11514 192 114 29
30 27 - DİLEK İNAN 7 / C 4 4 2.67 3 3 2.00 6 2 5.33 1 0 1.00 1 8 -1.67 4 5 2.33 19.00 22.00 11.66 149.967 11542 193 115 30
31 56 - FURKAN ÖZKAN 7 / D 3 8 0.33 4 3 3.00 0 7 -2.33 2 5 0.33 4 7 1.67 6 4 4.67 19.00 34.00 7.67 147.800 11679 197 119 31
32 96 - MERYEM GÖK 7 / C 4 9 1.00 3 6 1.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 2 6 0.00 6 5 4.33 20.00 33.00 8.99 147.733 11701 198 120 32
33 108 - NURAN TURGUT 7 / B 3 4 1.67 1 1 0.67 6 1 5.67 3 1 2.67 1 4 -0.33 2 3 1.00 16.00 14.00 11.35 145.633 11766 200 122 33
34 31 - DİYARÖZKAN 7 / D 6 7 3.67 5 4 3.67 1 8 -1.67 2 5 0.33 5 9 2.00 3 10 -0.33 22.00 43.00 7.67 143.367 11898 203 124 34
35 89 - MEHDİ DÜZ 7 / C 4 6 2.00 0 7 -2.33 2 6 0.00 8 2 7.33 0 0 0.00 5 9 2.00 19.00 30.00 9.00 143.333 11903 204 125 35
36 39 - ELİF MUTLU 7 / D 3 6 1.00 4 1 3.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 1 3 0.00 4 6 2.00 17.00 25.00 8.67 138.900 12141 208 128 36
37 5 - ABDULLAH ESEN 7 / B 7 2 6.33 3 5 1.33 5 5 3.33 2 3 1.00 0 8 -2.67 2 9 -1.00 19.00 32.00 8.32 136.600 12253 211 130 37
38 64 - GARBİ GÜN 7 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 131.133 12509 222 138 38
39 8 - AYDIN SAĞLAM 7 / C 3 8 0.33 5 3 4.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 7 0.67 5 9 2.00 18.00 35.00 6.33 131.100 12558 225 141 39
40 217 - ZEYNEP SUNGUR 7 / D 2 9 -1.00 2 4 0.67 7 2 6.33 3 6 1.00 4 7 1.67 3 10 -0.33 21.00 38.00 8.34 128.933 12648 227 143 40
41 23 - ESRA AKÇAY 7 / C 5 6 3.00 1 7 -1.33 2 8 -0.67 1 2 0.33 3 8 0.33 4 8 1.33 16.00 39.00 2.99 125.500 12829 234 147 41
42 197 - YAKUP SAĞLAM 7 / B 4 7 1.67 2 4 0.67 1 6 -1.00 2 5 0.33 2 9 -1.00 5 6 3.00 16.00 37.00 3.67 124.467 12839 235 148 42
43 26 - DİLBER ÖZKAN 7 / A 2 11 -1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 4 10 0.67 22.00 50.00 5.34 124.467 12839 235 148 42
44 101 - MUSTAFA ESEN 7 / A 3 7 0.67 3 3 2.00 4 5 2.33 1 5 -0.67 2 5 0.33 2 4 0.67 15.00 29.00 5.33 123.333 12876 238 150 44
45 65 - HALİME DÜZ 7 / A 4 8 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 8 -1.67 4 9 1.00 3 10 -0.33 20.00 47.00 4.33 121.100 13005 242 153 45
46 188 - YAKUP EMRE İNAN 7 / C 5 9 2.00 1 5 -0.67 1 5 -0.67 1 5 -0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 17.00 45.00 1.99 119.967 13050 244 155 46
47 46 - FELEK GÜNGÖR 7 / B 1 11 -2.67 3 3 2.00 5 3 4.00 4 2 3.33 2 6 0.00 3 6 1.00 18.00 31.00 7.66 119.967 13050 244 155 46
48 77 - MAHSUM ESEN 7 / D 1 12 -3.00 4 5 2.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 4 7 1.67 4 7 1.67 19.00 42.00 5.00 117.800 13099 248 159 48
49 137 - SAMET GÜ EN 7 / D 4 8 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 9 1.00 5 9 2.00 18.00 51.00 1.00 117.767 13118 251 162 49
50 160 - SEVDA AKÇAY 7 / A 5 7 2.67 3 3 2.00 5 4 3.67 4 4 2.67 0 10 -3.33 1 7 -1.33 18.00 35.00 6.35 114.533 13217 253 164 50
51 2 - ABDULHAKİM SEVİNÇ 7 / C 5 9 2.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 1 3 0.00 4 7 1.67 0 6 -2.00 15.00 37.00 2.67 114.467 13220 254 165 51
52 67 - HARUN GÜVEN 7 / D 4 8 1.33 2 6 0.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 4 8 1.33 3 10 -0.33 17.00 45.00 2.00 114.433 13228 255 166 52
53 135 - RUMEYSATUR GUT 7 / B 3 4 1.67 2 3 1.00 4 4 2.67 1 3 0.00 1 7 -1.33 2 7 -0.33 13.00 28.00 3.68 112.300 13336 257 168 53
54 19 - BİLAL FİDAN 7 / C 2 11 -1.67 1 6 -1.00 4 4 2.67 1 7 -1.33 2 9 -1.00 5 2 4.33 15.00 39.00 2.00 112.200 13348 259 170 54
55 0 - MEHMETALİ GÖK 7 / A 2 7 -0.33 0 2 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 2 1 1.67 10.00 22.00 2.67 108.933 13418 262 172 55
56 69 - İSHAKÖZ 7 / D 3 9 0.00 2 5 0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 2 11 -1.67 5 9 2.00 17.00 46.00 1.66 106.633 13545 263 173 56
57 205 - YUSUF ESEN 7 / A 2 7 -0.33 2 5 0.33 3 7 0.67 3 2 2.33 1 8 -1.67 3 6 1.00 14.00 35.00 2.33 104.433 13618 265 175 57
58 173 - ŞAHİME DÜZ 7 / D 2 6 0.00 2 3 1.00 5 1 4.67 1 5 -0.67 0 9 -3.00 3 6 1.00 13.00 30.00 3.00 103.333 13663 266 176 58
59 0 - BİLAL PEKTAŞ 7 / B 4 9 1.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 2 3 1.00 1 14 -3.67 6 9 3.00 17.00 50.00 0.33 102.200 13690 268 178 59
60 198 - YAKUP SAVCI 7 / D 4 8 1.33 3 5 1.33 0 8 -2.67 2 6 0.00 3 9 0.00 2 9 -1.00 14.00 45.00 -1.01 97.733 13829 269 179 60
61 182 - UMUTKAZNA 7 / B 3 8 0.33 3 6 1.00 3 6 1.00 4 3 3.00 2 11 -1.67 2 11 -1.67 17.00 45.00 1.99 96.600 13859 270 180 61
62 73 - İSLAM ÖZKAN 7 / D 4 8 1.33 1 7 -1.33 2 6 0.00 2 6 0.00 4 8 1.33 1 12 -3.00 14.00 47.00 -1.67 93.300 13946 274 184 62
63 59000 - GÜLSÜM MUTLU 7 / B 5 8 2.33 1 7 -1.33 1 8 -1.67 2 5 0.33 0 12 -4.00 4 7 1.67 13.00 47.00 -2.67 91.100 13983 275 185 63
64 90 - MEHMET ÖSKAN 7 / D 2 12 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 4 8 1.33 4 11 0.33 15.00 54.00 -3.01 88.833 14046 279 189 64
65 119 - SAMETGÜVEN 7 / B 1 8 -1.67 2 4 0.67 2 5 0.33 3 1 2.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 11.00 34.00 -0.34 85.500 14119 281 191 65
66 122 - ENES SUNGUR 7 / D 4 11 0.33 0 8 -2.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 2 11 -1.67 13.00 54.00 -5.00 77.767 14226 285 192 66
67 70 - İSHAK ÖZKAN 7 / A 2 10 -1.33 4 5 2.33 1 9 -2.00 2 4 0.67 2 11 -1.67 2 9 -1.00 13.00 48.00 -3.00 76.667 14241 286 193 67


