
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 6.Sınıf Deneme Sınavı-2 13797 189 144 53

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.91 6.21 5.85 5.63 3.77 4.37 5.48 4.05 4.13 4.00 4.34 2.56 5.77 7.19 3.38 5.97 7.07 3.61 34.76 32.61 23.89 222.419

İl Ortalaması 6.34 7.86 3.72 4.55 4.89 2.92 4.52 5.19 2.79 3.68 5.39 1.88 5.23 8.47 2.41 5.44 8.22 2.71 29.76 40.02 16.42 184.172
Okul Ortalaması 4.91 9.00 1.91 3.42 5.68 1.52 4.19 5.58 2.33 2.85 6.02 0.84 4.00 9.40 0.87 4.19 8.87 1.23 23.55 44.55 8.70 142.348

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 293 - YAKUP MUTLU 6 / D 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 3 9.00 6 6 4.00 53.00 16.00 47.67 331.133 1992 19 2 1
2 168 - HASİP SAĞLAM 6 / B 9 4 7.67 7 2 6.33 9 1 8.67 3 4 1.67 5 5 3.33 9 4 7.67 42.00 20.00 35.34 280.033 3678 33 7 2
3 224 - İSMAİL TURGUT 6 / B 10 4 8.67 5 4 3.67 8 1 7.67 3 5 1.33 8 6 6.00 7 5 5.33 41.00 25.00 32.67 275.567 3848 34 8 3
4 54000 - BERİTAN YILMAZ 6 / A 11 4 9.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 5 1.33 8 6 6.00 6 7 3.67 42.00 27.00 33.01 274.500 3885 35 9 4
5 41 - FERHAT KILIÇ 6 / B 9 6 7.00 6 2 5.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 8 2.33 7 6 5.00 39.00 29.00 29.33 245.533 5187 42 13 5
6 286 - ŞAHİZE ÖZKAN 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 8 3.33 7 7 4.67 38.00 35.00 26.33 233.333 5738 48 18 6
7 298 - ZAHİDE GÜVEN 6 / D 5 9 2.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 7 2.67 7 8 4.33 40.00 31.00 29.67 228.900 5966 51 19 7
8 256 - NEVİN USLU 6 / C 8 5 6.33 4 4 2.67 6 4 4.67 2 5 0.33 3 7 0.67 6 6 4.00 29.00 31.00 18.67 198.900 7544 67 30 8
9 57 - BEYTULLAH YILMAZ 6 / A 8 6 6.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 5 1.33 2 9 -1.00 6 7 3.67 29.00 37.00 16.67 184.467 8349 71 33 9

10 301 - ZEYNEP YILMAZ 6 / D 5 9 2.00 6 2 5.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 4 8 1.33 5 6 3.00 30.00 34.00 18.66 183.300 8471 75 36 10
11 213 - İSLAM PEKTAŞ 6 / B 7 7 4.67 7 1 6.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 0 10 -3.33 6 7 3.67 30.00 31.00 19.68 182.300 8480 76 37 11
12 270 - RIFAT MUTLU 6 / C 7 5 5.33 3 5 1.33 2 7 -0.33 4 5 2.33 4 10 0.67 6 6 4.00 26.00 38.00 13.33 177.767 8760 80 40 12
13 61 - BÜNYAMİN ESEN 6 / A 6 9 3.00 5 4 3.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 7 4.67 5 9 2.00 28.00 44.00 13.34 176.700 8799 82 42 13
14 271 - SARA SUNGUR 6 / C 5 8 2.33 3 4 1.67 5 3 4.00 3 3 2.00 4 5 2.33 3 1 2.67 23.00 24.00 15.00 174.433 8947 85 45 14
15 264 - RAHİME GÜN 6 / C 5 8 2.33 4 6 2.00 4 5 2.33 3 2 2.33 3 9 0.00 6 4 4.67 25.00 34.00 13.66 168.867 9225 87 47 15
16 279 - SEVGİ ESEN 6 / A 4 6 2.00 4 3 3.00 5 4 3.67 3 6 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 24.00 31.00 13.67 165.567 9427 90 50 16
17 283 - SÜMEYA DÜZ 6 / D 4 11 0.33 3 6 1.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 7 7 4.67 6 7 3.67 25.00 45.00 10.01 162.267 9558 91 51 17
18 189 - TUBA DÜZ 6 / D 5 7 2.67 1 4 -0.33 3 6 1.00 3 4 1.67 4 6 2.00 5 6 3.00 21.00 33.00 10.01 158.933 9780 95 55 18
19 291 - ÜMİT TUNÇ 6 / D 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 4 1.67 8 7 5.67 5 10 1.67 24.00 48.00 8.01 147.833 10473 105 63 19
20 292 - VESİLE ÖZ 6 / B 5 9 2.00 8 1 7.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 11 -1.67 4 9 1.00 26.00 43.00 11.67 143.333 10723 107 65 20
21 106 - EMİNE SEVİNÇ 6 / A 6 6 4.00 5 3 4.00 2 7 -0.33 2 7 -0.33 2 9 -1.00 4 8 1.33 21.00 40.00 7.67 140.000 10886 112 68 21
22 245 - MEHVEŞ ÖZKAN 6 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 24.00 51.00 6.99 135.500 11207 115 71 22
23 295 - YAKUP YILMAZ 6 / D 5 9 2.00 3 6 1.00 4 6 2.00 2 6 0.00 3 10 -0.33 5 9 2.00 22.00 46.00 6.67 134.467 11234 116 72 23
24 278 - SELMA MUTLU 6 / C 4 9 1.00 4 3 3.00 4 6 2.00 1 5 -0.67 6 9 3.00 2 9 -1.00 21.00 41.00 7.33 134.433 11243 118 74 24
25 259 - NURULLAH DÜZ 6 / C 1 6 -1.00 2 4 0.67 4 6 2.00 3 4 1.67 4 6 2.00 2 1 1.67 16.00 27.00 7.01 132.267 11314 120 76 25
26 78 - BÜŞRA NEGİZ 6 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 131.100 11387 122 78 26
27 300 - ZEYNEL KAZAN 6 / D 4 11 0.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 5 4 3.67 4 11 0.33 4 7 1.67 22.00 46.00 6.67 130.000 11461 125 81 27
28 273 - SEDAT SAVCI 6 / C 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 122.233 11794 131 86 28
29 166 - HASAN GÜN 6 / B 2 9 -1.00 0 7 -2.33 3 7 0.67 3 4 1.67 6 5 4.33 3 9 0.00 17.00 41.00 3.34 122.233 11794 131 86 28
30 246 - MELAYİK SAVCI 6 / B 2 12 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 3 5.00 7 8 4.33 3 12 -1.00 22.00 51.00 4.99 121.067 11900 134 89 30
31 40 - AZAT GÜVEN 6 / A 6 9 3.00 4 5 2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 22.00 52.00 4.66 118.867 11978 136 91 31
32 36000 - AYSUMA DÜZ 6 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.32 117.700 12120 139 94 32
33 113 - EYÜP ÖZ 6 / A 7 7 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 20.00 54.00 2.00 115.567 12164 140 95 33
34 118 - EYÜP ÖZKAN 0 / 0 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 113.333 12264 143 98 34
35 263 - PINAR YILMAZ 6 / C 4 10 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 14 -3.67 5 9 2.00 22.00 51.00 5.00 113.333 12264 143 98 34
36 253 - MÜBAREK İNAN 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 14 -3.67 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 113.300 12301 146 101 36
37 6 - ABDULAZİZ SUNGUR 6 / D 5 9 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 18.00 56.00 -0.66 106.700 12567 152 107 37
38 126 - FURKAN GÜN 6 / A 4 11 0.33 1 7 -1.33 3 6 1.00 3 6 1.00 4 9 1.00 2 8 -0.67 17.00 47.00 1.33 106.633 12588 153 108 38
39 134 - HALİL MUTLU 6 / A 5 8 2.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 6 0.00 4 10 0.67 2 11 -1.67 17.00 50.00 0.33 105.533 12615 154 109 39
40 296 - YUNUS NEGİZ 6 / D 3 12 -1.00 3 5 1.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 4 9 1.00 3 10 -0.33 18.00 49.00 1.67 104.467 12633 156 111 40
41 242 - MAŞALLAH ÖZKAN 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 13 -2.33 2 11 -1.67 20.00 53.00 2.33 104.433 12669 158 113 41
42 247 - MELEK ESEN 6 / B 2 12 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 19.00 55.00 0.66 102.200 12780 164 119 42
43 280 - SEYRAN YILMAZ 6 / D 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 11 -0.67 3 12 -1.00 20.00 54.00 1.99 97.733 12945 168 123 43
44 282 - SULTAN DOĞAN 6 / B 2 12 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 12 -2.00 4 9 1.00 18.00 53.00 0.33 91.100 13155 172 127 44
45 123 - EYÜP USLU 6 / A 4 10 0.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 11 -1.67 3 11 -0.67 15.00 55.00 -3.34 83.300 13335 175 130 45
46 243 - MEDİNE ÖZKAN 6 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 7 -1.33 2 13 -2.33 4 10 0.67 14.00 58.00 -5.32 82.300 13343 176 131 46
47 0 - HAMZA GÜVEN 6 / A 4 10 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 8 1.33 1 14 -3.67 15.00 56.00 -3.67 82.200 13375 177 132 47
48 0 - DİLBİRİN GÜVEN 6 / A 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 77.767 13472 179 134 48
49 261 - ÖMER ÖZKAN 6 / C 5 8 2.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 2 6 0.00 3 12 -1.00 0 13 -4.33 14.00 54.00 -4.00 76.667 13504 181 136 49
50 299 - ZERRİN GÜVEN 6 / D 2 13 -2.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 9 1.00 1 14 -3.67 15.00 58.00 -4.33 68.900 13611 184 139 50
51 232 - KASİDE TUNÇ 6 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.35 64.367 13691 185 140 51
52 287 - ŞERİFE ANİ 6 / D 3 10 -0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 12 -1.00 2 12 -2.00 12.00 60.00 -8.00 62.233 13698 187 142 52
53 297 - YUSUF KILIÇ 6 / D 1 14 -3.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 14 -3.67 3 12 -1.00 11.00 63.00 -10.01 38.833 13792 189 144 53


