
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

KATILIMLAR

1 117 FURKAN ÖZKAN 8C 10 8 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 0 1 -0,33 10 9 7,00 43 23 35,33 279,065 1 1 1 11 8629

2 208 PEYRÜZE SOYAL 8B 11 7 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 1 4,67 2 3 1,00 5 11 1,33 38 26 29,33 266,906 1 2 2 20 11117

3 22 AYNUR AKÇAY 8B 8 10 4,67 3 6 1,00 7 2 6,33 3 5 1,33 8 9 5,00 6 11 2,33 35 43 20,66 266,191 2 3 3 24 11286

4 4 ABDULLAH ESEN 8C 10 10 6,67 2 6 0,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 38 50 21,34 265,060 2 4 4 25 11550

5 28 BERFİN PEKTAŞ 8D 6 9 3,00 3 1 2,67 8 1 7,67 4 1 3,67 5 7 2,67 8 9 5,00 34 28 24,68 264,119 1 5 5 26 11770

6 129 HAMDİYE GÜNGÖR 8B 6 11 2,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 3 3,00 7 13 2,67 9 10 5,67 39 43 24,67 264,017 3 6 6 27 11795

7 12 ABDURAHMAN ÖZKAN 8C 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 10 5,67 9 11 5,33 35 54 17,01 260,047 3 7 7 33 12761

8 316 YUSUF ÖZKAN 8A 6 7 3,67 5 2 4,33 8 1 7,67 3 4 1,67 1 0 1,00 9 9 6,00 32 23 24,34 259,948 1 8 8 34 12796

9 163 MAKBULE SUNGUR 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 1 6,67 1 5 -0,67 8 9 5,00 38 33 27,00 259,913 2 9 9 35 12805

10 192 NEZİR YILMAZ 8C 7 9 4,00 4 4 2,67 7 3 6,00 3 4 1,67 2 5 0,33 9 5 7,33 32 30 22,00 257,054 4 10 10 44 13600

11 218 ROJDIL GÜVEN 8A 9 9 6,00 5 5 3,33 7 2 6,33 7 1 6,67 3 7 0,67 6 12 2,00 37 36 25,00 255,095 3 11 11 49 14139

12 147 HEVİDAR GS SAĞLAM GS8C 8 12 4,00 4 5 2,33 5 4 3,67 7 2 6,33 0 2 -0,67 8 10 4,67 32 35 20,33 243,964 5 12 12 76 17599

13 174 MERYEM OGAN 8B 6 9 3,00 2 5 0,33 2 6 0,00 5 3 4,00 6 10 2,67 6 11 2,33 27 44 12,33 239,677 4 13 13 87 19115

14 87 ESMA ÖZKAN 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 30 60 10,01 239,601 4 14 14 89 19141

15 104 FURKAN ÖZ 8B 9 10 5,67 3 5 1,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 12 -1,00 7 10 3,67 32 46 16,67 239,124 5 15 15 93 19309

16 170 NURİ TURGUT 8B 7 12 3,00 2 6 0,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 7 9 4,00 4 12 0,00 26 50 9,34 236,987 6 16 16 96 20097

17 180 MİZGİN ACARR 8B 9 9 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 3 3,00 5 7 2,67 2 16 -3,33 29 45 14,01 236,600 7 17 17 99 20219

18 189 NARİN USLU 8A 6 12 2,00 4 3 3,00 8 2 7,33 4 4 2,67 4 8 1,33 3 9 0,00 29 38 16,33 233,549 5 18 18 111 21339

19 234 ŞEHMUS GÜN 8A 7 12 3,00 2 3 1,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 0 2 -0,67 10 10 6,67 24 40 10,67 232,647 6 19 19 116 21670

20 0 İ B   *  İ NE    GİZ 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 0 4 -1,33 25 48 8,99 226,493 2 20 20 153 24098

21 214 ÖMER SAVCI 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 7 13 2,67 25 54 6,99 225,333 6 21 21 159 24549

22 1005 NURTEN YILDIZ 8D 6 11 2,33 2 4 0,67 6 4 4,67 2 5 0,33 2 3 1,00 5 13 0,67 23 40 9,67 224,477 3 22 22 164 24891

23 52 BÜŞRA GÜN 8C 6 10 2,67 3 3 2,00 4 2 3,33 2 5 0,33 3 9 0,00 5 10 1,67 23 39 10,00 223,206 7 23 23 169 25397

24 144 HATİME SEVİNÇ 8D 5 11 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 5 5 3,33 2 9 -1,00 19 41 5,33 222,229 4 24 24 174 25781

25 226 ŞEFA ÖZKAN 8C 6 13 1,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 5 2,33 5 12 1,00 3 15 -2,00 30 52 12,67 221,672 8 25 25 178 25994

26 33 BEYTULLAH FİDAN GS 8B 7 9 4,00 1 6 -1,00 6 2 5,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 5 11 1,33 24 39 11,00 221,005 8 26 26 181 26231

27 120 GURBET İNAN 8B 8 6 6,00 1 6 -1,00 3 4 1,67 4 2 3,33 1 5 -0,67 2 7 -0,33 19 30 9,00 220,965 9 27 27 182 26261

28 81 ENDER ÖZKAN 8A 4 12 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 12 1,00 7 13 2,67 26 57 7,00 219,553 7 28 28 184 26826

29 99 FATMA ANİ 8C 7 13 2,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 29 49 12,67 218,708 9 29 29 189 27146

30 94 ESRA ÖSKAN 8A 6 6 4,00 0 5 -1,67 5 5 3,33 5 1 4,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 20 31 9,66 218,019 8 30 30 191 27376

31 169 MEHMET DÜZ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 5 1,33 7 13 2,67 3 16 -2,33 26 61 5,67 216,891 9 31 31 197 27757

32 172 MERVE SAĞLAM 8C 6 11 2,33 1 4 -0,33 4 3 3,00 3 5 1,33 0 7 -2,33 7 8 4,33 21 38 8,33 215,655 10 32 32 208 28212

33 44 BEYTULLAH İNAN 8C 4 11 0,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 3 3 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 19 40 5,67 215,166 11 33 33 209 28383

34 86 ERK* ÖZK* 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 2 2,33 3 17 -2,67 23 52 5,66 215,151 12 34 34 211 28388

35 145 RÜZGAR ÖZKAN 8D 6 8 3,33 4 3 3,00 2 5 0,33 2 4 0,67 3 10 -0,33 3 10 -0,33 20 40 6,67 213,557 5 35 35 221 28949

36 85 EREN ÖZKAN 8D 4 14 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 5 11 1,33 26 54 8,00 212,608 6 36 36 228 29282

37 127 HACİRE ÖZCAN 8A 6 8 3,33 0 5 -1,67 3 5 1,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 4 9 1,00 17 40 3,65 210,942 10 37 37 238 29870

38 199 ONUR GÜN 8A 5 12 1,00 1 5 -0,67 2 6 0,00 2 4 0,67 6 12 2,00 16 39 3,00 210,105 11 38 38 243 30164

39 1 ABDULHAKİM AKPINAR8D 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 14 -1,67 6 9 3,00 22 55 3,66 209,944 7 39 39 245 30213

40 29 BERİVAN ES E R 8D 3 12 -1,00 0 6 -2,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 6 6 4,00 16 42 2,00 209,402 8 40 40 248 30383

41 1002 MERT ÖZKAN 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 4 2,67 3 6 1,00 2 15 -3,00 8 11 4,33 26 57 7,00 208,759 13 41 41 251 30599

42 185 MUSTAFA YILMAZ 8D 4 14 -0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 5 11 1,33 2 7 -0,33 20 50 3,33 208,318 9 42 42 255 30750

43 3 ABDULHAKİM GÖK 8A 6 12 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 6 12 2,00 3 15 -2,00 20 61 -0,33 207,476 12 43 43 261 31017

44 238 UĞUR AKÇAY 8A 3 13 -1,33 4 4 2,67 4 5 2,33 1 2 0,33 2 5 0,33 4 11 0,33 18 40 4,66 205,891 13 44 44 273 31492

45 133 HAMZA OGAN 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 19 51 2,00 205,337 14 45 45 275 31681

46 176 MESUT TURGUT 8D 2 10 -1,33 4 6 2,00 5 3 4,00 1 9 -2,00 2 4 0,67 2 6 0,00 16 38 3,34 205,096 10 46 46 277 31747

47 136 HARUN MUTLU 8B 4 10 0,67 1 6 -1,00 2 5 0,33 2 4 0,67 3 10 -0,33 4 8 1,33 16 43 1,67 204,679 10 47 47 280 31889
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

KATILIMLAR

48 124 HACI SUNGUR 8D 5 14 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 60 6,99 204,676 11 48 48 281 31890

49 100 FATMA TURGUT 8D 6 10 2,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 9 -1,00 3 13 -1,33 21 50 4,33 204,356 12 49 49 284 31984

50 72 DERYA MUTLU 8D 4 13 -0,33 4 3 3,00 4 4 2,67 5 2 4,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 20 39 7,01 202,402 13 50 50 301 32576

51 139 HASAN ÖZKAN 8D 5 14 0,33 6 3 5,00 3 6 1,00 2 6 0,00 2 11 -1,67 5 13 0,67 23 53 5,33 201,989 14 51 51 302 32684

52 141 HATİCE SELÇUK 8C 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 11 3,33 25 63 3,99 201,639 14 52 52 303 32772

53 167 MEDİNE ESEN  3 14 -1,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 3 4 1,67 3 3 2,00 2 14 -2,67 17 47 1,33 201,292 1 53 53 308 32866

54 181 MİZGİN DÜ ZGÜ N 8C 4 14 -0,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 6 14 1,33 20 53 2,32 201,265 15 54 54 309 32874

55 0 HAMZA SÜMER 8B 5 13 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 4 -0,33 1 15 -4,00 7 9 4,00 23 51 6,00 201,020 11 55 55 311 32936

56 51 BURHAN YILMAZ 8B 4 15 -1,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 4 10 0,67 18 51 1,00 200,164 12 56 56 314 33143

57 309 YAĞMUR GÜVEN 8A 3 10 -0,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 2 2,33 1 5 -0,67 3 8 0,33 13 36 0,99 197,989 15 57 57 320 33660

58 220 ROJGÜL GÜVEN 8A 5 13 0,67 3 5 1,33 3 5 1,33 3 5 1,33 5 11 1,33 0 17 -5,67 19 56 0,32 194,992 16 58 58 334 34271

59 313 YUSUF ÖZ 8C 5 15 0,00 2 6 0,00 4 1 3,67 0 5 -1,67 1 9 -2,00 4 13 -0,33 16 49 -0,33 190,158 16 59 59 345 35044

60 50 BİLAL USLU 8D 3 12 -1,00 2 5 0,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 2 12 -2,00 0 1 -0,33 11 40 -2,33 184,427 15 60 60 351 35692

61 150 İREM GÜVEN 8D 4 10 0,67 5 1 4,67 2 5 0,33 0 7 -2,33 0 11 -3,67 3 9 0,00 14 43 -0,33 184,424 16 61 61 352 35693

62 131 HALİL YILMAZ 8D 4 13 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 16 -2,33 18 68 -4,66 175,824 17 62 62 370 36223

63 112 ENES TUNÇ 8B 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 3 16 -2,33 18 71 -5,67 163,735 13 63 63 378 36513
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(63)
1,96 1,62 2,90 1,25 0,33 1,21 9,27 221,060

İlçe
(63)

1,96 (1) 1,62 (1) 2,90 (1) 1,25 (1) 0,33 (1) 1,21 (1) 9,27 (1) 221,060
İl

(378)
2,52 (14) 1,62 (7) 3,02 (9) 0,87 (6) 0,41 (8) 1,20 (9) 9,64 (7) 222,290

Genel
(36641)

4,54 (400) 3,27 (319) 4,81 (336) 2,75 (323) 1,47 (274) 3,87 (415) 20,71 (569) 251,870
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(1)
-1,67 -0,67 2,67 1,67 2,00 -2,67 1,33 201,290

8A
(16)

2,25 0,85 2,58 1,92 0,76 1,10 9,46 223,000
8B
(13)

3,15 1,31 3,56 1,72 0,51 1,28 11,53 227,770
8C
(16)

1,94 2,06 3,52 1,62 0,33 2,46 11,93 227,620
8D
(17)

1,00 2,31 2,14 -0,10 -0,26 0,32 5,41 209,080
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kazım Karabekir Ortaokulu okulunda 63 5

İDİL ilçesinde 63 5 1
ŞIRNAK ilinde 378 41 16 3

Genelde 36641 2644 734 190 51

DERECELER

Genelde sınava 734 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 625. oldu

ŞIRNAK ilinde sınava 16 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 9. oldu

İDİL ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (63 Öğrenci) 20 5,59 11,51 28

Türkçe 20 5,59 11,51 28
[-] Metnin ana fikrini belirler. 2 0,32 1,43 16

[-] Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,24 0,68 24

[-] Metnin türlerini ayırt eder. 1 0,30 0,44 30

[-] Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0,62 1,16 31

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0,54 0,43 54

[+] Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0,79 0 79

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,46 1,30 23

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0,94 1,75 31

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,41 0,46 41

[-] Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0,35 1,22 17

[-] Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0,16 0,79 16

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,16 0,68 16

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-
nın anlamını tahmin eder.

1 0,22 0,30 22

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,08 0,86 8

Soru D Y %

Sözel (TAR) (63 Öğrenci) 10 3,30 5,03 33

Tarih 10 3,30 5,03 33
[-] Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0,51 1,16 25

[-] I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0,38 0,51 38

[-] Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0,11 0,65 11

[-] Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0,41 0,46 41

[+] Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0,57 0,29 57

[-] Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0,41 0,46 41

[-] Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0,46 0,37 46

[-] Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0,29 0,48 29

[-] Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in
tutumunu kavrar.

1 0,16 0,67 16

Soru D Y %

Sözel (DİN) (63 Öğrenci) 10 4,43 4,57 44

Din K.ve A.B. 10 4,43 4,57 44
[-] Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0,41 0,52 41

[-] Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0,40 0,35 40

[-] İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0,44 0,49 44

[-] Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0,44 0,40 44

[-] Sadaka ibadetini kavrar. 1 0,22 0,57 22

[+] Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0,70 0,27 70

[-] Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0,32 0,63 32

[-] İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0,48 0,43 48

[+] Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0,63 0,37 63

[-] Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0,38 0,54 38

Soru D Y %

Sözel (İNG) (63 Öğrenci) 10 2,92 5,00 29

İngilizce 10 2,92 5,00 29
[-] Making simple inquiries 1 0,44 0,49 44

[-] Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and
reasons

2 0,37 1,17 18

[-] Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0,67 0,71 33

[-] Understanding short and simple texts about regular activities
of teenagers

1 0,24 0,52 24

[-] Understanding a short and simple paragraph about regular
activities of teenagers

1 0,25 0,43 25

[-] Expressing preferences 1 0,29 0,52 29

[-] Understanding short and simple invitation letters, cards and e-
mails

1 0,40 0,51 40

[-] Making simple inquiries about invitations 1 0,27 0,63 27

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (61 Öğrenci) 20 3,20 8,59 16

Matematik 20 3,20 8,59 16
[-] Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0,23 0,89 11

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

2 0,31 0,90 16

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

3 0,61 1,03 20

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

2 0,43 0,92 21

[-] Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla
ilişkilendirir.

1 0,11 0,41 11

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,13 0,43 13

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0,56 1,28 19

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

1 0,05 0,44 5

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

4 0,64 1,85 16

[-] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0,13 0,44 13

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (63 Öğrenci) 20 4,86 10,94 24

Fen 20 4,86 10,94 24
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0,40 1,81 13

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0,81 1,41 27

[-] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arasında ilişki kurar.

1 0,29 0,52 29

[-] DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0,51 1,10 25

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

4 0,76 2,59 19

[-] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorumyapar.

1 0,24 0,51 24

[-] Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0,32 0,52 32

[-] Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0,37 0,38 37

[-] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

4 1,17 2,10 29



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

SINIF:  

KATILIMLAR

1 167 MEDİNE ESEN  3 14 -1,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 3 4 1,67 3 3 2,00 2 14 -2,67 17 47 1,33 201,292 1 53 53 308 32866

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 316 YUSUF ÖZKAN 8A 6 7 3,67 5 2 4,33 8 1 7,67 3 4 1,67 1 0 1,00 9 9 6,00 32 23 24,34 259,948 1 8 8 34 12796

2 163 MAKBULE SUNGUR 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 1 6,67 1 5 -0,67 8 9 5,00 38 33 27,00 259,913 2 9 9 35 12805

3 218 ROJDIL GÜVEN 8A 9 9 6,00 5 5 3,33 7 2 6,33 7 1 6,67 3 7 0,67 6 12 2,00 37 36 25,00 255,095 3 11 11 49 14139

4 87 ESMA ÖZKAN 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 30 60 10,01 239,601 4 14 14 89 19141

5 189 NARİN USLU 8A 6 12 2,00 4 3 3,00 8 2 7,33 4 4 2,67 4 8 1,33 3 9 0,00 29 38 16,33 233,549 5 18 18 111 21339

6 234 ŞEHMUS GÜN 8A 7 12 3,00 2 3 1,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 0 2 -0,67 10 10 6,67 24 40 10,67 232,647 6 19 19 116 21670

7 81 ENDER ÖZKAN 8A 4 12 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 12 1,00 7 13 2,67 26 57 7,00 219,553 7 28 28 184 26826

8 94 ESRA ÖSKAN 8A 6 6 4,00 0 5 -1,67 5 5 3,33 5 1 4,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 20 31 9,66 218,019 8 30 30 191 27376

9 169 MEHMET DÜZ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 5 1,33 7 13 2,67 3 16 -2,33 26 61 5,67 216,891 9 31 31 197 27757

10 127 HACİRE ÖZCAN 8A 6 8 3,33 0 5 -1,67 3 5 1,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 4 9 1,00 17 40 3,65 210,942 10 37 37 238 29870

11 199 ONUR GÜN 8A 5 12 1,00 1 5 -0,67 2 6 0,00 2 4 0,67 6 12 2,00 16 39 3,00 210,105 11 38 38 243 30164

12 3 ABDULHAKİM GÖK 8A 6 12 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 6 12 2,00 3 15 -2,00 20 61 -0,33 207,476 12 43 43 261 31017

13 238 UĞUR AKÇAY 8A 3 13 -1,33 4 4 2,67 4 5 2,33 1 2 0,33 2 5 0,33 4 11 0,33 18 40 4,66 205,891 13 44 44 273 31492

14 133 HAMZA OGAN 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 19 51 2,00 205,337 14 45 45 275 31681

15 309 YAĞMUR GÜVEN 8A 3 10 -0,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 2 2,33 1 5 -0,67 3 8 0,33 13 36 0,99 197,989 15 57 57 320 33660

16 220 ROJGÜL GÜVEN 8A 5 13 0,67 3 5 1,33 3 5 1,33 3 5 1,33 5 11 1,33 0 17 -5,67 19 56 0,32 194,992 16 58 58 334 34271

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 208 PEYRÜZE SOYAL 8B 11 7 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 5 1 4,67 2 3 1,00 5 11 1,33 38 26 29,33 266,906 1 2 2 20 11117

2 22 AYNUR AKÇAY 8B 8 10 4,67 3 6 1,00 7 2 6,33 3 5 1,33 8 9 5,00 6 11 2,33 35 43 20,66 266,191 2 3 3 24 11286

3 129 HAMDİYE GÜNGÖR 8B 6 11 2,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 3 3,00 7 13 2,67 9 10 5,67 39 43 24,67 264,017 3 6 6 27 11795

4 174 MERYEM OGAN 8B 6 9 3,00 2 5 0,33 2 6 0,00 5 3 4,00 6 10 2,67 6 11 2,33 27 44 12,33 239,677 4 13 13 87 19115

5 104 FURKAN ÖZ 8B 9 10 5,67 3 5 1,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 12 -1,00 7 10 3,67 32 46 16,67 239,124 5 15 15 93 19309

6 170 NURİ TURGUT 8B 7 12 3,00 2 6 0,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 7 9 4,00 4 12 0,00 26 50 9,34 236,987 6 16 16 96 20097

7 180 MİZGİN ACARR 8B 9 9 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 3 3,00 5 7 2,67 2 16 -3,33 29 45 14,01 236,600 7 17 17 99 20219

8 33 BEYTULLAH FİDAN GS 8B 7 9 4,00 1 6 -1,00 6 2 5,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 5 11 1,33 24 39 11,00 221,005 8 26 26 181 26231

9 120 GURBET İNAN 8B 8 6 6,00 1 6 -1,00 3 4 1,67 4 2 3,33 1 5 -0,67 2 7 -0,33 19 30 9,00 220,965 9 27 27 182 26261

10 136 HARUN MUTLU 8B 4 10 0,67 1 6 -1,00 2 5 0,33 2 4 0,67 3 10 -0,33 4 8 1,33 16 43 1,67 204,679 10 47 47 280 31889

11 0 HAMZA SÜMER 8B 5 13 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 4 -0,33 1 15 -4,00 7 9 4,00 23 51 6,00 201,020 11 55 55 311 32936

12 51 BURHAN YILMAZ 8B 4 15 -1,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 6 0,00 4 10 0,67 18 51 1,00 200,164 12 56 56 314 33143

13 112 ENES TUNÇ 8B 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 3 16 -2,33 18 71 -5,67 163,735 13 63 63 378 36513

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 117 FURKAN ÖZKAN 8C 10 8 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 0 1 -0,33 10 9 7,00 43 23 35,33 279,065 1 1 1 11 8629

2 4 ABDULLAH ESEN 8C 10 10 6,67 2 6 0,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 38 50 21,34 265,060 2 4 4 25 11550

3 12 ABDURAHMAN ÖZKAN 8C 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 10 5,67 9 11 5,33 35 54 17,01 260,047 3 7 7 33 12761

4 192 NEZİR YILMAZ 8C 7 9 4,00 4 4 2,67 7 3 6,00 3 4 1,67 2 5 0,33 9 5 7,33 32 30 22,00 257,054 4 10 10 44 13600

5 147 HEVİDAR GS SAĞLAM GS8C 8 12 4,00 4 5 2,33 5 4 3,67 7 2 6,33 0 2 -0,67 8 10 4,67 32 35 20,33 243,964 5 12 12 76 17599

6 214 ÖMER SAVCI 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 7 13 2,67 25 54 6,99 225,333 6 21 21 159 24549

7 52 BÜŞRA GÜN 8C 6 10 2,67 3 3 2,00 4 2 3,33 2 5 0,33 3 9 0,00 5 10 1,67 23 39 10,00 223,206 7 23 23 169 25397

8 226 ŞEFA ÖZKAN 8C 6 13 1,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 5 2,33 5 12 1,00 3 15 -2,00 30 52 12,67 221,672 8 25 25 178 25994

9 99 FATMA ANİ 8C 7 13 2,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 29 49 12,67 218,708 9 29 29 189 27146

10 172 MERVE SAĞLAM 8C 6 11 2,33 1 4 -0,33 4 3 3,00 3 5 1,33 0 7 -2,33 7 8 4,33 21 38 8,33 215,655 10 32 32 208 28212

11 44 BEYTULLAH İNAN 8C 4 11 0,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 3 3 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 19 40 5,67 215,166 11 33 33 209 28383

12 86 ERK* ÖZK* 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 2 2,33 3 17 -2,67 23 52 5,66 215,151 12 34 34 211 28388

13 1002 MERT ÖZKAN 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 4 2,67 3 6 1,00 2 15 -3,00 8 11 4,33 26 57 7,00 208,759 13 41 41 251 30599

14 141 HATİCE SELÇUK 8C 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 11 3,33 25 63 3,99 201,639 14 52 52 303 32772

15 181 MİZGİN DÜ ZGÜ N 8C 4 14 -0,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 6 14 1,33 20 53 2,32 201,265 15 54 54 309 32874

16 313 YUSUF ÖZ 8C 5 15 0,00 2 6 0,00 4 1 3,67 0 5 -1,67 1 9 -2,00 4 13 -0,33 16 49 -0,33 190,158 16 59 59 345 35044

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 63 63 378 36641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 3,27 6 3 4,81 4 4 2,75 4 7 1,47 7 10 3,87 34 39 20,71 251,870

Okul Ortalaması 6 12 1,96 3 5 1,62 4 5 2,90 3 5 1,25 3 9 0,33 5 11 1,21 25 46 9,27 221,060

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 28 BERFİN PEKTAŞ 8D 6 9 3,00 3 1 2,67 8 1 7,67 4 1 3,67 5 7 2,67 8 9 5,00 34 28 24,68 264,119 1 5 5 26 11770

2 0 İ B   *  İ NE    GİZ 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 0 4 -1,33 25 48 8,99 226,493 2 20 20 153 24098

3 1005 NURTEN YILDIZ 8D 6 11 2,33 2 4 0,67 6 4 4,67 2 5 0,33 2 3 1,00 5 13 0,67 23 40 9,67 224,477 3 22 22 164 24891

4 144 HATİME SEVİNÇ 8D 5 11 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 5 5 3,33 2 9 -1,00 19 41 5,33 222,229 4 24 24 174 25781

5 145 RÜZGAR ÖZKAN 8D 6 8 3,33 4 3 3,00 2 5 0,33 2 4 0,67 3 10 -0,33 3 10 -0,33 20 40 6,67 213,557 5 35 35 221 28949

6 85 EREN ÖZKAN 8D 4 14 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 5 11 1,33 26 54 8,00 212,608 6 36 36 228 29282

7 1 ABDULHAKİM AKPINAR8D 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 14 -1,67 6 9 3,00 22 55 3,66 209,944 7 39 39 245 30213

8 29 BERİVAN ES E R 8D 3 12 -1,00 0 6 -2,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 6 6 4,00 16 42 2,00 209,402 8 40 40 248 30383

9 185 MUSTAFA YILMAZ 8D 4 14 -0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 5 11 1,33 2 7 -0,33 20 50 3,33 208,318 9 42 42 255 30750

10 176 MESUT TURGUT 8D 2 10 -1,33 4 6 2,00 5 3 4,00 1 9 -2,00 2 4 0,67 2 6 0,00 16 38 3,34 205,096 10 46 46 277 31747

11 124 HACI SUNGUR 8D 5 14 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 60 6,99 204,676 11 48 48 281 31890

12 100 FATMA TURGUT 8D 6 10 2,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 8 -1,67 2 9 -1,00 3 13 -1,33 21 50 4,33 204,356 12 49 49 284 31984

13 72 DERYA MUTLU 8D 4 13 -0,33 4 3 3,00 4 4 2,67 5 2 4,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 20 39 7,01 202,402 13 50 50 301 32576

14 139 HASAN ÖZKAN 8D 5 14 0,33 6 3 5,00 3 6 1,00 2 6 0,00 2 11 -1,67 5 13 0,67 23 53 5,33 201,989 14 51 51 302 32684

15 50 BİLAL USLU 8D 3 12 -1,00 2 5 0,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 2 12 -2,00 0 1 -0,33 11 40 -2,33 184,427 15 60 60 351 35692

16 150 İREM GÜVEN 8D 4 10 0,67 5 1 4,67 2 5 0,33 0 7 -2,33 0 11 -3,67 3 9 0,00 14 43 -0,33 184,424 16 61 61 352 35693

17 131 HALİL YILMAZ 8D 4 13 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 16 -2,33 18 68 -4,66 175,824 17 62 62 370 36223

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ESEN 167  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,292 251,870 1 53 53 308 32866

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 1 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 -1,67 1,96 4,54

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,67 2,90 4,81

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,67 1,25 2,75

Matematik 20 3 3 2,00 10 2,00 0,33 1,47

Fen 20 2 14 -2,67 -13 -2,67 1,21 3,87

Toplam: 90 17 47 1,33 1 1,33 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adAbcDbcaac  aCbd cd

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bbdcdbBAcd

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) bD BaaD Cd

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CbaB a  Ca

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) dd   B    d  D   B  

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) a  cbBaCdaa daba abc

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 14 15

Türkçe 20 3 14 15

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 14 10

Fen 20 2 14 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULHAKİM GÖK 3 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,476 251,870 12 43 43 261 31017

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 6 12 2,00 10 0,76 0,33 1,47

Fen 20 3 15 -2,00 -10 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 20 61 -0,33 0 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) aBdCdACc aB dbdabcdA

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) daCbCbdc c

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) cabBDacdbc

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) ab c dbaCa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) Cdbca b dACBacAdadbC

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dcabdacCcaDaCba* c a

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 15 15

Fen 20 3 15 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENDER ÖZKAN 81 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,553 251,870 7 28 28 184 26826

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 5 12 1,00 5 0,76 0,33 1,47

Fen 20 7 13 2,67 13 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 26 57 7,00 8 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) DdcaBCac  dcda c bBd

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bDdbdAcdac

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) AbdBbbadCc

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CbcBAcbDCc

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) CBbcaabDddCdB b  caa

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) acCAAacdabDcCDadaDca

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 0 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÖZKAN 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,601 251,870 4 14 14 89 19141

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 8 12 4,00 20 0,76 0,33 1,47

Fen 20 6 14 1,33 7 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 30 60 10,00 11 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cBaabbaacdDBAdBBdcBa

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) daAcACbdba

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) cCcbabBdcA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) adcaBcdBbC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bbcaCADcBacaDCBacCad

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) cDaDabbbcDaBaaBcdaBc

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÖSKAN 94 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,019 251,870 8 30 30 191 27376

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 0 5 -1,67 -17 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 5 1 4,67 47 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 0,76 0,33 1,47

Fen 20 3 8 0,33 2 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 20 31 9,67 11 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) D  dB  cBDaAaab     

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR)  cac cd   

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) AcAaDCDddd

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) Ca BAB   D

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) a bcC   d  ad       

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) ac c   C Cb bb C a a

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 6 25

Türkçe 20 5 6 25

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 0 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 5 0

Tarih 10 0 5 0

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 0 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 6 5

Matematik 20 1 6 5

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 8 15

Fen 20 3 8 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HACİRE ÖZCAN 127 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,942 251,870 10 37 37 238 29870

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 0 5 -1,67 -17 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 0,76 0,33 1,47

Fen 20 4 9 1,00 5 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 17 40 3,67 4 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) ca C C adBDcc  Ba d 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) da   a a d

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) aCBaC ab d

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) aCaD c  ad

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)  aa  c cdC   a a Ca 

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dc D    acbBbcBAb  c

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 8 25

Türkçe 20 5 8 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 5 0

Tarih 10 0 5 0

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 9 20

Fen 20 4 9 20

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA OGAN 133 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,337 251,870 14 45 45 275 31681

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,92 1,25 2,75

Fen 20 5 15 0,00 0 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 19 51 2,00 2 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cabCbaDaccDdAbDaCbdb

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) acbdAabdca

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) ddBcCbadDA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) DacaBAcaba

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (FEN) ccbcCDbdabadbcBAbdBa

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 4 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE SUNGUR 163 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,913 251,870 2 9 9 35 12805

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 5 5 3,33 33 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,76 0,33 1,47

Fen 20 8 9 5,00 25 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 38 33 27,00 30 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cBaCbCDbAaDBddABdbaD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) abABAdddDC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) aCBDCDaADb

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) DCb BAB CC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) dc   b da      C    

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dDaDCDbb bCcCBB c ca

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DÜZ 169 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,891 251,870 9 31 31 197 27757

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 4 6 2,00 20 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 7 13 2,67 13 0,76 0,33 1,47

Fen 20 3 16 -2,33 -12 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 26 61 5,67 6 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adAbBDdcdbdbCcCcdaBd

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) abacCAcdDB

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) dDbBbCaaad

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) b dc BDbCa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) bBCadcCDdbCaacbbDBca

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) acbbcBddaaaDbac bDac

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN USLU 189 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,549 251,870 5 18 18 111 21339

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 4 3 3,00 30 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 4 8 1,33 7 0,76 0,33 1,47

Fen 20 3 9 0,00 0 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 29 38 16,33 18 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) DabCBDadabB aDaab ab

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bDa bA AD 

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) cDABDCaBCB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) dCaBAc D c

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) babc  CadACc   b   C

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dBa  BcaaCb b     bd

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 0 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 9 15

Fen 20 3 9 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR GÜN 199 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,105 251,870 11 38 38 243 30164

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,92 1,25 2,75

Fen 20 6 12 2,00 10 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 16 39 3,00 3 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) DdcaB  daDBcdabab  c

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) dcbb   Ac 

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) b caD baCd

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) Cac A   ba

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (FEN)  aadcdBd dbbCDDCDcbd

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 5 10

Tarih 10 1 5 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDIL GÜVEN 218 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,095 251,870 3 11 11 49 14139

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 5 5 3,33 33 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,76 0,33 1,47

Fen 20 6 12 2,00 10 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 37 36 25,00 28 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adbCBBdAaDB dDaaC Bc

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) aDbdaABADc

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) ADAa CcBCB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CC BAB DCa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) aa B c bc   c b D D 

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) Bca ddB*aabDbacC DDd

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJGÜL GÜVEN 220 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,992 251,870 16 58 58 334 34271

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 3 5 1,33 13 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 5 11 1,33 7 0,76 0,33 1,47

Fen 20 0 17 -5,67 -28 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 19 56 0,33 0 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cBAdBCacacccdDbab  c

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR)  ba CABdcd

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) Aad cCcBb 

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CbdB aD aa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) CdCcaBCa  b dcb acbC

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) caadddab ba bcbab bc

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 2 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 0 17 0

Fen 20 0 17 0

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHMUS GÜN 234 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,647 251,870 6 19 19 116 21670

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 2 3 1,00 10 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,76 0,33 1,47

Fen 20 10 10 6,67 33 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 24 40 10,67 12 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) Dd aB ddaDBcbaaaCDdc

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) CD cb a   

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) bacBaCcBCc

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) dCcad  bba

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT)          d        b 

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) daadcBBdBdbbCDDCDDbB

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR AKÇAY 238 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,891 251,870 13 44 44 273 31492

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 13 -1,33 -7 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 4 4 2,67 27 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 2 5 0,33 2 0,76 0,33 1,47

Fen 20 4 11 0,33 2 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 18 40 4,67 5 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cd abbbdcd ad CBbAd 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR)  DcdAb aDC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCaaCcBb c

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) cC b      

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)  a   c dBC da       

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) Bbbc D aabd CaBdb a 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 13 15

Türkçe 20 3 13 15

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 0 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 0 0
Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜVEN 309 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,989 251,870 15 57 57 320 33660

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,76 0,33 1,47

Fen 20 3 8 0,33 2 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 13 36 1,00 1 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cd C a dcd cd  dd B 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) dc a  cacC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) cC  ac dbA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) D  a A B a

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) da  b   d   c  C    

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN)    Dac d  b CadAc d 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 10 10

Türkçe 20 2 10 10

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 0 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 8 15

Fen 20 3 8 15

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 0 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 2 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZKAN 316 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,948 251,870 1 8 8 34 12796

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 2,25 1,96 4,54

Tarih 10 5 2 4,33 43 0,85 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 2,58 2,90 4,81

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,92 1,25 2,75

Matematik 20 1 0 1,00 5 0,76 0,33 1,47

Fen 20 9 9 6,00 30 1,10 1,21 3,87

Toplam: 90 32 23 24,33 27 9,38 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bB  Dac   Dada dC  D

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR)   ABAC aDd

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCBaCDBA A

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) aaDD d  dC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)                 B   

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BDDbCDab bbBCBddd dB

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 7 25

Türkçe 20 5 7 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 0 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 3 1 75
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR AKÇAY 22 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,191 251,870 2 3 3 24 11286

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 8 9 5,00 25 0,51 0,33 1,47

Fen 20 6 11 2,33 12 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 35 43 20,67 23 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bBDCabcd  DaAaDBabaD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) BccBbbc Da

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCaaC BADA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) aCb  ccaCC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) aDaDCAbaBCAdD a  ada

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BcaD cDaDbbabB cAa c

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH FİDAN GS 33 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,005 251,870 8 26 26 181 26231

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 0,51 0,33 1,47

Fen 20 5 11 1,33 7 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 24 39 11,00 12 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cdD  aca BbadCDBC aD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) da c C dbb

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCdDC  ADc

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG)  CD adBabC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)  Dc  c  d c b d  a  

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) d DaCbab baBC B daca

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Making simple inquiries about invitations 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 7 5

Matematik 20 1 7 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN YILMAZ 51 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,164 251,870 12 56 56 314 33143

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 2 6 0,00 0 0,51 0,33 1,47

Fen 20 4 10 0,67 3 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 18 51 1,00 1 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) dBadaCbadcacbdCBada 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) aD acaAdDb

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) caBcabdcDb

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) cCbDc cdCa

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) d  aC    Cb    dd a 

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) cD caD bb d bdB da B

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 15 20

Türkçe 20 4 15 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TUNÇ 112 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
163,735 251,870 13 63 63 378 36513

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 0,51 0,33 1,47

Fen 20 3 16 -2,33 -12 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 18 71 -5,67 -6 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) babCbdaabaacdCAcabda

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) BDcdAbbaDb

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) aaBcCbaADb

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) baabBcadCb

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bbcbabbaabbaaCadcadC

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BccadbaCaaddbacdcCd 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZ 104 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,124 251,870 5 15 15 93 19309

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 3 5 1,33 13 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 0,51 0,33 1,47

Fen 20 7 10 3,67 18 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 32 46 16,67 19 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bBcCDdbacBbBAdDaCA a

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) dDcBcab  C

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) aCBDCDacDA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) adDaBb dbC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) aD ab aBdd cc Bda cb

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dbDaCD CabaBadBc aB 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GURBET İNAN 120 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,965 251,870 9 27 27 182 26261

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,51 0,33 1,47

Fen 20 2 7 -0,33 -2 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 19 30 9,00 10 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR)  cDC b a dDBd DcC BD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) c  Bbdd ab

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) dC cC ad A

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) DCcD    Ca

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bb  C a d c         

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN)  bbD D   b  dcc b   

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 7 10

Fen 20 2 7 10

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDİYE GÜNGÖR 129 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,017 251,870 3 6 6 27 11795

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 7 13 2,67 13 0,51 0,33 1,47

Fen 20 9 10 5,67 28 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 39 43 24,67 27 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adbCBBaAdD  bcCab ab

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) CcdACAaADc

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) ADAabCD CB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) d d A aDCD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) bcCcbddDccaBBDcabBDa

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dcacdB CabDcCDDCDDcd

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA SÜMER 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,020 251,870 11 55 55 311 32936

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 4 5 2,33 23 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 1 15 -4,00 -20 0,51 0,33 1,47

Fen 20 7 9 4,00 20 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 23 51 6,00 7 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adcbdBCcBD  dbdbaDab

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) Cbac cBbDB

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) bcbBcCDBCc

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) Cba   ba  

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) acbc adaacba D  adcb

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) cd b dBd bbDCaD DDDd

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 0 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 15 5

Matematik 20 1 15 5

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN MUTLU 136 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,679 251,870 10 47 47 280 31889

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 0,51 0,33 1,47

Fen 20 4 8 1,33 7 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 16 43 1,67 2 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bc C b bcd Bb Aad Ba

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) ac B ac ab

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) abBaa  d A

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) ca D bB  d

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) dbd  AccdC  D dba c 

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) Bc  db C  acC Bb  dd

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 10 20

Türkçe 20 4 10 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 2 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 0 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 1 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM OGAN 174 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,677 251,870 4 13 13 87 19115

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 2 5 0,33 3 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 6 10 2,67 13 0,51 0,33 1,47

Fen 20 6 11 2,33 12 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 27 44 12,33 14 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) aBddBAbAB cba    Dcb

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) C   abaAaa

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) A ba aacCd

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CaBBA  cCa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) CBCBbcbDac  d  abBca

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) B  bABBbdbabbbcCc cB

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 1 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİZGİN ACARR 180 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,600 251,870 7 17 17 99 20219

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 5 7 2,67 13 0,51 0,33 1,47

Fen 20 2 16 -3,33 -17 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 29 45 14,00 16 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) acACBDCdcDB aDdaC ab

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) aDC bAdccd

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) dccaDCDBCB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CC B  Dcbb

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT)  dCcbBd  ACBd  bb   

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dcabbaddBbb  aadcbcB

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 2 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 16 10

Fen 20 2 16 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURİ TURGUT 170 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,987 251,870 6 16 16 96 20097

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 7 9 4,00 20 0,51 0,33 1,47

Fen 20 4 12 0,00 0 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 26 50 9,33 10 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adcCB CcacBcdbdaC Bd

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) db AdA bca

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) A AdbCaBdB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) bad b cbaD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) CBd CaCb dCaBcda  bC

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dc dcBBd bcD ac cacB

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 9 35

Matematik 20 7 9 35

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
PEYRÜZE SOYAL 208 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,906 251,870 1 2 2 20 11117

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 13 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 3,15 1,96 4,54

Tarih 10 7 2 6,33 63 1,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,56 2,90 4,81

İngilizce 10 5 1 4,67 47 1,72 1,25 2,75

Matematik 20 2 3 1,00 5 0,51 0,33 1,47

Fen 20 5 11 1,33 7 1,28 1,21 3,87

Toplam: 90 38 26 29,33 33 11,54 9,28 20,06

Sözel (TÜR)  d CDaDddBDBddCBCcBD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) BDABAdb DC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCBDCcBADc

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) a   BAB CC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) ab     B C d        

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dDcDCDcdbbb aBdc  d 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ESEN 4 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,060 251,870 2 4 4 25 11550

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 7 13 2,67 13 0,33 0,33 1,47

Fen 20 8 12 4,00 20 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 38 50 21,33 24 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bBDabCaabBDaAdAaCAdD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) d  aAdbdaC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCBDCbBADA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) bdcaBcBcad

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bcaDCADBcdABcdabcbda

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) cDDcdDDCaDCcaaBbbacd

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURAHMAN ÖZKAN 12 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,047 251,870 3 7 7 33 12761

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 9 10 5,67 28 0,33 0,33 1,47

Fen 20 9 11 5,33 27 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 35 54 17,00 19 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bBabcdcbcBbacdCabABc

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) BbAaACAbDd

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) aaBcbbBAbd

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) cCabBdBadd

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) CaBcCbbBBabaDC dcCBa

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) cDDbacaaDcaaCBBbcCBB

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 10 45

Matematik 20 9 10 45

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH İNAN 44 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,166 251,870 11 33 33 209 28383

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,33 0,33 1,47

Fen 20 4 6 2,00 10 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 19 40 5,67 6 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) dBcdbbDdbcadbCA     

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) cDAadacCbC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) dddbacBc  

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) bdDcBA    

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bccDbADcab          

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BaDDbcDabc          

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 0 0
Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 6 20

Fen 20 4 6 20

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 3 1 75
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA GÜN 52 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,206 251,870 7 23 23 169 25397

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 3 9 0,00 0 0,33 0,33 1,47

Fen 20 5 10 1,67 8 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 23 39 10,00 11 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cc  aaDaAcaacCDBa B 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) daAB C a  

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN)  CB C  Aab

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG)  CD abcd d

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)   c Cc cdC  Ddd  baa

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dba dDcdcca CBB   dB

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 10 30

Türkçe 20 6 10 30

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 0 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 0 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 0 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 3 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERK* ÖZK* 86 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,151 251,870 12 34 34 211 28388

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 3 2 2,33 12 0,33 0,33 1,47

Fen 20 3 17 -2,67 -13 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 23 52 5,67 6 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) dcDacbaadacBca BaAcD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) caAcAbAdbb

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCBDacBbac

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) DbDbadaBab

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)   cD A  B          a

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dbbDbcbabab*adBccaBc

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ANİ 99 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,708 251,870 9 29 29 189 27146

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,33 0,33 1,47

Fen 20 2 17 -3,67 -18 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 29 49 12,67 14 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adACBCddaDdbdcbDaDcc

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) CabbbAada 

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) AbABDCaBCB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CCBBdBDbaD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT)  c   a cBc dB   cdD 

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) cdac acaabbbbDbacDbc

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 2 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 2 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 17 10

Fen 20 2 17 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZKAN 117 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,065 251,870 1 1 1 11 8629

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 0,33 0,33 1,47

Fen 20 10 9 7,00 35 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 43 23 35,33 39 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adACB CcBa  aDdbCDBb

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) CDdAdABADB

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) cDABDCDdCB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CCBBA  DCc

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT)          c          

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) acCAABBbaCb CDDdcDad

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 2 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SELÇUK 141 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,639 251,870 14 52 52 303 32772

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,33 0,33 1,47

Fen 20 7 11 3,33 17 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 25 63 4,00 4 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) ccbbabcacccaAdCBacdb

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) daABdCcCbd

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BacbCcBADd

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) bCcaBccabd

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) aDdaaAbcabbdbddbaCBd

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) cDbDCcbbacCcC  AcdBd

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEVİDAR GS SAĞLAM GS 147 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,964 251,870 5 12 12 76 17599

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,33 0,33 1,47

Fen 20 8 10 4,67 23 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 32 35 20,33 23 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bdbacDCAaDBdaDbaCaaA

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) aaCddABA c

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) cDA aCDdCc

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CaBBAa DCD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) ad                  

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) Ba bdBdacCDbdDDCaD c

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZKAN 1002 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,759 251,870 13 41 41 251 30599

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 0,33 0,33 1,47

Fen 20 8 11 4,33 22 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 26 57 7,00 8 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) DdbCaDddaDBbacacdDcc

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bbddCAcAba

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN)  DABcCccb 

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) CdaBdabbC 

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) acbdCcd   dcabcdaaDa

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) a adABaCabbbCbDCaDDd

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 0 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 15 10

Matematik 20 2 15 10

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE SAĞLAM 172 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,655 251,870 10 32 32 208 28212

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 0 7 -2,33 -12 0,33 0,33 1,47

Fen 20 7 8 4,33 22 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 21 38 8,33 9 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) ad aBACbaD cdcbDC cc

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR)  b Adda   

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) cDA aC Bd 

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) Cba dd DdD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) d    d    d aacd    

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) aBbdAB C abbCD  D cc

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 4 10

Tarih 10 1 4 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 7 0

Matematik 20 0 7 0

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİZGİN DÜ ZGÜ N 181 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,265 251,870 15 54 54 309 32874

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,33 0,33 1,47

Fen 20 6 14 1,33 7 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 20 53 2,33 3 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cacdbCaa  acACBaaccb

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) dDdBA dabC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) Bb*bCadcbb

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) DbaDacBada

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) abB  da  d          

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BbacdDbbaaadCBBbdbaB

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 2 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEZİR YILMAZ 192 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,054 251,870 4 10 10 44 13600

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 2 5 0,33 2 0,33 0,33 1,47

Fen 20 9 5 7,33 37 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 32 30 22,00 24 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cB C  Ddc DadaBaCAab

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) dcABACdd  

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCcDCDBAab

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG)  aD cdB bC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)   ab   aBC   a     a

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BcD CD  DDb aBB dC d

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 1 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SAVCI 214 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,333 251,870 6 21 21 159 24549

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 4 5 2,33 12 0,33 0,33 1,47

Fen 20 7 13 2,67 13 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 25 54 7,00 8 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cBcdcCbdcdaBbaAaCddb

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) cbABdCACbd

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) cdBaCcadbd

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) cbbDcbdaaC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) C Bcad  cC      B d 

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BDbaCbDCbabBbacccaaB

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFA ÖZKAN 226 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,672 251,870 8 25 25 178 25994

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 5 12 1,00 5 0,33 0,33 1,47

Fen 20 3 15 -2,00 -10 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 30 52 12,67 14 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bdDbcaca BbaddDBCb*D

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR)  DABACddbb

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCdDCcBADc

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) aCD adBabC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bDacCADdcd   ddCdbca

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) d caCbab aaaCaBcdaca

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 15 15

Fen 20 3 15 15

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 3 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZ 313 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,158 251,870 16 59 59 345 35044

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 16 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 1,94 1,96 4,54

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,06 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 3,52 2,90 4,81

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,62 1,25 2,75

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,33 0,33 1,47

Fen 20 4 13 -0,33 -2 2,46 1,21 3,87

Toplam: 90 16 49 -0,33 0 11,94 9,28 20,06

Sözel (TÜR) ccDdabaadaDadaAabcBD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) dacc C dcC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCdDC     

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG)  bc    abb

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)  Dc bda c b a d d   

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dDbDabbabbaBCd   aca

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 0 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 1 40

Din K.ve A.B. 10 4 1 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Making simple inquiries about invitations 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 0 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULHAKİM AKPINAR 1 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,944 251,870 7 39 39 245 30213

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 6 9 3,00 15 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 22 55 3,67 4 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR)  B aBCacBDcbacd b  A

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bcdAaABbcd

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) dbddbCbBaa

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) badBcdaabD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) ba a dC dcaBaaAaaabd

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) BaaAAcdb bDDd  C  ad

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 1 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN PEKTAŞ 28 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,119 251,870 1 5 5 26 11770

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 3 1 2,67 27 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 4 1 3,67 37 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 5 7 2,67 13 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 8 9 5,00 25 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 34 28 24,67 27 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) c  CDb a cDad  aCAda

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR)   A  C  Db

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCcDC BADA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) DC    B dC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bD ba a BCA   Bdaa  

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dDDDCbDdbbbBaB  da B

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 9 25

Türkçe 20 5 9 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 0 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 3 1 75
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN ES E R 29 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,402 251,870 8 40 40 248 30383

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 0 6 -2,00 -20 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 2 6 0,00 0 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 6 6 4,00 20 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 16 42 2,00 2 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) adcda  A  cbdcCad  c

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR)  bdc d c c

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) d AdcbaBCB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) d dcbcc bD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) dB c db c C d       

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN)  B  bcB   DbCD d bDc

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 12 10

Türkçe 20 2 12 10

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 6 0

Tarih 10 0 6 0

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 6 30

Fen 20 6 6 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL USLU 50 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,427 251,870 15 60 60 351 35692

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 2 5 0,33 3 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 3 4 1,67 17 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 0 1 -0,33 -2 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 11 40 -2,33 -3 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bd dDa bcdD cbAa ca 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) abd cCc D 

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) dCcb a c d

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) Da cd B aC

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bb cd b aCba ac d Ba

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN)             b       

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 6 10

Din K.ve A.B. 10 1 6 10

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 0 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 12 10

Matematik 20 2 12 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 0 1 0

Fen 20 0 1 0

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 0 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA MUTLU 72 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,402 251,870 13 50 50 301 32576

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 4 3 3,00 30 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 5 2 4,33 43 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 2 13 -2,33 -12 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 20 39 7,00 8 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) a bdB  daDBcdcaad ac

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR)  D bCAdA d

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) A b DCcaCa

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) C  cA DDbD

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) bB a   a  d         

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) d acddaa ab Ca  abaB

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 13 15

Türkçe 20 3 13 15

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 0 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 13 10

Fen 20 2 13 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZKAN 85 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,608 251,870 6 36 36 228 29282

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 4 12 0,00 0 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 5 11 1,33 7 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 26 54 8,00 9 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cdbaabDbcdbcc BaC Ba

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) dcABbCAbDC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) dCBadDBdcb

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) abDbccBaCd

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) CadcdAadaCb bd Cd a 

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) BcaDCb abaCaac  cdB 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 2 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 12 20

Matematik 20 4 12 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TURGUT 100 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,356 251,870 12 49 49 284 31984

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 3 13 -1,33 -7 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 21 50 4,33 5 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR)  dACaCadBbc bcdD  Bb

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bcabCA ADc

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) ADbBcCaBba

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) bdacca cCa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) bdC d bbac    b D  a

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dcd AdBaabb dab Dbb 

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 10 30

Türkçe 20 6 10 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 0 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HACI SUNGUR 124 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,676 251,870 11 48 48 281 31890

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 3 5 1,33 13 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 5 15 0,00 0 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 27 60 7,00 8 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) aadd BdAcaBbdDacaaBc

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) bDdbCAaADd

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) ADABbCaabd

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) ad cdB DCa

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) dBadbBacdbCdcaAbadcb

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) cabAdcdCBabDacbbDcbc

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YILMAZ 131 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,824 251,870 17 62 62 370 36223

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 3 16 -2,33 -12 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 18 68 -4,67 -5 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) bcAaBDbdabcbabaDb   

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) CDbcdAcdcc

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) dDABcaacCa

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) bbdBcacadc

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) aBacbdabcdbcabAbcaDb

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dBCcdccbdaaabDcdacc 

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 13 20

Türkçe 20 4 13 20

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÖZKAN 139 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,989 251,870 14 51 51 302 32684

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 2 6 0,00 0 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 5 13 0,67 3 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 23 53 5,33 6 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) caDCcacaccaad BBbAda

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) BDbBACAa b

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCcaC dbad

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) ba Dc caCd

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) bbB a bc d  cb ba dC

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dbDDCbaCbbdabcdcd  B

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 2 2 50
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİME SEVİNÇ 144 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,229 251,870 4 24 24 174 25781

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 5 5 3,33 17 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 2 9 -1,00 -5 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 19 41 5,33 6 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) cdA B Cdcbdc  aaC ab

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) b dbCAdA B

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) A caaCacb 

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) Cda b  cba

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT) d C a CDc Cd  A  d  

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN)   Cbd adadb b D  c  

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 0 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 0 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 9 10

Fen 20 2 9 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İ B   *  İ NE    GİZ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,493 251,870 2 20 20 153 24098

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 0 4 -1,33 -7 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 25 48 9,00 10 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) ABbCDbDdbcaaAaAabAdD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) acABcCcaDC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) dCBcCcaAc 

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) bdbcBccada

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) aDcabcDBBCccDaadabaa

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN)     d     b b   c   

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 1 1 50
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 2 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 1 0 100
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 0 4 0

Fen 20 0 4 0

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜVEN 150 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,424 251,870 16 61 61 352 35693

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 5 1 4,67 47 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 0 11 -3,67 -18 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 3 9 0,00 0 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 14 43 -0,33 0 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) Ad CabbbAc ac Da  a 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) B ABA A b 

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) aC ba a aA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) adc c c ba

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT)   acdc a b dc c c a 

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN)  bDa cbd b  a BAb  a

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 10 20

Türkçe 20 4 10 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 1 0 100
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 0 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 7 0

İngilizce 10 0 7 0

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 11 0

Matematik 20 0 11 0

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 9 15

Fen 20 3 9 15

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 2 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MESUT TURGUT 176 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,096 251,870 10 46 46 277 31747

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 10 -1,33 -7 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 2 4 0,67 3 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 2 6 0,00 0 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 16 38 3,33 4 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) c  d dabbc  d Aa  Bc

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) aDcBdCAbad

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) BCaDCba  A

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) bacDdbacdd

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) b Ba d   b   C      

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) Bc     a bbB c  d   

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 10 10

Türkçe 20 2 10 10

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 2 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 1 0 100
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 1 1 50
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 2 0
Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 6 10

Fen 20 2 6 10

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 1 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 3 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 185 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,318 251,870 9 42 42 255 30750

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 5 11 1,33 7 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 2 7 -0,33 -2 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 20 50 3,33 4 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) ddadcaaCcdcBc Bcb dD

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) cbdcACc DC

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) caBDbDcdcA

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) adbcad Bd 

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) dbcDbcD Ba d CdadC b

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) dD c acCc  d       a

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini belirler. 2 2 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 1 1 50
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 1 50
Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 7 10

Fen 20 2 7 10

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 2 25
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN YILDIZ 1005 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,477 251,870 3 22 22 164 24891

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 2 5 0,33 3 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 2 3 1,00 5 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 5 13 0,67 3 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 23 40 9,67 11 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR)  abaBACABa bdDbaa ac

Cevap Anh. A DBACB4CABDBACDCDCDBA

Sözel (TAR) aD bdAd   

Cevap Anh. A CDCACABADB

Sözel (DİN) dDAdcCDBaB

Cevap Anh. A ADABDCDBCB

Sözel (İNG) aC  b cbCc

Cevap Anh. A CCBBABDDCD

Sayısal (MAT)   d    D   B     a d

Cevap Anh. A CBCBCBCDBACBBDACDBDC

Sayısal (FEN) dcadddaa CD CbaCcccB

Cevap Anh. A BBCAABBCBCDDCDDCDDDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

Metnin ana fikrini belirler. 2 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 1 0
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 0 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 1 0 100
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 1 0 100
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 1 0 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 1 0 100
Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ŞIRNAK / İDİL / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ÖZKAN 145 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,557 251,870 5 35 35 221 28949

Puanı Hesaplanan: 63 63 378 36607

Katılımlar: 17 63 63 378 36641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 1,00 1,96 4,54

Tarih 10 4 3 3,00 30 2,31 1,62 3,27

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,14 2,90 4,81

İngilizce 10 2 4 0,67 7 -0,10 1,25 2,75

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 -0,26 0,33 1,47

Fen 20 3 10 -0,33 -2 0,32 1,21 3,87

Toplam: 90 20 40 6,67 7 5,41 9,28 20,06

Sözel (TÜR) da dbdD   aBcdAB AB 

Cevap Anh. B ABDCDCDCABDBAC4BCABD

Sözel (TAR) c cBA bCD 

Cevap Anh. B BDABACACDC

Sözel (DİN) da aa Bc A

Cevap Anh. B BCBDCDBADA

Sözel (İNG) a cDa B a 

Cevap Anh. B DCDDBABBCC

Sayısal (MAT) b cab b ca B aBac  C

Cevap Anh. B CDBDCADBBCABDCBCBCBC

Sayısal (FEN) d b ac bcD Ba a bCa 

Cevap Anh. B BDDDCDDCDDCBCBBAACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 8 30

Türkçe 20 6 8 30

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupları-nın anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini belirler. 2 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Metnin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Mondros’un imzalanması karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu kavrar. 1 0 1 0
Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini bilir. 1 0 0 0
Mondros ve halkın işgallere tepkisini bilir. 1 0 1 0
Selanik kentinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Ulusal bağımsızlığın gerekliliğini anlar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki konumunu kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını bilir. 2 0 1 0
Osmanlı Demokrasi hareketlerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın cephelerini bilir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Hz. Musa (a.s.) kıssasını bilir. 1 0 1 0
Kader ve ölçü kavramlarını bilir. 1 0 1 0
İnsanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu kavrar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsî’nin içeriğini kavrar. 1 0 1 0
Emek-rızık ilişkisini kavrar. 1 0 1 0
Sadaka ibadetini kavrar. 1 0 0 0
Sosyal yardımlaşma bilincini geliştirir. 1 1 0 100
İnsanın sorumluluğunu kavrar. 1 0 1 0
Tevekkülün faziletlerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal dayanışma bilincini edinir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Making simple inquiries about invitations 1 0 1 0
Understanding short and simple invitation letters, cards and e-mails 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 2 2 0 100
Understanding a short and simple paragraph about regular activities of teenagers 1 0 1 0
Understanding short and simple texts about regular activities of teenagers 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 2 0 1 0
Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 4 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorumyapar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 1 33
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