
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 3-EK 5030 41 41 41

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.29 5.87 6.33 4.65 4.54 3.13 5.95 3.51 4.78 5.05 3.62 3.84 5.26 6.80 2.99 7.33 6.34 5.22 36.52 30.69 26.29 232.297

Okul Ortalaması 6.07 8.32 3.30 3.02 6.39 0.89 4.54 5.05 2.85 4.00 5.44 2.19 4.34 9.02 1.33 5.20 8.71 2.29 27.17 42.93 12.86 163.526

1 54 - BERİTAN YILMAZ 6 / A 12 3 11.00 4 6 2.00 7 2 6.33 7 2 6.33 8 3 7.00 8 6 6.00 46.00 22.00 38.66 311.348 1141 1 1 1

2 224 - İSMAİL TURGUT 6 / B 10 3 9.00 4 5 2.33 7 2 6.33 8 1 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 44.00 15.00 39.00 303.314 1246 2 2 2

3 293 - YAKUP MUTLU 6 / D 10 5 8.33 8 1 7.67 9 1 8.67 8 1 7.67 5 6 3.00 9 5 7.33 49.00 19.00 42.67 283.007 1575 3 3 3

4 41 - FER*A KILIÇ 6 / B 10 4 8.67 4 5 2.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 5 4.33 8 5 6.33 44.00 23.00 36.33 277.916 1647 4 4 4

5 168 - HASİP SAĞLAM 6 / B 10 4 8.67 1 7 -1.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 8 1.33 9 4 7.67 40.00 27.00 31.01 259.378 1974 5 5 5

6 256 - NEVİN USLU 6 / C 9 5 7.33 2 6 0.00 5 4 3.67 5 2 4.33 6 6 4.00 7 7 4.67 34.00 30.00 24.00 238.272 2315 6 6 6

7 57 - BEYTULLAH YILMAZ 6 / A 9 5 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 3 5.00 3 12 -1.00 9 5 7.33 39.00 33.00 27.99 229.160 2469 7 7 7

8 213 - İSLAM PEKTAŞ 6 / B 8 6 6.00 4 5 2.33 9 0 9.00 5 3 4.00 7 6 5.00 5 9 2.00 38.00 29.00 28.33 225.427 2538 8 8 8

9 286 - ŞAHİZE ÖZKAN 6 / D 7 8 4.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 35.00 40.00 21.66 207.007 2861 9 9 9

10 232 - KASİDETUNÇ 6 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 8 4.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 201.738 2949 10 10 10

11 264 - RAHİME GÜN 6 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 10 1.67 9 6 7.00 36.00 38.00 23.34 200.958 2966 11 11 11

12 105 - ELİF AKÇAY 6 / A 11 4 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 11 0.33 32.00 37.00 19.67 197.640 3029 12 12 12

13 166 - HASAN GÜN 6 / B 6 7 3.67 5 4 3.67 5 5 3.33 5 4 3.67 5 10 1.67 7 7 4.67 33.00 37.00 20.68 194.899 3074 13 13 13

14 134 - HALİLMUTLU 6 / A 8 4 6.67 2 6 0.00 2 6 0.00 2 6 0.00 5 6 3.00 4 6 2.00 23.00 34.00 11.67 192.207 3121 14 14 14

15 298 - ZAH DE GÜVEN 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 6 3 5.00 6 4 4.67 1 11 -2.67 7 8 4.33 33.00 38.00 20.33 177.175 3382 15 15 15

16 301 - ZEYNEP YILMAZ 6 / D 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 6 0.00 5 7 2.67 29.00 36.00 17.00 170.123 3522 16 16 16

17 6 - ABDULAZİZ SUNGUR 6 / D 6 7 3.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 26.00 46.00 10.66 169.269 3539 17 17 17

18 261 - ÖMER ÖZKAN 6 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 2 5 0.33 5 10 1.67 5 9 2.00 25.00 45.00 9.99 166.158 3585 18 18 18

19 263 - PINAR YILMAZ 6 / C 5 9 2.00 3 7 0.67 5 4 3.67 4 6 2.00 5 10 1.67 6 8 3.33 28.00 44.00 13.34 164.701 3607 19 19 19

20 259 - NURULLAH DÜZ 6 / C 7 6 5.00 1 4 -0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 9 1.00 21.00 44.00 6.34 158.632 3720 20 20 20

21 278 - SELMA MUTLU 6 / C 5 9 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 6 1.00 6 9 3.00 4 7 1.67 25.00 44.00 10.33 158.123 3728 21 21 21

22 113 - EYÜP ÖZ 6 / A 6 9 3.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.68 157.654 3738 22 22 22
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23 271 - SARA SUNGUR 6 / C 6 8 3.33 3 5 1.33 4 6 2.00 5 3 4.00 6 5 4.33 1 10 -2.33 25.00 37.00 12.66 152.973 3817 23 23 23

24 245 - MEHVEŞ ÖZKAN 6 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 10 1.67 5 10 1.67 29.00 46.00 13.68 152.430 3821 24 24 24

25 270 - RIFAT MUTLU 6 / C 6 9 3.00 4 5 2.33 4 4 2.67 4 5 2.33 2 11 -1.67 6 9 3.00 26.00 43.00 11.66 145.072 3949 25 25 25

26 106 - EMİNE SEVİNÇ 6 / A 3 9 0.00 1 8 -1.67 3 6 1.00 3 7 0.67 4 9 1.00 6 7 3.67 20.00 46.00 4.67 136.899 4094 26 26 26

27 295 - YAKUP YILMAZ 6 / D 6 9 3.00 4 5 2.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 5 9 2.00 3 12 -1.00 23.00 50.00 6.33 135.057 4120 27 27 27

28 279 - SEVGİ ESEN 6 / A 4 10 0.67 3 6 1.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 9 0.00 19.00 45.00 4.00 131.605 4170 28 28 28

29 246 - MELAYİK SAVCI 6 / B 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 8 7 5.67 4 11 0.33 22.00 52.00 4.66 130.464 4184 29 29 29

30 126 - FURKAN GÜN 6 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 128.005 4225 30 30 30

31 243 - MEDİNE ÖZKAN 6 / B 3 11 -0.67 3 5 1.33 4 5 2.33 3 6 1.00 3 12 -1.00 6 8 3.33 22.00 47.00 6.32 120.020 4337 31 31 31

32 287 - ŞERİFE ANİ 6 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 8 2.33 1 14 -3.67 21.00 52.00 3.67 107.556 4483 32 32 32

33 273 - SEDAT SAVCI 6 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 19.00 56.00 0.33 106.909 4493 33 33 33

34 280 - SEYRAN YILMAZ 6 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 27.00 48.00 11.00 105.575 4504 34 34 34

35 78 - BÜŞRA NEGİZ 6 / C 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.35 94.336 4648 35 35 35

36 300 - ZEYNEL KAZAN 6 / D 4 10 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 10 0.67 18.00 54.00 0.01 93.659 4656 36 36 36

37 238 - *ÜM*Y A DÜZ 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 11 -2.67 3 11 -0.67 18.00 53.00 0.33 89.768 4686 37 37 37

38 296 - YUNUS NEGİZ 6 / D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 9 0.00 1 12 -3.00 17.00 53.00 -0.66 73.343 4863 38 38 38

39 299 - ZERRİN GÜVEN 6 / D 3 12 -1.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 13.00 62.00 -7.66 60.854 4948 39 39 39

40 0 - ÜMİT TUNÇ 6 / D 3 12 -1.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 4 11 0.33 12.00 63.00 -9.01 58.790 4959 40 40 40

41 253 - MÜBAREK İNAN 6 / C 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 15 -5.00 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.33 37.146 5023 41 41 41


