
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

KATILIMLAR

1 75 İSLAM TURGUT 7A 7 12 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 8 2,33 17 2 16,33 53 28 43,66 313,757 1 1 1 1 3089

2 18 BETÜL AKÇAY 7D 9 9 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 9 2,00 14 6 12,00 51 29 41,33 305,790 1 2 2 2 3714

3 91 SAİT 7C 5 9 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 3 0,00 10 10 6,67 12 8 9,33 42 36 30,00 296,459 1 3 3 3 4605

4 158 SEMANUR YILMAZ 7A 6 12 2,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 2 5,33 6 8 3,33 10 7 7,67 44 32 33,33 282,759 2 4 4 4 6132

5 13 BAHAR DÜZ 7C 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 14 -0,67 13 7 10,67 49 39 36,00 282,723 2 5 5 5 6134

6 200 YUNU HOSER 7C 8 6 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 1 2,67 4 7 1,67 12 8 9,33 38 31 27,67 278,891 3 6 6 6 6647

7 217 ZEYNEP SUNGUR 7D 10 7 7,67 4 5 2,33 4 3 3,00 0 6 -2,00 7 7 4,67 6 9 3,00 31 37 18,67 269,088 2 7 7 8 8140

8 171 SÜMEYYE YILDIZ 7B 6 5 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 1 4 -0,33 9 6 7,00 34 23 26,33 260,135 1 8 8 15 9631

9 206 YUSUF TURGUT 7D 6 10 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 7 10 3,67 9 8 6,33 30 49 13,67 254,196 3 9 9 21 10707

10 115 REBER SOYAL 7A 6 14 1,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 13 -3,33 14 6 12,00 42 42 28,01 253,811 3 10 10 22 10777

11 223 ZÜBEYİR AKÇAY 7D 5 10 1,67 6 2 5,33 5 2 4,33 5 1 4,67 1 7 -1,33 11 5 9,33 33 27 24,00 251,767 4 11 11 26 11160

12 66 HANIM GÜN 7C 6 6 4,00 5 4 3,67 5 4 3,67 2 5 0,33 9 6 7,00 27 25 18,67 251,312 4 12 12 27 11267

13 112 OSMAN OGAN 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 13 0,67 10 10 6,67 36 51 19,01 249,700 2 13 13 33 11597

14 204 YUSUF DÜZ 7D 3 9 0,00 7 2 6,33 3 3 2,00 2 4 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 26 32 15,33 248,473 5 14 14 36 11844

15 9 AYNUR ESEN 7D 6 13 1,67 6 3 5,00 4 4 2,67 3 3 2,00 2 5 0,33 8 10 4,67 29 38 16,34 237,927 6 15 15 45 13862

16 205 YUSUF ESEN 7A 5 10 1,67 7 2 6,33 3 5 1,33 4 5 2,33 5 9 2,00 6 13 1,67 30 44 15,33 237,068 4 16 16 47 14030

17 198 YAKUP SAVCI 7D 6 14 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 34 56 15,33 236,697 7 17 17 49 14115

18 65 HALİME DÜZ 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 8 11 4,33 5 15 0,00 28 60 8,01 235,373 5 18 18 53 14410

19 5 ABDULLAH ESEN 7B 5 14 0,33 4 6 2,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 6 7 3,67 4 10 0,67 25 47 9,34 231,504 3 19 19 57 15198

20 114 RAĞDAGÜL İNAN 7A 3 9 0,00 6 2 5,33 6 4 4,67 4 5 2,33 2 13 -2,33 10 10 6,67 31 43 16,67 227,945 6 20 20 65 15901

21 183 ÜMİT  T ESENE 7C 4 8 1,33 3 7 0,67 6 3 5,00 1 2 0,33 3 9 0,00 7 9 4,00 24 38 11,33 227,709 5 21 21 67 15945

22 110 NURTEN TURGUT 7B 3 7 0,67 6 1 5,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 3 2 2,33 3 9 0,00 20 26 11,34 227,570 4 22 22 68 15967

23 69 ASHAK ÖZ 7D 3 8 0,33 3 5 1,33 3 5 1,33 5 7 2,67 5 9 2,00 19 34 7,66 227,263 8 23 23 71 16050

24 84 MEHMETALİ GÖK 7A 2 6 0,00 1 9 -2,00 1 3 0,00 10 10 6,67 3 17 -2,67 17 45 2,00 225,763 7 24 24 76 16334

25 8 AYDINNY  N SAĞLAM   M7C 7 11 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 6 -2,00 5 13 0,67 7 13 2,67 26 56 7,34 225,573 6 25 25 77 16373

26 63 HALEF İNAN 7C 7 12 3,00 4 5 2,33 6 3 5,00 2 6 0,00 1 14 -3,67 10 9 7,00 30 49 13,66 224,867 7 26 26 79 16513

27 12 NARİN İNAN 7A 2 10 -1,33 8 2 7,33 3 5 1,33 1 1 0,67 0 5 -1,67 9 6 7,00 23 29 13,33 223,693 8 27 27 82 16758

28 67 HARUN GÜVEN 7D 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 28 62 7,32 220,669 9 28 28 89 17361

29 96 MERYEM GÖK 7C 5 13 0,67 6 3 5,00 5 5 3,33 0 3 -1,00 5 14 0,33 6 13 1,67 27 51 10,00 220,620 8 29 29 90 17370

30 73 İSLAM ÖZKANK 7D 2 18 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 27 63 6,01 220,221 10 30 30 91 17444

31 31 DİYAR  K ÖZKAN 7D 5 14 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 7 10 3,67 5 15 0,00 22 63 0,99 217,631 11 31 31 95 17947

32 160 SEVDA AKÇAY 7A 3 15 -2,00 2 6 0,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 3 11 -0,67 10 7 7,67 22 50 5,33 216,884 9 32 32 97 18095

33 46 FELEK GÜNGÖR 7B 4 6 2,00 4 4 2,67 5 3 4,00 5 2 4,33 1 14 -3,67 7 8 4,33 26 37 13,66 216,694 5 33 33 98 18141

34 26 DİLBER ÖZKAN 7A 4 14 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 13 0,67 6 13 1,67 25 59 5,34 212,490 10 34 34 109 18908

35 203 BÜNYAMİN TURGUT 7A 5 8 2,33 5 4 3,67 7 0 7,00 0 1 -0,33 1 9 -2,00 3 9 0,00 21 31 10,67 211,660 11 35 35 111 19062

36 216 ZEYNEP ÖZKAN 7B 3 14 -1,67 5 5 3,33 0 8 -2,67 5 4 3,67 2 12 -2,00 10 10 6,67 25 53 7,33 211,615 6 36 36 112 19072

37 39 ELİF MUTLU 7D 2 12 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 20 49 3,67 210,327 12 37 37 116 19300

38 23 ESRA AKÇAY 7C 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 4 -1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 23 61 2,66 206,561 9 38 38 124 19949

39 108 NURAN TURGUT 7B 3 7 0,67 4 2 3,33 7 2 6,33 2 4 0,67 1 12 -3,00 4 7 1,67 21 34 9,67 205,939 7 39 39 126 20045

40 0 UMUT M KAZN  5 15 0,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 4 16 -1,33 20 68 -2,67 205,750 1 40 40 127 20070

41 135 RUMEYSA TURGUT 7B 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 6 1,00 3 6 1,00 3 13 -1,33 6 12 2,00 24 53 6,34 205,004 8 41 41 132 20189

42 0 SAMET GÜVEN 7B 4 7 1,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 3 3 2,00 2 12 -2,00 4 8 1,33 17 42 3,00 201,030 9 42 42 139 20746

43 93 ŞERİF F DAN 7B 5 15 0,00 5 5 3,33 3 3 2,00 2 1 1,67 2 9 -1,00 1 7 -1,33 18 40 4,67 199,035 10 43 43 144 21019

44 27 DİLEK İNAN 7C 3 9 0,00 0 6 -2,00 3 5 1,33 0 1 -0,33 3 10 -0,33 3 8 0,33 12 39 -1,00 197,568 10 44 44 146 21200

45 19 BİLAL FİDAN 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 26 64 4,66 197,084 11 45 45 148 21267

46 21 BÜNYAMİN ÖZ 7C 1 12 -3,00 1 6 -1,00 5 2 4,33 1 5 -0,67 5 9 2,00 1 10 -2,33 14 44 -0,67 196,816 12 46 46 149 21307

47 122 ENES SUNGUR R 7D 5 15 0,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 3 7 0,67 3 14 -1,67 7 12 3,00 20 65 -1,67 195,860 13 47 47 150 21443
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

KATILIMLAR

48 2 ABDULAHKİM SEVİNÇ 7C 6 11 2,33 0 7 -2,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 3 14 -1,67 4 14 -0,67 19 58 -0,34 195,414 13 48 48 153 21489

49 70 İSHAKK ÖZKAN 7A 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 17 -2,67 17 68 -5,67 192,361 12 49 49 158 21801

50 77 MAHSUM ESEN 7D 2 16 -3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 11 -1,67 6 11 2,33 20 57 1,00 191,720 14 50 50 160 21866

51 188 YAKUP EMRE İNAN 7C 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,00 191,472 14 51 51 162 21900

52 64 GARBİ GÜN 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 23 67 0,66 190,885 15 52 52 163 21942

53 90 MEH *T ÖZKA N 7D 4 16 -1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 19 71 -4,66 189,789 15 53 53 164 22030

54 233 ZİLAN AKÇAY 7B 2 12 -2,00 0 6 -2,00 2 5 0,33 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 7 1,67 13 47 -2,67 187,969 11 54 54 167 22164

55 89 MEHDİ *  3 17 -2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 1 3 0,00 3 4 1,67 0 11 -3,67 11 46 -4,34 187,242 2 55 55 168 22221

56 47 FERNAS TUNC 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,00 185,093 12 56 56 171 22354

57 128 FURKAN GÖK 7A 3 12 -1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 2 16 -3,33 6 13 1,67 18 60 -2,00 183,645 13 57 57 174 22454

58 20 BİLAL PEKTAŞ M 7B 5 15 0,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 183,500 13 58 58 175 22465

59 101 MUSTAFA ESEN 7A 1 11 -2,67 4 4 2,67 0 1 -0,33 1 5 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 9 37 -3,34 182,739 14 59 59 176 22517

60 173 ŞAHIME DÜZ 7D 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 181,927 16 60 60 177 22552

61 56 FURKAN ÖZKAN 7D 3 15 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 13 -2,33 5 13 0,67 17 63 -3,99 180,656 17 61 61 181 22606

62 137 SAMET GÜVEN  2 12 -2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 14 -2,67 5 12 1,00 15 56 -3,67 180,472 3 62 62 182 22610

63 59 GÜLSÜM C MUTLU 7B 2 18 -4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 16 74 -8,66 172,881 14 63 63 187 22904

64 152 SELMAN FİDAN 7C 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 17 73 -7,34 163,568 16 64 64 191 23083
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(64)
0,72 2,29 1,86 1,01 0,19 2,71 8,78 220,290

İlçe
(64)

0,72 (1) 2,29 (1) 1,86 (1) 1,01 (1) 0,19 (1) 2,71 (1) 8,78 (1) 220,290
İl

(192)
1,32 (8) 2,47 (6) 2,12 (7) 0,63 (4) -0,08 (5) 2,32 (4) 8,78 (5) 219,470

Genel
(23243)

3,99 (308) 4,63 (259) 3,90 (266) 2,57 (236) 1,20 (201) 5,98 (309) 22,27 (374) 257,060
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
-1,56 -0,22 -1,00 -0,11 0,67 -1,33 -3,55 191,150

7A
(14)

0,57 3,57 2,33 1,46 0,40 3,95 12,28 228,570
7B
(14)

0,26 2,24 1,52 1,48 -0,98 2,10 6,62 209,830
7C
(16)

1,56 1,85 2,94 0,22 -0,08 2,73 9,22 221,720
7D
(17)

0,84 2,14 1,23 1,17 1,14 2,90 9,42 225,880
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kazım Karabekir Ortaokulu okulunda 64 5

İDİL ilçesinde 64 5 1
ŞIRNAK ilinde 192 20 9 2

Genelde 23243 1541 433 137 46

DERECELER

Genelde sınava 433 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 393. oldu

ŞIRNAK ilinde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu

İDİL ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (64 Öğrenci) 20 4,67 11,84 23

Türkçe 20 4,67 11,84 23
[-] Metnin ortak ve farklı yönlerini ayırt eder. 1 0,16 0,72 16

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,20 0,52 20

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0,52 1,22 26

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime grupla-
rının anlamını tahmin eder.

2 0,61 1,13 30

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0,19 0,56 19

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,63 0,30 63

[-] Noktalama işaretlerinin işlevlerini kavrar. 1 0,25 0,56 25

[-] Öznel-nesnel cümleleri ayırt eder. 1 0,14 0,58 14

[-] Metnin ana fikrini belirler. 2 0,56 1,22 28

[-] Fiil çekim eklerini kavrar. 2 0,41 1,23 20

[-] Söz sanatlarını tespit eder. 1 0,17 0,58 17

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,14 0,64 14

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,09 0,81 9

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,13 0,56 13

[-] Yazım yanlışı olan sözcükleri ayırt eder. 1 0,23 0,67 23

[-] Metnin dil ve anlatım özelliğini kavrar. 1 0,25 0,55 25

Soru D Y %

Sözel (TAR) (64 Öğrenci) 10 4,03 5,22 40

Tarih 10 4,03 5,22 40
[-] Orhan Bey Dönemi’ni kavrar. 1 0,38 0,58 38

[-] Osmanlı teşkilat sistemini tanır. 1 0,28 0,66 28

[+] Etkili iletişim koşullarını tanır. 1 0,52 0,42 52

[-] İletişim türlerini kavrar. 2 0,94 0,97 47

[-] İletişim koşullarını kavrar. 1 0,31 0,61 31

[-] Osmanlı Kurtuluş Dönemi’ni bilir ve yorumlar. 1 0,28 0,59 28

[-] Osmanlı’da Devşirme sistemini tanır. 1 0,48 0,41 48

[-] Osmanlı’nın askerî teşkilatını anlar. 1 0,31 0,58 31

[+] Sosyal medyanın faydalarını kavrar. 1 0,53 0,41 53

Soru D Y %

Sözel (DİN) (64 Öğrenci) 10 3,59 5,20 36

Din K.ve A.B. 10 3,59 5,20 36
[-] Nas ve Felak surelerinin fazilerini kavrar. 1 0,31 0,59 31

[-] Nas suresini anlar. 1 0,17 0,66 17

[-] Hz. İsa (a.s.) kıssasını bilir. 2 0,67 1,17 34

[+] Ahiret inancını kavrar. 1 0,59 0,31 59

[-] İmanın faydaları 1 0,31 0,52 31

[-] Ahiretle ilgili bazı kavramları bilir. 1 0,33 0,50 33

[-] Batıl inançları fark eder. 1 0,39 0,48 39

[-] Kıyameti tanımlar. 1 0,38 0,55 38

[-] Ahiret hayatını bilir. 1 0,44 0,42 44

Soru D Y %

Sözel (İNG) (61 Öğrenci) 10 2,66 4,95 27

İngilizce 10 2,66 4,95 27
[-] Being able to understand clear, standard speech on
appearance and personalities

1 0,26 0,69 26

[-] Describing characters/people (Making simple inquiries) 1 0,25 0,57 25

[-] Describing what people do regularly (Giving explanations and
reasons)

1 0,31 0,38 31

[-] Being able to ask questions related to the frequency of events 1 0,18 0,46 18

[-] Being able to write simple pieces to compare people 1 0,33 0,52 33

[-] Being able to understand short and simple texts on sports 1 0,38 0,44 38

[-] Being able to recognize specific information in oral texts
dealing with past events and dates

2 0,46 0,98 23

[-] Being able to spot specific information about names and dates
in past events in written texts

1 0,26 0,39 26

[-] Being able to spot specific information about names and dates
in past events and in written texts

1 0,23 0,51 23

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (64 Öğrenci) 20 3,88 11,06 19

Matematik 20 3,88 11,06 19
[-] Tam sayılarla  işlemler  yapmayı  gerektiren problemleri çözer. 3 0,55 1,56 18

[-] Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0,75 2,41 19

[-] Tamsayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

3 0,63 1,52 21

[-] Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı
olarak ifade eder.

2 0,42 1,06 21

[-] Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0,23 0,56 23

[-] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0,38 0,98 19

[-] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0,16 0,66 16

[-] Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,61 1,88 20

[-] Tamsayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0,16 0,44 16

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (64 Öğrenci) 20 6,34 10,89 32

Fen 20 6,34 10,89 32
[-] Yıldız kavramını açıklar. 4 1,22 2,19 30

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

2 0,50 1,25 25

[-] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0,69 1,09 34

[-] Galaksilerin yapısını açıklar. 2 0,77 0,95 38

[-] Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu
açıklar.

3 0,94 1,80 31

[-] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri
açısından karşılaştırır.

4 1,08 2,11 27

[-] Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri
teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.

1 0,45 0,41 45

[-] Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0,70 1,09 35



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 UMUT M KAZN  5 15 0,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 4 16 -1,33 20 68 -2,67 205,750 1 40 40 127 20070

2 89 MEHDİ *  3 17 -2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 1 3 0,00 3 4 1,67 0 11 -3,67 11 46 -4,34 187,242 2 55 55 168 22221

3 137 SAMET GÜVEN  2 12 -2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 14 -2,67 5 12 1,00 15 56 -3,67 180,472 3 62 62 182 22610

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 75 İSLAM TURGUT 7A 7 12 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 8 2,33 17 2 16,33 53 28 43,66 313,757 1 1 1 1 3089

2 158 SEMANUR YILMAZ 7A 6 12 2,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 2 5,33 6 8 3,33 10 7 7,67 44 32 33,33 282,759 2 4 4 4 6132

3 115 REBER SOYAL 7A 6 14 1,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 13 -3,33 14 6 12,00 42 42 28,01 253,811 3 10 10 22 10777

4 205 YUSUF ESEN 7A 5 10 1,67 7 2 6,33 3 5 1,33 4 5 2,33 5 9 2,00 6 13 1,67 30 44 15,33 237,068 4 16 16 47 14030

5 65 HALİME DÜZ 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 8 11 4,33 5 15 0,00 28 60 8,01 235,373 5 18 18 53 14410

6 114 RAĞDAGÜL İNAN 7A 3 9 0,00 6 2 5,33 6 4 4,67 4 5 2,33 2 13 -2,33 10 10 6,67 31 43 16,67 227,945 6 20 20 65 15901

7 84 MEHMETALİ GÖK 7A 2 6 0,00 1 9 -2,00 1 3 0,00 10 10 6,67 3 17 -2,67 17 45 2,00 225,763 7 24 24 76 16334

8 12 NARİN İNAN 7A 2 10 -1,33 8 2 7,33 3 5 1,33 1 1 0,67 0 5 -1,67 9 6 7,00 23 29 13,33 223,693 8 27 27 82 16758

9 160 SEVDA AKÇAY 7A 3 15 -2,00 2 6 0,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 3 11 -0,67 10 7 7,67 22 50 5,33 216,884 9 32 32 97 18095

10 26 DİLBER ÖZKAN 7A 4 14 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 13 0,67 6 13 1,67 25 59 5,34 212,490 10 34 34 109 18908

11 203 BÜNYAMİN TURGUT 7A 5 8 2,33 5 4 3,67 7 0 7,00 0 1 -0,33 1 9 -2,00 3 9 0,00 21 31 10,67 211,660 11 35 35 111 19062

12 70 İSHAKK ÖZKAN 7A 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 17 -2,67 17 68 -5,67 192,361 12 49 49 158 21801

13 128 FURKAN GÖK 7A 3 12 -1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 2 16 -3,33 6 13 1,67 18 60 -2,00 183,645 13 57 57 174 22454

14 101 MUSTAFA ESEN 7A 1 11 -2,67 4 4 2,67 0 1 -0,33 1 5 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 9 37 -3,34 182,739 14 59 59 176 22517

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 171 SÜMEYYE YILDIZ 7B 6 5 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 1 4 -0,33 9 6 7,00 34 23 26,33 260,135 1 8 8 15 9631

2 112 OSMAN OGAN 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 13 0,67 10 10 6,67 36 51 19,01 249,700 2 13 13 33 11597

3 5 ABDULLAH ESEN 7B 5 14 0,33 4 6 2,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 6 7 3,67 4 10 0,67 25 47 9,34 231,504 3 19 19 57 15198

4 110 NURTEN TURGUT 7B 3 7 0,67 6 1 5,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 3 2 2,33 3 9 0,00 20 26 11,34 227,570 4 22 22 68 15967

5 46 FELEK GÜNGÖR 7B 4 6 2,00 4 4 2,67 5 3 4,00 5 2 4,33 1 14 -3,67 7 8 4,33 26 37 13,66 216,694 5 33 33 98 18141

6 216 ZEYNEP ÖZKAN 7B 3 14 -1,67 5 5 3,33 0 8 -2,67 5 4 3,67 2 12 -2,00 10 10 6,67 25 53 7,33 211,615 6 36 36 112 19072

7 108 NURAN TURGUT 7B 3 7 0,67 4 2 3,33 7 2 6,33 2 4 0,67 1 12 -3,00 4 7 1,67 21 34 9,67 205,939 7 39 39 126 20045

8 135 RUMEYSA TURGUT 7B 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 6 1,00 3 6 1,00 3 13 -1,33 6 12 2,00 24 53 6,34 205,004 8 41 41 132 20189

9 0 SAMET GÜVEN 7B 4 7 1,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 3 3 2,00 2 12 -2,00 4 8 1,33 17 42 3,00 201,030 9 42 42 139 20746

10 93 ŞERİF F DAN 7B 5 15 0,00 5 5 3,33 3 3 2,00 2 1 1,67 2 9 -1,00 1 7 -1,33 18 40 4,67 199,035 10 43 43 144 21019

11 233 ZİLAN AKÇAY 7B 2 12 -2,00 0 6 -2,00 2 5 0,33 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 7 1,67 13 47 -2,67 187,969 11 54 54 167 22164

12 47 FERNAS TUNC 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,00 185,093 12 56 56 171 22354

13 20 BİLAL PEKTAŞ M 7B 5 15 0,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 183,500 13 58 58 175 22465

14 59 GÜLSÜM C MUTLU 7B 2 18 -4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 16 74 -8,66 172,881 14 63 63 187 22904

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 91 SAİT 7C 5 9 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 3 0,00 10 10 6,67 12 8 9,33 42 36 30,00 296,459 1 3 3 3 4605

2 13 BAHAR DÜZ 7C 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 14 -0,67 13 7 10,67 49 39 36,00 282,723 2 5 5 5 6134

3 200 YUNU HOSER 7C 8 6 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 1 2,67 4 7 1,67 12 8 9,33 38 31 27,67 278,891 3 6 6 6 6647

4 66 HANIM GÜN 7C 6 6 4,00 5 4 3,67 5 4 3,67 2 5 0,33 9 6 7,00 27 25 18,67 251,312 4 12 12 27 11267

5 183 ÜMİT  T ESENE 7C 4 8 1,33 3 7 0,67 6 3 5,00 1 2 0,33 3 9 0,00 7 9 4,00 24 38 11,33 227,709 5 21 21 67 15945

6 8 AYDINNY  N SAĞLAM   M7C 7 11 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 6 -2,00 5 13 0,67 7 13 2,67 26 56 7,34 225,573 6 25 25 77 16373

7 63 HALEF İNAN 7C 7 12 3,00 4 5 2,33 6 3 5,00 2 6 0,00 1 14 -3,67 10 9 7,00 30 49 13,66 224,867 7 26 26 79 16513

8 96 MERYEM GÖK 7C 5 13 0,67 6 3 5,00 5 5 3,33 0 3 -1,00 5 14 0,33 6 13 1,67 27 51 10,00 220,620 8 29 29 90 17370

9 23 ESRA AKÇAY 7C 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 4 -1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 23 61 2,66 206,561 9 38 38 124 19949

10 27 DİLEK İNAN 7C 3 9 0,00 0 6 -2,00 3 5 1,33 0 1 -0,33 3 10 -0,33 3 8 0,33 12 39 -1,00 197,568 10 44 44 146 21200

11 19 BİLAL FİDAN 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 26 64 4,66 197,084 11 45 45 148 21267

12 21 BÜNYAMİN ÖZ 7C 1 12 -3,00 1 6 -1,00 5 2 4,33 1 5 -0,67 5 9 2,00 1 10 -2,33 14 44 -0,67 196,816 12 46 46 149 21307

13 2 ABDULAHKİM SEVİNÇ 7C 6 11 2,33 0 7 -2,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 3 14 -1,67 4 14 -0,67 19 58 -0,34 195,414 13 48 48 153 21489

14 188 YAKUP EMRE İNAN 7C 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,00 191,472 14 51 51 162 21900

15 64 GARBİ GÜN 7C 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 23 67 0,66 190,885 15 52 52 163 21942

16 152 SELMAN FİDAN 7C 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 17 73 -7,34 163,568 16 64 64 191 23083

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 64 64 192 23243

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 11 3,99 6 4 4,63 5 4 3,90 4 5 2,57 5 10 1,20 9 10 5,98 37 43 22,27 257,060

Okul Ortalaması 5 12 0,72 4 5 2,29 4 5 1,86 3 5 1,01 4 11 0,19 6 11 2,71 25 49 8,78 220,290

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 18 BETÜL AKÇAY 7D 9 9 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 9 2,00 14 6 12,00 51 29 41,33 305,790 1 2 2 2 3714

2 217 ZEYNEP SUNGUR 7D 10 7 7,67 4 5 2,33 4 3 3,00 0 6 -2,00 7 7 4,67 6 9 3,00 31 37 18,67 269,088 2 7 7 8 8140

3 206 YUSUF TURGUT 7D 6 10 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 7 10 3,67 9 8 6,33 30 49 13,67 254,196 3 9 9 21 10707

4 223 ZÜBEYİR AKÇAY 7D 5 10 1,67 6 2 5,33 5 2 4,33 5 1 4,67 1 7 -1,33 11 5 9,33 33 27 24,00 251,767 4 11 11 26 11160

5 204 YUSUF DÜZ 7D 3 9 0,00 7 2 6,33 3 3 2,00 2 4 0,67 7 3 6,00 4 11 0,33 26 32 15,33 248,473 5 14 14 36 11844

6 9 AYNUR ESEN 7D 6 13 1,67 6 3 5,00 4 4 2,67 3 3 2,00 2 5 0,33 8 10 4,67 29 38 16,34 237,927 6 15 15 45 13862

7 198 YAKUP SAVCI 7D 6 14 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 34 56 15,33 236,697 7 17 17 49 14115

8 69 ASHAK ÖZ 7D 3 8 0,33 3 5 1,33 3 5 1,33 5 7 2,67 5 9 2,00 19 34 7,66 227,263 8 23 23 71 16050

9 67 HARUN GÜVEN 7D 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 28 62 7,32 220,669 9 28 28 89 17361

10 73 İSLAM ÖZKANK 7D 2 18 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 27 63 6,01 220,221 10 30 30 91 17444

11 31 DİYAR  K ÖZKAN 7D 5 14 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 7 10 3,67 5 15 0,00 22 63 0,99 217,631 11 31 31 95 17947

12 39 ELİF MUTLU 7D 2 12 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 20 49 3,67 210,327 12 37 37 116 19300

13 122 ENES SUNGUR R 7D 5 15 0,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 3 7 0,67 3 14 -1,67 7 12 3,00 20 65 -1,67 195,860 13 47 47 150 21443

14 77 MAHSUM ESEN 7D 2 16 -3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 11 -1,67 6 11 2,33 20 57 1,00 191,720 14 50 50 160 21866

15 90 MEH *T ÖZKA N 7D 4 16 -1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 19 71 -4,66 189,789 15 53 53 164 22030

16 173 ŞAHIME DÜZ 7D 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 181,927 16 60 60 177 22552

17 56 FURKAN ÖZKAN 7D 3 15 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 13 -2,33 5 13 0,67 17 63 -3,99 180,656 17 61 61 181 22606
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