
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

KATILIMLAR

1 0 İSMAİL TURGUT 6B 6 7 3,67 7 2 6,33 7 3 6,00 1 8 -1,67 6 8 3,33 11 3 10,00 38 31 27,66 306,187 1 1 1 1 5207

2 41 FERHAT KILIÇ 6B 6 8 3,33 6 3 5,00 6 3 5,00 3 6 1,00 7 6 5,00 8 5 6,33 36 31 25,66 300,173 2 2 2 2 5729

3 293 YAKUP MUTLU 6D 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 11 -0,67 8 7 5,67 44 30 34,01 286,030 1 3 3 3 7065

4 0 A* R *NU 6C 7 7 4,67 3 6 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 8 2,33 8 7 5,67 30 41 16,34 271,440 1 4 4 7 8649

5 270 RIF AT MUTLU 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 36 39 23,01 266,893 2 5 5 8 9214

6 264 RAHİME GÜN 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 8 3,33 7 8 4,33 30 44 15,33 262,563 3 6 6 10 9785

7 286 ŞAHİZE ÖZKAN 6D 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 28 47 12,34 259,480 2 7 7 12 10191

8 276 ÖMER ÖZKAN  4 10 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 28 46 12,67 257,257 1 8 8 13 10524

9 213 İSLAM PEKTAŞ 6B 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 8 3,33 35 33 24,00 257,083 3 9 9 14 10548

10 298 ZAHİDE GÜVEN 6D 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 38 37 25,67 254,760 3 10 10 16 10871

11 279 SEVGİ ESEN 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 6 9 3,00 6 9 3,00 25 48 9,01 251,100 1 11 11 18 11393

12 168 HASİP SAĞLAM 6B 6 6 4,00 9 0 9,00 9 1 8,67 2 4 0,67 2 9 -1,00 5 7 2,67 33 27 24,01 250,243 4 12 12 19 11515

13 245 MEHVEŞ ÖZKAN 6B 3 12 -1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 32 43 17,67 246,733 5 13 13 23 12049

14 54 BERİTAN YILMAZ 6A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 31 44 16,33 243,467 2 14 14 25 12538

15 256 NEVİN USLU 6C 4 7 1,67 3 6 1,00 4 3 3,00 4 4 2,67 3 6 1,00 6 9 3,00 24 35 12,34 239,107 4 15 15 27 13263

16 78 BÜŞRA NEGİZ 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 7,00 234,707 5 16 16 30 13967

17 243 MEDİNE ÖZKAN 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 27 48 11,01 232,720 6 17 17 32 14267

18 0 MELAYİK SAVCI 6B 7 8 4,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 20 55 1,66 232,120 7 18 18 33 14348

19 259 NURULLAH DÜZ 6C 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,34 228,667 6 19 19 41 14909

20 297 YUSUF KILIÇ 6D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 19 56 0,33 224,773 4 20 20 46 15497

21 301 ZEYNEP YILMAZ 6D 4 10 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 9 1,00 4 11 0,33 26 46 10,66 224,570 5 21 21 47 15525

22 105 ELİF AKÇAY 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 223,760 3 22 22 48 15668

23 57 BEYTULLAH YILMAZ 6A 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 2 10 -1,33 4 11 0,33 24 47 8,34 222,693 4 23 23 50 15821

24 295 YAKUP YILMAZ 6D 3 10 -0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 4 3 3,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 23 44 8,33 217,327 6 24 24 58 16707

25 291 ÜMİT TUNÇ 6D 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 21 53 3,35 217,137 7 25 25 59 16741

26 263 PINAR YILMAZ 6C 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 20 55 1,67 214,733 7 26 26 65 17099

27 166 HASAN GÜN 6B 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 11 -2,67 25 47 9,33 211,910 8 27 27 67 17530

28 296 YUNUS NEGİZ 6D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 210,653 8 28 28 69 17712

29 6 ABDULAZİZ SUNGUR 6D 4 11 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,34 209,120 9 29 29 73 17925

30 280 SEYRAN YILMAZ 6D 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 54 3,00 208,373 10 30 30 76 18042

31 289 TUBAG DÜZ 6D 3 10 -0,33 2 6 0,00 3 6 1,00 0 9 -3,00 3 8 0,33 4 7 1,67 15 46 -0,33 206,033 11 31 31 82 18376

32 232 KASİDE TUNÇ 6B 3 12 -1,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 51 7,00 205,613 9 32 32 84 18433

33 300 ZEYNEL KAZAN 6D 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 54 3,01 204,480 12 33 33 88 18572

34 106 EMİNE SEVİNÇ 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,65 201,853 5 34 34 92 18915

35 273 SEDAT SAVCI 6C 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 54 2,99 199,840 8 35 35 98 19151

36 113 EYÜP ÖZ 6A 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 197,693 6 36 36 102 19404

37 27800 SELMA MUTLU 6C 7 6 5,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 1 14 -3,67 3 11 -0,67 21 49 4,66 196,823 9 37 37 103 19500

38 287 ŞERİFE ANİ 6D 4 11 0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 52 4,66 195,817 13 38 38 104 19594

39 299 ZERRİN GÜVEN 6D 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,66 189,347 14 39 39 109 20199

40 242 MAŞALLAH ÖZKAN 6B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 15 59 -4,68 186,603 10 40 40 112 20395

41 238 SÜMEYYA DÜZ 6D 2 11 -1,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 9 -1,00 3 6 1,00 12 47 -3,67 186,053 15 41 41 113 20430

42 126 FURKAN GÜN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 18 57 -1,00 184,680 7 42 42 115 20522

43 134 HALİL MUTLU 6A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 16 59 -3,66 177,053 8 43 43 119 20895
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(43)
1,77 2,32 2,32 0,74 0,79 1,28 9,22 227,850

İlçe
(43)

1,77 (1) 2,32 (1) 2,32 (1) 0,74 (1) 0,79 (1) 1,28 (1) 9,22 (1) 227,850
İl

(126)
1,39 (2) 2,34 (4) 1,65 (2) 0,58 (2) 0,26 (3) 0,90 (1) 7,12 (1) 218,820

Genel
(21441)

4,37 (238) 4,64 (230) 3,48 (184) 3,31 (236) 2,37 (210) 2,95 (211) 21,12 (299) 267,930
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(1)
0,67 2,00 4,67 -0,67 5,67 0,33 12,67 257,260

6A
(8)

2,50 1,67 1,38 0,75 0,12 -1,00 5,42 212,790
6B
(10)

1,73 3,97 4,17 0,60 1,33 2,53 14,33 242,940
6C
(9)

2,52 1,93 1,70 1,22 1,11 1,70 10,18 234,970
6D
(15)

1,02 1,82 1,80 0,62 0,27 1,47 7,00 219,600
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kazım Karabekir Ortaokulu okulunda 43 5

İDİL ilçesinde 43 5 1
ŞIRNAK ilinde 126 15 7 2

Genelde 21441 1369 365 127 44

DERECELER

Genelde sınava 365 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 312. oldu

ŞIRNAK ilinde sınava 7 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

İDİL ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (43 Öğrenci) 15 4,95 9,56 33

Türkçe 15 4,95 9,56 33
[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,26 0,70 26

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,26 0,74 26

[-] Anlamlarına göre cümleleri ayırt eder. 2 0,26 1,58 13

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0,67 1,33 34

[-] Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katsını de-
ğerlendirir.

1 0,35 0,63 35

[-] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0,67 1,33 34

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gurplarının anlamını tahmin eder.

1 0,23 0,63 23

[-] Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0,40 0,56 40

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,49 0,49 49

[-] Söz sanatlarını tespit eder. 1 0,44 0,56 44

[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,44 0,51 44

[-] Şiirin temasını belirler. 1 0,49 0,51 49

Soru D Y %

Sözel (TAR) (43 Öğrenci) 10 4,19 5,60 42

Tarih 10 4,19 5,60 42
[+] Sivil Toplum Kuruluşlarının etkilerini kavrar. 1 0,53 0,47 53

[-] Türk kültürünün ögelerini tanır. 1 0,37 0,60 37

[-] Hunlarla ilgili temel bilgileri edinir. 1 0,37 0,60 37

[-] Orta Asya Türklerinin genel özelliklerini tanır. 1 0,37 0,60 37

[+] Orta Asya Türk Devletlerini tanır. 1 0,67 0,30 67

[-] Toplumsal hoşgörü kavramını yorumlar. 1 0,23 0,74 23

[-] Orhun Yazıtları hakkında bilgi edinir. 1 0,37 0,60 37

[-] Kültürü tanımlar. 1 0,28 0,67 28

[-] Bozkur kültürünü kavrar. 1 0,30 0,70 30

[+] Toplumsal dayanışmanın unsurlarını bilir. 1 0,67 0,30 67

Soru D Y %

Sözel (DİN) (43 Öğrenci) 10 4,19 5,60 42

Din K.ve A.B. 10 4,19 5,60 42
[-] İbadetin içeriğini kavrar. 1 0,42 0,53 42

[-] Hz. Âdem (a.s.) kıssasını bilir. 1 0,49 0,51 49

[+] Kunut dualarını bilir. 1 0,53 0,47 53

[-] Hz. Âdem (a.s.) kıssasını bilir 1 0,37 0,56 37

[-] Vahyin önemini kavrar. 2 0,58 1,37 29

[+] İlahi kitapları bilir ve yorumlar. 1 0,51 0,49 51

[-] Kur’an’ın indiriliş amacını bilir. 1 0,42 0,58 42

[+] Kur’an’ın özelliklerini bilir. 1 0,51 0,47 51

[-] Nübüvvet kavramını anlar. 1 0,35 0,63 35

Soru D Y %

Sözel (İNG) (43 Öğrenci) 10 2,95 6,65 30

İngilizce 10 2,95 6,65 30
[+] Being able to understand the label of food products 1 0,56 0,40 56

[-] Expressing opinion about food 1 0,33 0,65 33

[-] Understanding food and preferences 1 0,35 0,65 35

[-] Accepting and refusing 1 0,09 0,88 9

[-] Being able to understand short and simple texts about food
and preferences

1 0,30 0,67 30

[-] Making simple inquiries 1 0,14 0,79 14

[-] Being able to compare things 1 0,12 0,86 12

[-] Describing what people are doing now (Making simple
inquiries)

1 0,40 0,56 40

[-] Describing what people do regularly (Making simple inquiries) 1 0,26 0,65 26

[-] Telling the time and date 1 0,42 0,53 42

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (43 Öğrenci) 15 4,12 9,98 27

Matematik 15 4,12 9,98 27
[-] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar
ve kullanır.

2 0,72 1,16 36

[-] Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0,28 0,60 28

[-] Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0,37 1,47 19

[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

1 0,21 0,70 21

[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0,28 0,67 28

[-] Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0,28 0,65 28

[-] Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0,14 0,81 14

[-] İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili
problemleri çözer.

2 0,47 1,49 23

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

1 0,44 0,53 44

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0,77 1,12 38

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

1 0,16 0,77 16

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (43 Öğrenci) 15 4,58 9,91 31

Fen 15 4,58 9,91 31
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0,65 1,30 33

[-] Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0,28 0,67 28

[-] Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1,21 2,65 30

[-] Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal
sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.

1 0,28 0,67 28

[-] Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0,23 0,74 23

[-] Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini
modeller kullanarak açıklar.

1 0,19 0,79 19

[-] Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini
modeller kullanarak açıklar.

2 0,58 1,37 29

[-] Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini
model kullanarak açıklar.

1 0,44 0,53 44

[-] Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek
bunların görevlerini açıklar.

2 0,72 1,16 36



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

SINIF:  

KATILIMLAR

1 276 ÖMER ÖZKAN  4 10 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 28 46 12,67 257,257 1 8 8 13 10524
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 279 SEVGİ ESEN 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 6 9 3,00 6 9 3,00 25 48 9,01 251,100 1 11 11 18 11393

2 54 BERİTAN YILMAZ 6A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 31 44 16,33 243,467 2 14 14 25 12538

3 105 ELİF AKÇAY 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 223,760 3 22 22 48 15668

4 57 BEYTULLAH YILMAZ 6A 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 2 10 -1,33 4 11 0,33 24 47 8,34 222,693 4 23 23 50 15821

5 106 EMİNE SEVİNÇ 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,65 201,853 5 34 34 92 18915

6 113 EYÜP ÖZ 6A 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 197,693 6 36 36 102 19404

7 126 FURKAN GÜN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 18 57 -1,00 184,680 7 42 42 115 20522

8 134 HALİL MUTLU 6A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 16 59 -3,66 177,053 8 43 43 119 20895
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 0 İSMAİL TURGUT 6B 6 7 3,67 7 2 6,33 7 3 6,00 1 8 -1,67 6 8 3,33 11 3 10,00 38 31 27,66 306,187 1 1 1 1 5207

2 41 FERHAT KILIÇ 6B 6 8 3,33 6 3 5,00 6 3 5,00 3 6 1,00 7 6 5,00 8 5 6,33 36 31 25,66 300,173 2 2 2 2 5729

3 213 İSLAM PEKTAŞ 6B 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 8 3,33 35 33 24,00 257,083 3 9 9 14 10548

4 168 HASİP SAĞLAM 6B 6 6 4,00 9 0 9,00 9 1 8,67 2 4 0,67 2 9 -1,00 5 7 2,67 33 27 24,01 250,243 4 12 12 19 11515

5 245 MEHVEŞ ÖZKAN 6B 3 12 -1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 32 43 17,67 246,733 5 13 13 23 12049

6 243 MEDİNE ÖZKAN 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 27 48 11,01 232,720 6 17 17 32 14267

7 0 MELAYİK SAVCI 6B 7 8 4,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 20 55 1,66 232,120 7 18 18 33 14348

8 166 HASAN GÜN 6B 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 11 -2,67 25 47 9,33 211,910 8 27 27 67 17530

9 232 KASİDE TUNÇ 6B 3 12 -1,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 24 51 7,00 205,613 9 32 32 84 18433

10 242 MAŞALLAH ÖZKAN 6B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 15 59 -4,68 186,603 10 40 40 112 20395

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 0 A* R *NU 6C 7 7 4,67 3 6 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 8 2,33 8 7 5,67 30 41 16,34 271,440 1 4 4 7 8649

2 270 RIF AT MUTLU 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 36 39 23,01 266,893 2 5 5 8 9214

3 264 RAHİME GÜN 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 8 3,33 7 8 4,33 30 44 15,33 262,563 3 6 6 10 9785

4 256 NEVİN USLU 6C 4 7 1,67 3 6 1,00 4 3 3,00 4 4 2,67 3 6 1,00 6 9 3,00 24 35 12,34 239,107 4 15 15 27 13263

5 78 BÜŞRA NEGİZ 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 7,00 234,707 5 16 16 30 13967

6 259 NURULLAH DÜZ 6C 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,34 228,667 6 19 19 41 14909

7 263 PINAR YILMAZ 6C 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 20 55 1,67 214,733 7 26 26 65 17099

8 273 SEDAT SAVCI 6C 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 54 2,99 199,840 8 35 35 98 19151

9 27800 SELMA MUTLU 6C 7 6 5,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 1 14 -3,67 3 11 -0,67 21 49 4,66 196,823 9 37 37 103 19500
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6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 43 43 126 21441

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,37 6 4 4,64 5 4 3,48 5 4 3,31 5 8 2,37 6 8 2,95 33 36 21,12 267,930

Okul Ortalaması 5 10 1,77 4 6 2,32 4 6 2,32 3 7 0,74 4 10 0,79 5 10 1,28 25 47 9,22 227,850

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 293 YAKUP MUTLU 6D 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 11 -0,67 8 7 5,67 44 30 34,01 286,030 1 3 3 3 7065

2 286 ŞAHİZE ÖZKAN 6D 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 28 47 12,34 259,480 2 7 7 12 10191

3 298 ZAHİDE GÜVEN 6D 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 38 37 25,67 254,760 3 10 10 16 10871

4 297 YUSUF KILIÇ 6D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 19 56 0,33 224,773 4 20 20 46 15497

5 301 ZEYNEP YILMAZ 6D 4 10 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 9 1,00 4 11 0,33 26 46 10,66 224,570 5 21 21 47 15525

6 295 YAKUP YILMAZ 6D 3 10 -0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 4 3 3,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 23 44 8,33 217,327 6 24 24 58 16707

7 291 ÜMİT TUNÇ 6D 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 21 53 3,35 217,137 7 25 25 59 16741

8 296 YUNUS NEGİZ 6D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 210,653 8 28 28 69 17712

9 6 ABDULAZİZ SUNGUR 6D 4 11 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,34 209,120 9 29 29 73 17925

10 280 SEYRAN YILMAZ 6D 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 54 3,00 208,373 10 30 30 76 18042

11 289 TUBAG DÜZ 6D 3 10 -0,33 2 6 0,00 3 6 1,00 0 9 -3,00 3 8 0,33 4 7 1,67 15 46 -0,33 206,033 11 31 31 82 18376

12 300 ZEYNEL KAZAN 6D 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 54 3,01 204,480 12 33 33 88 18572

13 287 ŞERİFE ANİ 6D 4 11 0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 52 4,66 195,817 13 38 38 104 19594

14 299 ZERRİN GÜVEN 6D 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,66 189,347 14 39 39 109 20199

15 238 SÜMEYYA DÜZ 6D 2 11 -1,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 9 -1,00 3 6 1,00 12 47 -3,67 186,053 15 41 41 113 20430

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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