
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 50 50 141 21509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,93 7 3 5,43 5 5 2,96 4 5 2,40 4 8 1,73 7 8 4,06 32 37 19,51 261,020

Okul Ortalaması 4 10 0,09 5 5 2,97 3 6 1,15 3 6 0,61 4 10 0,26 4 10 1,10 22 47 6,18 214,000

KATILIMLAR

1 352 SULTAN GÜNGÖR 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 8 3,33 40 34 28,66 289,423 1 1 1 4 6161

2 356 ŞİLAN KAZAN 5D 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 29 46 13,67 271,200 1 2 2 6 8074

3 130 BÜNYAMİN TURGUT 5C 5 8 2,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 33 40 19,66 268,007 1 3 3 7 8399

4 320 YASİN USLU 5D 5 7 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 7 2,67 7 7 4,67 30 38 17,35 265,177 2 4 4 8 8757

5 43 AYSU ÖZKAN 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 35 40 21,67 264,587 2 5 5 9 8848

6 190 ECRİN AKÇAY 5B 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 9 2,00 8 7 5,67 34 40 20,67 262,163 3 6 6 10 9125

7 348 SEMA İNAN 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 30 45 15,00 260,413 4 7 7 11 9337

8 310 KENAN    Y AKÇAY 5A 3 10 -0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 6 0,00 5 9 2,00 8 6 6,00 31 38 18,34 258,000 1 8 8 12 9633

9 358 YAHYA İNAN 5B 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 7 4,67 4 10 0,67 29 44 14,34 256,600 5 9 9 14 9823

10 285 İLHAN SAĞLAM 5C 8 7 5,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 6 5,00 30 38 17,33 254,677 2 10 10 15 10089

11 0 MURAT ÖZKAN 5C 6 8 3,33 3 6 1,00 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 8 5 6,33 25 39 12,00 252,863 3 11 11 18 10338

12 241 FELEK İNAN 5B 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,34 239,400 6 12 12 32 12239

13 337 MİNE YILMAZ 5A 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 31 42 17,00 236,573 2 13 13 35 12689

14 338 NURALLAH İNAN 5D 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 26 49 9,66 233,800 3 14 14 36 13125

15 215 ELİF SUNGUR 5A 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 25 50 8,33 233,120 3 15 15 37 13231

16 331 NAZİFE GÜNGÖR 5B 5 9 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 27 42 13,00 224,873 7 16 16 43 14566

17 227 ESMA GÜN 5B 1 14 -3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,00 224,453 8 17 17 45 14630

18 341 RECEP ORAN 5C 2 6 0,00 7 2 6,33 3 3 2,00 2 2 1,33 2 5 0,33 4 7 1,67 20 25 11,66 224,007 4 18 18 46 14704

19 92 BERFİN UZAL 5C 4 9 1,00 7 2 6,33 4 2 3,33 3 5 1,33 2 10 -1,33 5 8 2,33 25 36 12,99 221,020 5 19 19 52 15189

20 248 FEYTULLAH YILMAZ 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 24 51 7,00 218,680 4 20 20 54 15595

21 302 İREM GÜ 5B 3 11 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 23 51 5,99 217,883 9 21 21 55 15719

22 371 YUSUF SAVCI 5B 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 5 8 2,33 3 12 -1,00 20 52 2,66 215,437 10 22 22 58 16107

23 361 YASEMİN SAVCI 5A 4 10 0,67 3 7 0,67 6 3 5,00 0 10 -3,33 4 10 0,67 4 10 0,67 21 50 4,35 215,193 5 23 23 59 16139

24 307 KASIM ÖZKAN 5C 2 11 -1,67 4 4 2,67 0 2 -0,67 3 6 1,00 3 8 0,33 6 8 3,33 18 39 4,99 214,493 6 24 24 61 16248

25 55 BARAN İNCE 5D 5 10 1,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 7 8 4,33 19 51 2,00 214,163 4 25 25 63 16304

26 354 ŞAHİN ÖZKAN 5C 3 12 -1,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 49 9,67 209,587 7 26 26 70 17065

27 366 YUNUS AKÇAY 5B 3 10 -0,33 6 3 5,00 4 5 2,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 4 9 1,00 23 41 9,33 208,983 11 27 27 71 17154

28 0 YASIR ÖZ 5C 1 14 -3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 25 50 8,33 207,280 8 28 28 72 17420

29 359 YAHYA SAVCI 5A 1 12 -3,00 0 7 -2,33 3 4 1,67 3 4 1,67 4 7 1,67 3 8 0,33 14 42 0,01 201,810 6 29 29 76 18172

30 374 ZİLAN ESEN 5A 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 201,133 7 30 30 77 18261

31 269 HAMZA İNAN 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 10 0,67 4 11 0,33 18 56 -0,66 200,137 8 31 31 81 18395

32 322 MELEK İNAN 5B 3 12 -1,00 1 8 -1,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 4 10 0,67 4 9 1,00 14 54 -4,00 198,090 12 32 32 86 18675

33 308 KASIM SOYAL 5C 3 10 -0,33 3 6 1,00 3 6 1,00 2 6 0,00 2 12 -2,00 5 8 2,33 18 48 2,00 196,710 9 33 33 92 18873

34 311 KESER YILMAZ 5C 1 8 -1,67 0 7 -2,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 9 38 -3,66 194,587 10 34 34 96 19140

35 336 NİSRİN ACAR 5D 3 12 -1,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 52 4,66 192,723 5 35 35 100 19371

36 345 RUMEYSA NEGİZ 5A 2 9 -1,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 52 -1,33 185,943 9 36 36 109 20024

37 272 HAMZA OGAN 5C 2 13 -2,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 185,763 11 37 37 111 20039

38 225 EMİNE USLU 5C 2 13 -2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 185,453 12 38 38 112 20066

39 230 EYÜP ÖZKAN 5C 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 6 1,00 0 10 -3,33 3 9 0,00 2 12 -2,00 15 55 -3,33 185,183 13 39 39 113 20102

40 369 YUNUS SAVCI 5A 0 8 -2,67 2 2 1,33 0 6 -2,00 1 4 -0,33 1 4 -0,33 4 24 -4,00 182,963 10 40 40 115 20290

41 373 ZEYNEPİREM ÖZKAN 5C 3 10 -0,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 3 11 -0,67 1 13 -3,33 15 54 -2,99 178,840 14 41 41 120 20570

42 268 HAMDİYE AKÇAY 5A 2 13 -2,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 178,800 11 42 42 121 20571

43 343 SALİHA SUNGUR 5A 2 13 -2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 2 13 -2,33 3 10 -0,33 19 53 1,35 178,797 12 43 43 122 20575

44 324 MELES GÖK 5D 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 17 58 -2,33 178,533 6 44 44 123 20589

45 306 İSLAM ÖZKAN 5D 4 11 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 13 -3,33 15 58 -4,33 177,373 7 45 45 125 20668

46 304 SEHE TURGUT 5C 1 9 -2,00 1 6 -1,00 0 6 -2,00 0 5 -1,67 3 5 1,33 0 12 -4,00 5 43 -9,34 174,643 15 46 46 129 20841

47 305 İSA ESEN 5C 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 19 56 0,33 174,400 16 47 47 130 20853
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 50 50 141 21509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,93 7 3 5,43 5 5 2,96 4 5 2,40 4 8 1,73 7 8 4,06 32 37 19,51 261,020

Okul Ortalaması 4 10 0,09 5 5 2,97 3 6 1,15 3 6 0,61 4 10 0,26 4 10 1,10 22 47 6,18 214,000

KATILIMLAR

48 0 SEMYAN PEKTŞ 5D 1 14 -3,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 11 63 -10,01163,457 8 48 48 135 21246

49 319 SALİH SEVİNÇ 5A 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 15 -5,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 162,533 13 49 49 136 21264

50 353 SUNA ORAN 5C 3 12 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 1 14 -3,67 18 57 -1,01 159,933 17 50 50 140 21309
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(50)
0,09 2,97 1,15 0,61 0,26 1,10 6,18 214,000

İlçe
(50)

0,09 (1) 2,97 (1) 1,15 (1) 0,61 (1) 0,26 (1) 1,10 (1) 6,18 (1) 214,000
İl

(141)
0,32 (4) 3,05 (4) 1,12 (3) 0,34 (2) 0,08 (3) 1,06 (4) 5,97 (4) 213,150

Genel
(21509)

2,93 (236) 5,43 (228) 2,96 (218) 2,40 (197) 1,73 (187) 4,06 (242) 19,51 (299) 261,020
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5A
(13)

-0,49 2,57 1,08 -0,02 -0,64 1,47 3,97 204,130
5B
(12)

1,44 3,94 1,83 1,78 1,50 2,06 12,55 238,530
5C
(17)

-0,43 3,06 1,08 0,49 -0,24 0,57 4,53 205,140
5D
(8)

0,12 1,96 0,42 0,17 0,92 0,25 3,84 212,050
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kazım Karabekir Ortaokulu okulunda 50 4

İDİL ilçesinde 50 4 1
ŞIRNAK ilinde 141 14 6 2

Genelde 21509 1280 348 121 42

DERECELER

Genelde sınava 348 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 314. oldu

ŞIRNAK ilinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 4. oldu

İDİL ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (50 Öğrenci) 15 3,56 10,40 24

Türkçe 15 3,56 10,40 24
[-] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0,58 2,14 19

[-] Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0,26 0,68 26

[-] Öznel-nesnel cümleleri ayırt eder. 1 0,32 0,58 32

[-] Söz sanatlarını tespit eder. 1 0,24 0,72 24

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,46 1,40 23

[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,24 0,70 24

[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,34 0,64 34

[-] Metindeki hikaye unsurlarını belirler. 1 0,22 0,76 22

[-] Geçiş ve bağlantı ifadelerininmetnin anlamına olan katkısını
değerlen-dirir.

1 0,12 0,80 12

[-] Deyim, atasözü ve özdyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,20 0,72 20

[-] Anlamlarına göre cümleleri ayırt eder. 1 0,26 0,68 26

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,32 0,58 32

Soru D Y %

Sözel (TAR) (50 Öğrenci) 10 4,58 4,84 46

Tarih 10 4,58 4,84 46
[-] İlk Çağ Uygarlıklarını tanır. 4 1,48 2,26 37

[+] Doğal varlık nedir? 1 0,66 0,30 66

[+] Mezopotamya uygarlıklarını tanır. 1 0,54 0,40 54

[+] Çocuk haklarını tanır. 1 0,52 0,46 52

[-] İl Çağ Uygarlıklarını tanır. 1 0,48 0,42 48

[+] Sorumluluklarımız nelerdir? 1 0,60 0,38 60

[-] Sosyalleşme sürecini kavrar. 1 0,30 0,62 30

Soru D Y %

Sözel (DİN) (50 Öğrenci) 10 3,18 6,08 32

Din K.ve A.B. 10 3,18 6,08 32
[+] İhlas suresini yorumlar 1 0,58 0,34 58

[-] Hz. İbrahim (a.s.) kıssasını bilir. 2 0,60 1,26 30

[-] Dua ibadetine örnekler verir. 1 0,34 0,58 34

[-] Dua ibadetini yorumlar. 2 0,34 1,50 17

[+] Allah’ın isimlerini fark eder. 1 0,52 0,42 52

[-] Allah’ın sıfatlarını fark eder. 1 0,20 0,74 20

[-] Evrendeki yasaratılışı kavrar. 1 0,24 0,68 24

[-] Allah’ın birliğini kavrar. 1 0,36 0,56 36

Soru D Y %

Sözel (İNG) (50 Öğrenci) 10 2,76 6,44 28

İngilizce 10 2,76 6,44 28
[-] Reading their timetables for their lessons 1 0,28 0,58 28

[-] Expressing likes and dislikes 4 1,14 2,52 29

[-] Talking about locations of things and people 2 0,58 1,28 29

[-] Giving directions in a simple way 1 0,16 0,80 16

[-] Describing what people do regularly 1 0,32 0,58 32

[-] Talking about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple
way

1 0,28 0,68 28

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (50 Öğrenci) 15 3,54 9,84 24

Matematik 15 3,54 9,84 24
[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

1 0,22 0,62 22

[-] Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun
stratejiyi belirler ve kullanır.

1 0,24 0,68 24

[-] Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı
olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam
sayılı kesre dönüştürür.

1 0,26 0,64 26

[-] Dört işlem içeren problemleri çözer. 4 0,92 2,70 23

[-] Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 2 0,56 1,20 28

[-] Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0,18 0,72 18

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

1 0,26 0,64 26

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

1 0,32 0,64 32

[-] Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0,20 0,76 20

[-] En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu
bulur.

1 0,14 0,60 14

[-] Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir
ve değerini hesaplar.

1 0,24 0,64 24

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (49 Öğrenci) 15 4,37 9,80 29

Fen 15 4,37 9,80 29
[-] Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil
eden bir model hazırlar.

2 0,43 1,47 21

[-] Güneş’in özelliklerini açıklar. 1 0,35 0,59 35

[-] Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi
arasındaki ilişkiyi açıklar.

3 1,14 1,59 38

[-] Ay’ın özelliklerini açıklar. 2 0,61 1,37 31

[-] Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırır.

7 1,84 4,78 26



5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 50 50 141 21509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,93 7 3 5,43 5 5 2,96 4 5 2,40 4 8 1,73 7 8 4,06 32 37 19,51 261,020

Okul Ortalaması 4 10 0,09 5 5 2,97 3 6 1,15 3 6 0,61 4 10 0,26 4 10 1,10 22 47 6,18 214,000

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 310 KENAN    Y AKÇAY 5A 3 10 -0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 6 0,00 5 9 2,00 8 6 6,00 31 38 18,34 258,000 1 8 8 12 9633

2 337 MİNE YILMAZ 5A 5 10 1,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 31 42 17,00 236,573 2 13 13 35 12689

3 215 ELİF SUNGUR 5A 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 25 50 8,33 233,120 3 15 15 37 13231

4 248 FEYTULLAH YILMAZ 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 24 51 7,00 218,680 4 20 20 54 15595

5 361 YASEMİN SAVCI 5A 4 10 0,67 3 7 0,67 6 3 5,00 0 10 -3,33 4 10 0,67 4 10 0,67 21 50 4,35 215,193 5 23 23 59 16139

6 359 YAHYA SAVCI 5A 1 12 -3,00 0 7 -2,33 3 4 1,67 3 4 1,67 4 7 1,67 3 8 0,33 14 42 0,01 201,810 6 29 29 76 18172

7 374 ZİLAN ESEN 5A 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 201,133 7 30 30 77 18261

8 269 HAMZA İNAN 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 10 0,67 4 11 0,33 18 56 -0,66 200,137 8 31 31 81 18395

9 345 RUMEYSA NEGİZ 5A 2 9 -1,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 16 52 -1,33 185,943 9 36 36 109 20024

10 369 YUNUS SAVCI 5A 0 8 -2,67 2 2 1,33 0 6 -2,00 1 4 -0,33 1 4 -0,33 4 24 -4,00 182,963 10 40 40 115 20290

11 268 HAMDİYE AKÇAY 5A 2 13 -2,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 178,800 11 42 42 121 20571

12 343 SALİHA SUNGUR 5A 2 13 -2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 2 13 -2,33 3 10 -0,33 19 53 1,35 178,797 12 43 43 122 20575

13 319 SALİH SEVİNÇ 5A 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 15 -5,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 162,533 13 49 49 136 21264
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5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 50 50 141 21509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,93 7 3 5,43 5 5 2,96 4 5 2,40 4 8 1,73 7 8 4,06 32 37 19,51 261,020

Okul Ortalaması 4 10 0,09 5 5 2,97 3 6 1,15 3 6 0,61 4 10 0,26 4 10 1,10 22 47 6,18 214,000

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 352 SULTAN GÜNGÖR 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 8 3,33 40 34 28,66 289,423 1 1 1 4 6161

2 43 AYSU ÖZKAN 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 35 40 21,67 264,587 2 5 5 9 8848

3 190 ECRİN AKÇAY 5B 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 9 2,00 8 7 5,67 34 40 20,67 262,163 3 6 6 10 9125

4 348 SEMA İNAN 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 30 45 15,00 260,413 4 7 7 11 9337

5 358 YAHYA İNAN 5B 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 7 4,67 4 10 0,67 29 44 14,34 256,600 5 9 9 14 9823

6 241 FELEK İNAN 5B 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,34 239,400 6 12 12 32 12239

7 331 NAZİFE GÜNGÖR 5B 5 9 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 27 42 13,00 224,873 7 16 16 43 14566

8 227 ESMA GÜN 5B 1 14 -3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 27 48 11,00 224,453 8 17 17 45 14630

9 302 İREM GÜ 5B 3 11 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 23 51 5,99 217,883 9 21 21 55 15719

10 371 YUSUF SAVCI 5B 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 5 8 2,33 3 12 -1,00 20 52 2,66 215,437 10 22 22 58 16107

11 366 YUNUS AKÇAY 5B 3 10 -0,33 6 3 5,00 4 5 2,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 4 9 1,00 23 41 9,33 208,983 11 27 27 71 17154

12 322 MELEK İNAN 5B 3 12 -1,00 1 8 -1,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 4 10 0,67 4 9 1,00 14 54 -4,00 198,090 12 32 32 86 18675
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5C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 50 50 141 21509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,93 7 3 5,43 5 5 2,96 4 5 2,40 4 8 1,73 7 8 4,06 32 37 19,51 261,020

Okul Ortalaması 4 10 0,09 5 5 2,97 3 6 1,15 3 6 0,61 4 10 0,26 4 10 1,10 22 47 6,18 214,000

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 130 BÜNYAMİN TURGUT 5C 5 8 2,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 33 40 19,66 268,007 1 3 3 7 8399

2 285 İLHAN SAĞLAM 5C 8 7 5,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 6 5,00 30 38 17,33 254,677 2 10 10 15 10089

3 0 MURAT ÖZKAN 5C 6 8 3,33 3 6 1,00 3 7 0,67 2 6 0,00 3 7 0,67 8 5 6,33 25 39 12,00 252,863 3 11 11 18 10338

4 341 RECEP ORAN 5C 2 6 0,00 7 2 6,33 3 3 2,00 2 2 1,33 2 5 0,33 4 7 1,67 20 25 11,66 224,007 4 18 18 46 14704

5 92 BERFİN UZAL 5C 4 9 1,00 7 2 6,33 4 2 3,33 3 5 1,33 2 10 -1,33 5 8 2,33 25 36 12,99 221,020 5 19 19 52 15189

6 307 KASIM ÖZKAN 5C 2 11 -1,67 4 4 2,67 0 2 -0,67 3 6 1,00 3 8 0,33 6 8 3,33 18 39 4,99 214,493 6 24 24 61 16248

7 354 ŞAHİN ÖZKAN 5C 3 12 -1,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 49 9,67 209,587 7 26 26 70 17065

8 0 YASIR ÖZ 5C 1 14 -3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 25 50 8,33 207,280 8 28 28 72 17420

9 308 KASIM SOYAL 5C 3 10 -0,33 3 6 1,00 3 6 1,00 2 6 0,00 2 12 -2,00 5 8 2,33 18 48 2,00 196,710 9 33 33 92 18873

10 311 KESER YILMAZ 5C 1 8 -1,67 0 7 -2,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 9 38 -3,66 194,587 10 34 34 96 19140

11 272 HAMZA OGAN 5C 2 13 -2,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 185,763 11 37 37 111 20039

12 225 EMİNE USLU 5C 2 13 -2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 57 -1,00 185,453 12 38 38 112 20066

13 230 EYÜP ÖZKAN 5C 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 6 1,00 0 10 -3,33 3 9 0,00 2 12 -2,00 15 55 -3,33 185,183 13 39 39 113 20102

14 373 ZEYNEPİREM ÖZKAN 5C 3 10 -0,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 3 11 -0,67 1 13 -3,33 15 54 -2,99 178,840 14 41 41 120 20570

15 304 SEHE TURGUT 5C 1 9 -2,00 1 6 -1,00 0 6 -2,00 0 5 -1,67 3 5 1,33 0 12 -4,00 5 43 -9,34 174,643 15 46 46 129 20841

16 305 İSA ESEN 5C 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 1 14 -3,67 19 56 0,33 174,400 16 47 47 130 20853

17 353 SUNA ORAN 5C 3 12 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 1 14 -3,67 18 57 -1,01 159,933 17 50 50 140 21309
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5D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu 2. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 50 50 141 21509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 2,93 7 3 5,43 5 5 2,96 4 5 2,40 4 8 1,73 7 8 4,06 32 37 19,51 261,020

Okul Ortalaması 4 10 0,09 5 5 2,97 3 6 1,15 3 6 0,61 4 10 0,26 4 10 1,10 22 47 6,18 214,000

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 356 ŞİLAN KAZAN 5D 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 29 46 13,67 271,200 1 2 2 6 8074

2 320 YASİN USLU 5D 5 7 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 7 2,67 7 7 4,67 30 38 17,35 265,177 2 4 4 8 8757

3 338 NURALLAH İNAN 5D 3 12 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 26 49 9,66 233,800 3 14 14 36 13125

4 55 BARAN İNCE 5D 5 10 1,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 7 8 4,33 19 51 2,00 214,163 4 25 25 63 16304

5 336 NİSRİN ACAR 5D 3 12 -1,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 52 4,66 192,723 5 35 35 100 19371

6 324 MELES GÖK 5D 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 17 58 -2,33 178,533 6 44 44 123 20589

7 306 İSLAM ÖZKAN 5D 4 11 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 13 -3,33 15 58 -4,33 177,373 7 45 45 125 20668

8 0 SEMYAN PEKTŞ 5D 1 14 -3,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 11 63 -10,01163,457 8 48 48 135 21246
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