
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 8.Sınıf Deneme Sınavı-1 12821 83 66 66

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.95 7.78 7.36 5.78 3.14 4.73 6.88 2.54 6.03 4.12 3.56 2.94 6.60 6.05 4.58 8.63 8.81 5.69 41.96 31.88 31.33 224.792

İl Ortalaması 7.61 10.72 4.04 3.90 5.05 2.22 5.20 4.17 3.82 2.66 5.77 0.74 4.96 10.60 1.43 6.55 11.48 2.73 30.90 47.80 14.97 158.611
Okul Ortalaması 6.53 11.77 2.61 3.21 5.67 1.32 4.58 4.77 2.99 2.14 6.44 -0.01 4.12 12.26 0.04 5.83 12.15 1.78 26.41 53.06 8.72 132.584

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 117 - FURKAN ÖZKAN 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 2 8 -0.67 5 6 3.00 12 6 10.00 52.00 27.00 43.00 286.681 3382 9 1 1
2 1005 - NURTEN YILDIZ 8 / D 10 8 7.33 3 2 2.33 9 1 8.67 2 5 0.33 6 4 4.67 11 7 8.67 41.00 27.00 32.00 239.274 5068 11 2 2
3 208 - PEYRÜZE SOYAL 8 / B 10 8 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 3 1.00 5 9 2.00 10 9 7.00 42.00 34.00 30.66 218.000 5976 13 3 3
4 195 - NUJİYAN SEVİNÇ 8 / B 8 11 4.33 4 4 2.67 8 2 7.33 2 5 0.33 8 9 5.00 9 8 6.33 39.00 39.00 25.99 208.104 6406 15 4 4
5 218 - ROJDIL GÜVEN 8 / A 8 10 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 7 7 4.67 5 10 1.67 40.00 36.00 28.01 190.430 7235 16 5 5
6 209 - RAFİDE USLU 8 / C 11 9 8.00 5 4 3.67 2 5 0.33 1 7 -1.33 4 10 0.67 7 9 4.00 30.00 44.00 15.34 179.037 7809 18 6 6
7 163 - MAKBULE SUNGUR 8 / A 11 7 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 9 0 9.00 1 9 -2.00 4 12 0.00 42.00 30.00 32.01 177.067 7916 19 7 7
8 129 - HAMDİYE GÜNGÖR 8 / B 5 14 0.33 9 1 8.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 9 11 5.33 42.00 47.00 26.33 176.030 8008 20 8 8
9 144 - HATİME SEVİNÇ 8 / D 8 8 5.33 2 5 0.33 4 3 3.00 0 7 -2.33 5 11 1.33 8 7 5.67 27.00 41.00 13.33 174.548 8072 21 9 9

10 192 - NEZİR YILMAZ 8 / C 9 11 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 14 -1.67 9 11 5.33 38.00 49.00 21.65 172.030 8202 22 10 10
11 172 - MERVE SAĞLAM 8 / C 8 12 4.00 5 4 3.67 4 6 2.00 0 9 -3.00 4 12 0.00 10 8 7.33 31.00 51.00 14.00 171.096 8224 23 11 11
12 316 - Y S F ZK N BJK 8 / A 6 10 2.67 3 4 1.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 5 0.33 10 9 7.00 29.00 40.00 15.67 167.659 8388 24 12 12
13 189 - NARİN USL U 8 / A 12 6 10.00 3 4 1.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 2 13 -2.33 5 9 2.00 30.00 41.00 16.34 167.185 8407 26 13 13
14 220 - ROJGÜL GÜVEN 8 / A 6 11 2.33 4 4 2.67 6 4 4.67 3 6 1.00 7 10 3.67 6 12 2.00 32.00 47.00 16.34 159.763 8797 27 14 14
15 33 - BEYTULLAH FİDAN GS 8 / C 7 11 3.33 4 5 2.33 6 2 5.33 1 8 -1.67 4 13 -0.33 8 10 4.67 30.00 49.00 13.66 154.326 9093 28 15 15
16 4 - ABDÜLLAH ESEN 8 / C 8 10 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 16 -2.33 9 10 5.67 30.00 56.00 11.35 152.415 9184 30 16 16
17 51 - BURHAN YILMAZ 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 152.385 9186 31 17 17
18 180 - MİZGİN ACAR 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 2 4.33 7 13 2.67 9 11 5.33 33.00 54.00 15.00 151.867 9231 32 18 18
19 167 - MEDİNE ESEN 8 / C 6 10 2.67 5 3 4.00 3 4 1.67 0 6 -2.00 4 11 0.33 8 10 4.67 26.00 44.00 11.34 150.889 9280 33 19 19
20 52 - BÜŞRA GÜN 8 / C 6 9 3.00 5 3 4.00 2 5 0.33 0 8 -2.67 4 10 0.67 7 9 4.00 24.00 44.00 9.33 147.911 9465 34 20 20
21 87 - ESMA ÖZKAN Ö 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 144.459 9639 35 21 21
22 0 - HEDİYE SOYAL 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 144.459 9639 35 21 21
23 147 - HEVİDAR SAĞLAM 8 / C 6 11 2.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 2 6 0.00 3 10 -0.33 8 7 5.67 22.00 45.00 7.00 144.459 9639 35 21 21
24 214 - ÖMER SAVCI 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 9 1.00 9 8 6.33 25.00 55.00 6.66 142.444 9794 38 24 24
25 120 - GURBET İNAN 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 4 2.67 5 15 0.00 6 14 1.33 29.00 57.00 10.01 141.496 9842 39 25 25
26 131 - H* * YILMAZ 8 / D 6 10 2.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 14 0.33 7 13 2.67 29.00 55.00 10.68 141.022 9867 40 26 26
27 133 - HAMZA OGAN 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 31.00 59.00 11.33 140.474 9914 41 27 27
28 199 - ONUR GÜN 8 / A 12 6 10.00 2 5 0.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 1 16 -4.33 5 15 0.00 28.00 54.00 10.00 140.015 9934 42 28 28
29 28 - BERFİN PEKTAŞ 8 / D 6 9 3.00 3 3 2.00 5 3 4.00 1 4 -0.33 5 3 4.00 2 11 -1.67 22.00 33.00 11.00 139.985 9945 43 29 29
30 313 - YUSUF ÖZ 8 / C 8 10 4.67 2 6 0.00 6 2 5.33 1 7 -1.33 4 10 0.67 4 11 0.33 25.00 46.00 9.67 139.526 9953 44 30 30
31 181 - MİZGİN DÜZGÜN 8 / C 9 9 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 3 1.00 3 7 0.67 3 13 -1.33 25.00 44.00 10.34 139.052 9976 45 31 31
32 22 - AYNUR AKÇAY 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 6 8 3.33 26.00 53.00 8.33 134.519 10262 46 32 32
33 234 - ŞEHMUS GÜN 8 / A 5 10 1.67 3 4 1.67 7 3 6.00 2 4 0.67 1 6 -1.00 6 9 3.00 24.00 36.00 12.01 134.104 10263 47 33 33
34 86 - ERKAN ÖZKAN 8 / C 5 11 1.33 3 4 1.67 5 2 4.33 3 4 1.67 2 14 -2.67 8 9 5.00 26.00 44.00 11.33 133.052 10331 49 34 34
35 44 - BEYTULLAH İNAN 8 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 7 13 2.67 28.00 57.00 9.00 132.622 10340 50 35 35
36 1002 - MERT ÖZKAN GS 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 27.00 63.00 5.99 132.563 10369 51 36 36
37 124 - HACISUNGUR 8 / D 6 14 1.33 1 8 -1.67 2 7 -0.33 6 3 5.00 8 12 4.00 4 15 -1.00 27.00 59.00 7.33 130.104 10518 52 37 37
38 72 - DERYA MUTLU 8 / D 6 7 3.67 3 2 2.33 5 2 4.33 1 5 -0.67 0 9 -3.00 5 7 2.67 20.00 32.00 9.33 128.667 10570 53 38 38
39 99 - FATMA ANİ 8 / C 5 11 1.33 4 5 2.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 3 8 0.33 6 14 1.33 25.00 48.00 8.99 126.607 10714 55 39 39
40 176 - MESUT TURGUT 8 / D 8 10 4.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 6 14 1.33 3 16 -2.33 24.00 61.00 3.68 121.763 10983 56 40 40
41 174 - MERYEM OGAN 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 13 2.67 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.01 120.785 11027 57 41 41
42 141 - HATİCE SELÇUK 8 / C 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 15 -1.00 5 15 0.00 25.00 64.00 3.67 118.770 11148 58 42 42
43 1 - ABDULHAKİM AKPINAR 8 / D 2 11 -1.67 3 5 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 11 1.33 6 11 2.33 22.00 52.00 4.65 115.733 11318 59 43 43
44 94 - ESRA ÖZKAN 8 / A 4 15 -1.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 26.00 62.00 5.33 115.274 11332 60 44 44
45 3 - ABDULHAKİM GÖK 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 114.830 11344 61 45 45
46 127 - HACİRE ÖZCAN 8 / A 5 12 1.00 3 6 1.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 14 -0.67 5 11 1.33 22.00 57.00 3.00 111.822 11510 62 46 46
47 185 - MUSTAFAYILM* 8 / D 3 14 -1.67 1 7 -1.33 2 5 0.33 3 6 1.00 5 11 1.33 6 11 2.33 20.00 54.00 1.99 111.793 11516 63 47 47
48 238 - UĞUR AKÇAY 8 / A 3 13 -1.33 3 6 1.00 9 1 8.67 4 3 3.00 4 12 0.00 4 12 0.00 27.00 47.00 11.34 110.889 11535 64 48 48
49 170 - MEHMET NURİ TURGUT 8 / B 5 13 0.67 4 5 2.33 8 2 7.33 3 6 1.00 6 12 2.00 2 17 -3.67 28.00 55.00 9.66 109.867 11599 65 49 49
50 150 - İREM GÜVEN 8 / D 5 11 1.33 0 8 -2.67 3 4 1.67 0 0 0.00 4 10 0.67 3 12 -1.00 15.00 45.00 0.00 104.444 11864 66 50 50
51 169 - MEHMET DÜZ 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 102.963 11916 67 51 51
52 221 - HAMZA SÜMER 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 6 0.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 64.00 2.67 98.044 12094 68 52 52
53 149 - İDRİS Ö *AN 8 / C 7 11 3.33 3 5 1.33 0 9 -3.00 1 8 -1.67 2 14 -2.67 4 13 -0.33 17.00 60.00 -3.01 97.007 12136 69 53 53
54 104 - FURKAN ÖZ 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 19 -5.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 93.067 12275 70 54 54
55 50 - BİLAL USLU 8 / D 6 12 2.00 0 8 -2.67 5 5 3.33 3 5 1.33 2 14 -2.67 3 14 -1.67 19.00 58.00 -0.35 89.081 12386 71 55 55
56 29 - BE*AVAN ESMER M ER 8 / D 6 11 2.33 2 6 0.00 4 4 2.67 2 6 0.00 2 14 -2.67 3 16 -2.33 19.00 57.00 0.00 88.133 12406 72 56 56
57 85 - EREN ÖZKAN 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 85.215 12460 73 57 57
58 100 - FATMA TURGUT 8 / D 2 17 -3.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 3 6 1.00 5 12 1.00 5 15 0.00 19.00 64.00 -2.34 84.667 12485 74 58 58
59 12 - ABDURAHMAN ÖZKAN 8 / C 4 16 -1.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 0 4 -1.33 4 6 2.00 0 9 -3.00 11.00 44.00 -3.66 84.222 12488 75 59 59
60 226 - ŞEFAÖÖZKAN 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 19 -6.33 5 15 0.00 19.00 70.00 -4.33 83.230 12497 76 60 60
61 136 - HARUN MUTLU 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 83.200 12503 77 61 61
62 81 - ENDER ÖZKAN 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 15.00 75.00 -10.00 73.319 12677 79 62 62
63 339 - SELMANKILIÇ 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.68 63.422 12756 80 63 63
64 139 - HASAN ÖZKAN 8 / D 2 16 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 18.00 70.00 -5.33 59.526 12772 81 64 64
65 309 - YAĞMUR GÜVEN 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 16.00 74.00 -8.67 57.511 12783 82 65 65
66 145 - RÜZGAR ÖZKAN 0 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 2 17 -3.67 12.00 77.00 -13.67 45.659 12808 83 66 66


