
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-1 8255 70 54 54

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.42 7.14 4.04 5.47 3.88 4.17 6.14 3.40 5.01 3.78 4.14 2.40 5.73 6.60 3.53 7.60 6.28 5.51 35.15 31.44 24.67 225.808

İl Ortalaması 4.76 8.00 2.09 4.14 4.81 2.54 5.07 4.39 3.61 3.20 3.96 1.88 4.34 7.60 1.81 6.83 7.01 4.49 28.34 35.77 16.42 182.704
Okul Ortalaması 3.98 8.35 1.20 3.56 5.19 1.83 4.35 4.96 2.70 2.41 4.20 1.01 3.89 8.04 1.21 5.96 7.70 3.40 24.15 38.44 11.34 157.127

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 18 - BETÜL AKÇAY 7 / D 7 5 5.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 9 0 9.00 12 3 11.00 50.00 13.00 45.67 336.667 1219 7 1 1
2 0 - FURKAN ÖZKAN 7 / D 5 7 2.67 3 6 1.00 6 2 5.33 3 7 0.67 10 1 9.67 12 3 11.00 39.00 26.00 30.34 278.933 2349 8 2 2
3 75 - İSLAM TURGUT 7 / A 5 8 2.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 11 4 9.67 44.00 23.00 36.33 277.767 2389 9 3 3
4 13 - BAHAR DÜZ 7 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 3 2.00 4 10 0.67 12 3 11.00 41.00 29.00 31.34 262.267 2749 11 4 4
5 233 - ZİLAN AKÇAY 7 / B 5 7 2.67 4 4 2.67 4 3 3.00 7 3 6.00 5 6 3.00 11 4 9.67 36.00 27.00 27.01 241.167 3305 13 5 5
6 9 - AYNUR ESEN 7 / D 4 9 1.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 3 2 2.33 8 1 7.67 12 3 11.00 32.00 28.00 22.67 241.133 3308 14 6 6
7 223 - ZÜBEYİR AKÇAY 7 / D 6 4 4.67 5 2 4.33 9 1 8.67 5 1 4.67 4 5 2.33 6 6 4.00 35.00 19.00 28.67 232.233 3550 16 7 7
8 115 - REBER SOYAL 7 / A 4 10 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 2 2.33 3 8 0.33 12 3 11.00 35.00 30.00 25.00 223.333 3790 18 8 8
9 114 - RAĞDAGÜL İNAN 7 / A 5 7 2.67 3 5 1.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 6 7 3.67 11 4 9.67 30.00 36.00 18.01 213.400 4041 20 9 9

10 128 - FURKAN GÖK 7 / A 4 9 1.00 5 5 3.33 5 4 3.67 3 4 1.67 3 9 0.00 12 3 11.00 32.00 34.00 20.67 208.900 4197 22 10 10
11 102 - NARİN İNAN 7 / A 4 7 1.67 2 1 1.67 7 2 6.33 3 2 2.33 4 2 3.33 6 4 4.67 26.00 18.00 20.00 198.900 4525 24 11 11
12 63 - HALEF İNANİ N N 7 / C 7 6 5.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 6 0.00 4 9 1.00 8 7 5.67 30.00 39.00 17.00 195.567 4641 25 12 12
13 65 - HALİME DÜZ 7 / A 5 9 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 9 3.00 6 9 3.00 34.00 40.00 20.67 195.567 4641 25 12 12
14 204 - YUSUF DÜZ 7 / D 3 9 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 6 -1.00 8 5 6.33 8 7 5.67 29.00 38.00 16.33 194.433 4686 27 14 14
15 47000 - FERNAS TUNÇ 7 / B 8 6 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 2 3.33 3 12 -1.00 7 7 4.67 31.00 38.00 18.34 193.367 4701 28 15 15
16 200 - YUNUS HOSER 7 / C 5 6 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 4 1.67 3 9 0.00 8 7 5.67 30.00 35.00 18.34 190.033 4821 29 16 16
17 171 - SÜMEYYA YILDIZ 7 / B 3 5 1.33 2 6 0.00 9 1 8.67 5 0 5.00 4 3 3.00 4 5 2.33 27.00 20.00 20.33 189.967 4837 30 17 17
18 66 - HANIM G* 7 / C 2 4 0.67 6 1 5.67 7 3 6.00 0 0 0.00 2 2 1.33 7 5 5.33 24.00 15.00 19.00 187.767 4913 31 18 18
19 5 - ABDU*LAHESEN 7 / B 7 6 5.00 6 3 5.00 7 3 6.00 3 5 1.33 1 12 -3.00 7 7 4.67 31.00 36.00 19.00 185.567 4981 32 19 19
20 112 - OSMAN OGAN 7 / B 7 6 5.00 5 3 4.00 4 6 2.00 3 4 1.67 1 11 -2.67 8 6 6.00 28.00 36.00 16.00 181.100 5131 33 20 20
21 31 - DİYAR ÖZ*AN 7 / D 7 8 4.33 4 4 2.67 3 7 0.67 2 6 0.00 6 9 3.00 5 10 1.67 27.00 44.00 12.34 171.133 5454 34 21 21
22 91 - MEHMET SAİT AKÇAY 7 / C 7 6 5.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 3 4 1.67 6 7 3.67 3 10 -0.33 25.00 39.00 12.01 167.833 5596 36 22 22
23 158 - SEMANUR YILMAZ 7 / A 2 8 -0.67 4 4 2.67 6 4 4.67 4 4 2.67 5 5 3.33 5 8 2.33 26.00 33.00 15.00 166.633 5661 37 23 23
24 110 - NURTEN TURGUT 7 / B 5 9 2.00 3 6 1.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 8 1.33 8 6 6.00 24.00 44.00 9.33 162.200 5812 38 24 24
25 217 - ZEYNEP SUNGUR 7 / D 3 8 0.33 3 5 1.33 5 2 4.33 5 3 4.00 4 7 1.67 4 7 1.67 24.00 32.00 13.33 156.667 6018 39 25 25
26 6 - HALAT SOYAL 7 / C 4 10 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 7 8 4.33 24.00 33.00 13.00 155.567 6037 40 26 26
27 183 - ÜMİT ESEN 7 / C 3 10 -0.33 2 7 -0.33 6 3 5.00 3 3 2.00 3 9 0.00 7 5 5.33 24.00 37.00 11.67 155.567 6037 40 26 26
28 188 - YAKUP EMRE İNAN 7 / C 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 26.00 49.00 9.66 153.300 6149 42 28 28
29 135 - RUMEYSA TURGUT 7 / B 2 10 -1.33 4 4 2.67 4 4 2.67 2 3 1.00 4 8 1.33 6 6 4.00 22.00 35.00 10.34 147.800 6312 43 29 29
30 97 - MERYEM GÖK 7 / C 4 6 2.00 4 4 2.67 5 5 3.33 1 1 0.67 3 7 0.67 4 9 1.00 21.00 32.00 10.34 146.700 6333 44 30 30
31 216 - ZEYNEP ÖZKAN 7 / B 3 10 -0.33 2 7 -0.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 3 8 0.33 7 7 4.67 23.00 43.00 8.67 144.467 6415 45 31 31
32 198 - YAKUP SAVCI 7 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 144.433 6437 46 32 32
33 60 - GÜLSÜME İNAN 7 / B 5 4 3.67 1 4 -0.33 4 3 3.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 15.00 23.00 7.34 140.033 6556 47 33 33
34 21 - BÜNYAMİN ÖZ 7 / C 3 10 -0.33 3 5 1.33 0 9 -3.00 4 2 3.33 5 5 3.33 5 9 2.00 20.00 40.00 6.66 138.867 6630 48 34 34
35 160 - SEVDA AKÇAY 7 / A 3 10 -0.33 6 3 5.00 4 5 2.33 1 7 -1.33 2 10 -1.33 6 7 3.67 22.00 42.00 8.01 133.400 6783 49 35 35
36 8 - AYDIN SAĞLAM 7 / C 3 10 -0.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 8 7 5.67 19.00 40.00 5.67 132.267 6809 50 36 36
37 46 - FELEK G*NGÖR 7 / B 4 6 2.00 1 5 -0.67 6 3 5.00 0 0 0.00 1 10 -2.33 5 6 3.00 17.00 30.00 7.00 132.233 6813 51 37 37
38 23 - ESRA AKÇAY 7 / C 3 11 -0.67 2 7 -0.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 5 10 1.67 6 9 3.00 21.00 50.00 4.34 127.800 6953 52 38 38
39 203 - BÜNYAMİN TURGUT 7 / A 4 5 2.33 3 5 1.33 3 7 0.67 0 0 0.00 2 9 -1.00 4 8 1.33 16.00 34.00 4.66 124.400 7074 53 39 39
40 108 - NURAN TURGUT 7 / B 1 10 -2.33 3 4 1.67 7 2 6.33 2 5 0.33 2 9 -1.00 5 8 2.33 20.00 38.00 7.33 121.100 7173 55 40 40
41 137 - SAMET GÜVEN 7 / D 4 10 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 10 -0.33 4 9 1.00 21.00 49.00 4.68 120.067 7185 56 41 41
42 39 - MEHMETŞ EİŞ FİD* 7 / B 2 11 -1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 9 -3.00 4 11 0.33 7 8 4.33 19.00 53.00 1.32 114.367 7370 58 42 42
43 84 - MEHMETALİ GÖK 7 / A 2 9 -1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 3 12 -1.00 2 13 -2.33 18.00 44.00 3.34 96.700 7793 59 43 43
44 101 - MUSTAFA ESEN 7 / A 5 6 3.00 1 8 -1.67 2 7 -0.33 0 4 -1.33 3 8 0.33 1 10 -2.33 12.00 43.00 -2.33 95.567 7818 60 44 44
45 122 - ENES SUNGUR 7 / D 1 9 -2.00 1 6 -1.00 4 3 3.00 0 7 -2.33 2 7 -0.33 3 8 0.33 11.00 40.00 -2.33 85.567 8021 61 45 45
46 2 - ABDTULAHKİM SEVİNÇ 7 / C 2 11 -1.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 2 6 0.00 6 9 3.00 2 11 -1.67 14.00 54.00 -4.01 85.500 8026 62 46 46
47 19 - BİLAL FİDAN 7 / C 2 10 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 17.00 55.00 -1.33 80.033 8071 63 47 47
48 206 - YUSUF TURGUT 7 / D 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.00 77.767 8091 64 48 48
49 260 - DİLBERÖZKAN 7 / A 1 13 -3.33 2 7 -0.33 1 2 0.33 0 1 -0.33 6 8 3.33 1 14 -3.67 11.00 45.00 -4.00 74.433 8108 65 49 49
50 77 - MAHSUM E*EN 7 / D 4 9 1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 1 14 -3.67 14.00 59.00 -5.67 73.300 8121 66 50 50
51 205 - YUSUF ESEN 7 / A 1 8 -1.67 2 3 1.00 1 7 -1.33 0 7 -2.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 9.00 45.00 -6.00 68.867 8150 67 51 51
52 152 - SELMAN FİDAN 7 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 13.00 62.00 -7.67 68.867 8150 67 51 51
53 72 - *KE 7 / C 3 10 -0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 14 -4.67 2 10 -1.33 11.00 58.00 -8.33 51.133 8237 69 53 53
54 90 - MEHMET ÖZKAN 7 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 1 14 -3.67 0 15 -5.00 12.00 63.00 -9.00 42.200 8251 70 54 54


