
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 6.Sınıf Deneme Sınavı-1 6935 52 39 39

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.48 7.46 3.99 5.71 3.72 4.47 6.04 3.27 4.95 3.71 4.51 2.21 5.27 7.28 2.84 7.50 6.43 5.35 34.71 32.67 23.82 220.056

İl Ortalaması 5.50 9.10 2.47 4.69 5.15 2.97 5.31 4.40 3.84 3.77 5.85 1.82 4.69 9.38 1.56 6.58 8.04 3.90 30.54 41.92 16.56 181.644
Okul Ortalaması 4.69 10.15 1.31 3.46 6.46 1.31 4.87 5.10 3.17 2.51 7.23 0.10 3.56 11.15 -0.15 5.49 9.41 2.35 24.59 49.51 8.09 138.632

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 293 - YAKUPYMUTLU M P 6 / D 7 8 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 11 0.33 12 3 11.00 43.00 32.00 32.33 259.967 2222 11 1 1
2 224 - İSM* L TURGUT 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 8 3.33 7 8 4.33 39.00 35.00 27.32 239.933 2653 12 2 2
3 41 - FERHAT KILIÇ 6 / B 3 9 0.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 5 1.33 7 6 5.00 8 7 5.67 38.00 30.00 28.00 228.900 2919 14 3 3
4 273 - SEDAT SAVCI 6 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 7 8 4.33 35.00 39.00 21.99 222.167 3097 15 4 4
5 57 - BEYTULLAH YILMAZ 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 36.00 39.00 23.00 220.000 3140 16 5 5
6 0 - BERİTAN YILMAZ 6 / A 6 9 3.00 7 2 6.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 36.00 38.00 23.34 212.267 3329 17 6 6
7 168 - HASİP SAĞLAM 6 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 10 0 10.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 7 8 4.33 35.00 40.00 21.67 202.233 3611 18 7 7
8 301 - ZEYNEP YILMAZ 6 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 8 3.33 33.00 41.00 19.33 195.533 3820 19 8 8
9 267 - ÖMER ÖZKAN 6 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 9 6 7.00 5 10 1.67 29.00 45.00 14.00 190.000 3966 20 9 9

10 298 - ZAHİDE GÜVEN 6 / D 4 11 0.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 35.00 40.00 21.67 188.900 3986 21 10 10
11 0 - ŞAHİZE ÖZKAN 6 / D 9 6 7.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 8 7 5.67 29.00 46.00 13.67 180.033 4185 22 11 11
12 280 - SEYRAN YILMAZ 6 / D 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 10 5 8.33 27.00 48.00 10.99 171.067 4476 24 12 12
13 256 - NEVİN USLU 6 / C 3 10 -0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 3 7 0.67 8 7 5.67 27.00 38.00 14.35 167.867 4529 25 13 13
14 105 - ELİF AKÇAY 6 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 153.367 4914 26 14 14
15 279 - SEVGİ ESEN 6 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 153.333 4930 27 15 15
16 213 - İSLAM PEKTAŞ 0 / 0 4 11 0.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 14 -3.67 7 8 4.33 30.00 45.00 14.99 153.267 4968 28 16 16
17 134 - HALİL MUTL U 6 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 7 8 4.33 24.00 51.00 7.00 144.433 5173 29 17 17
18 245 - MEHVEŞ ÖZKAN 6 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 27.00 48.00 11.00 135.567 5423 31 18 18
19 296 - YUNUS NEGİZ 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 4 10 0.67 24.00 50.00 7.34 133.367 5487 32 19 19
20 295 - YAKUP YILMAZ 6 / D 4 11 0.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 22.00 53.00 4.33 126.633 5696 33 20 20
21 242 - MAŞALLAH ÖZKAN 6 / B 7 8 4.33 1 8 -1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 15 -5.00 5 10 1.67 23.00 51.00 5.99 123.300 5773 34 21 21
22 264 - RAHİME GÜN 6 / C 2 13 -2.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 24.00 51.00 7.01 117.833 5916 35 22 22
23 113 - EYÜPÖÖZ 6 / A 4 11 0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 117.767 5937 36 23 23
24 6 - ABDULAZİZ SUNGUR 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 113.333 6051 37 24 24
25 263 - PINAR YILMAZ 6 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 1 14 -3.67 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 113.333 6051 37 24 24
26 0 - EMİNESSEVİNÇN Ç 6 / A 4 11 0.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 9 2.00 20.00 53.00 2.34 107.800 6213 39 26 26
27 246 - MELAYİK SAVCI 6 / B 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 104.467 6265 40 27 27
28 259 - NURULLAH DÜZ 6 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 6 9 3.00 21.00 54.00 3.00 104.433 6281 41 28 28
29 291 - ÜMİT TUNÇ 6 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.01 104.400 6303 42 29 29
30 253 - MÜBAREK İNAN Ü 6 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 91.100 6562 43 30 30
31 78 - BÜŞRA NEGİZ 6 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 14 -3.67 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 82.200 6702 44 31 31
32 243 - MEDİNE ÖZKAN 6 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.33 77.800 6741 45 32 32
33 300 - ZEYNEL KAZAN 6 / D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.00 77.767 6744 46 33 33
34 278 - SELMA MUTLU 6 / C 0 15 -5.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.00 77.767 6744 46 33 33
35 126 - FURKAN GÜN 6 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 77.767 6744 46 33 33
36 232 - KASİDE TUNÇ 6 / B 1 14 -3.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 13 -2.33 5 10 1.67 15.00 60.00 -5.00 68.900 6834 49 36 36
37 0 - ŞERİFE ANİ 6 / D 2 12 -2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 0 5 -1.67 3 10 -0.33 4 10 0.67 10.00 56.00 -8.66 65.600 6852 50 37 37
38 270 - RIFAT MUTLU 6 / C 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 14.00 61.00 -6.33 60.033 6881 51 38 38
39 297 - *USUF KILIÇ 6 / D 0 15 -5.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 11.00 64.00 -10.34 42.200 6932 52 39 39


