
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şırnak İDİL Kazım Karabekir Ortaokulu Netbil 5.Sınıf Deneme Sınavı-1 6835 69 42 42

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.00 7.72 3.42 4.34 4.90 2.70 5.56 3.56 4.37 3.75 4.43 2.28 7.04 6.08 5.01 7.68 6.27 5.59 34.36 32.97 23.37 224.663

İl Ortalaması 4.84 8.88 1.88 4.03 5.30 2.26 4.97 4.19 3.58 3.68 5.32 1.91 5.71 7.90 3.08 6.55 7.81 3.95 29.78 39.41 16.65 183.971
Okul Ortalaması 4.07 10.21 0.67 3.29 6.14 1.24 4.29 4.95 2.63 2.26 6.86 -0.02 4.19 10.00 0.86 4.71 9.74 1.47 22.81 47.90 6.84 131.548

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 352 - SULTANGÜNGÖR 5 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 9 6 7.00 7 8 4.33 38.00 37.00 25.67 232.142 2975 18 1 1
2 92 - BERFİN UZAL 5 / C 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 9 6 7.00 34.00 41.00 20.34 206.107 3511 19 2 2
3 371 - YUSUF SAVCI 5 / B 6 9 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 29.00 46.00 13.67 176.453 4192 23 3 3
4 310 - KENANAKÇAY 5 / A 4 10 0.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 8 3.33 5 9 2.00 32.00 40.00 18.66 176.427 4201 24 4 4
5 285 - İLHAN SAĞLAM 5 / C 2 13 -2.33 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 7 5.67 8 7 5.67 28.00 47.00 12.35 172.978 4285 25 5 5
6 305 - SEMYAN PEKTAŞ 5 / D 9 6 7.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 10 0.67 26.00 48.00 10.00 168.178 4398 26 6 6
7 304 - SEHER TURGUT 5 / C 4 5 2.33 4 3 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 9 0.00 6 9 3.00 28.00 35.00 16.33 167.236 4420 27 7 7
8 374 - ZİLANESEN 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 5 10 1.67 25.00 50.00 8.34 162.240 4549 29 8 8
9 331 - NAZİFE GÜNGÖR 5 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 12 -1.00 7 8 4.33 29.00 45.00 14.01 159.582 4632 30 9 9

10 320 - MEHMET YASİN USLU 5 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 27.00 48.00 11.00 157.467 4685 31 10 10
11 345 - RUMEYSA NEGİZ 5 / A 4 7 1.67 2 5 0.33 2 5 0.33 1 5 -0.67 4 8 1.33 7 6 5.00 20.00 36.00 7.99 156.862 4699 32 11 11
12 248 - FEYTULLAH YILMAZ 5 / A 4 9 1.00 4 4 2.67 5 2 4.33 3 7 0.67 2 11 -1.67 8 7 5.67 26.00 40.00 12.67 156.009 4730 33 12 12
13 327 - MİNE YILMAZ 5 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 8 0.33 7 8 4.33 25.00 46.00 9.66 147.938 4987 34 13 13
14 0 - YAHYA SAVCI 5 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 9 2.00 23.00 51.00 6.00 145.600 5047 35 14 14
15 337 - NULLURAH İNAN 5 / D 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 50.00 8.34 144.462 5072 36 15 15
16 346 - SALİH*UN GUR 5 / A 4 10 0.67 5 3 4.00 6 3 5.00 3 5 1.33 2 12 -2.00 6 8 3.33 26.00 41.00 12.33 141.769 5148 37 16 16
17 215 - ****U R 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 11 -1.67 6 9 3.00 26.00 47.00 10.33 140.880 5177 38 17 17
18 322 - ME*EK İNAN 5 / B 4 11 0.33 4 5 2.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 25.00 49.00 8.66 139.360 5214 39 18 18
19 366 - YUNUS AKÇAY 5 / B 2 13 -2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 7 5.67 5 10 1.67 23.00 52.00 5.68 137.413 5256 40 19 19
20 354 - ŞAHİN ÖZKAN 5 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 137.271 5272 41 20 20
21 190 - ECRİN AKÇAY 5 / B 4 11 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 45.00 10.00 137.022 5280 42 21 21
22 0 - RECEP ÖRAN 5 / C 4 11 0.33 0 8 -2.67 6 2 5.33 0 2 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 19.00 39.00 5.98 133.680 5370 44 22 22
23 202 - İREMGGÜN 5 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 5 3 4.00 3 6 1.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 26.00 46.00 10.68 132.969 5385 45 23 23
24 358 - YAHYA İNAN 5 / B 6 7 3.67 1 9 -2.00 4 2 3.33 1 9 -2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 19.00 50.00 2.34 119.618 5725 47 24 24
25 353 - SUNA ORAN 5 / C 5 9 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 22.00 52.00 4.67 118.409 5763 48 25 25
26 336 - NİSRİN ACAR 5 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 24.00 51.00 7.01 117.227 5780 49 26 26
27 0 - HAM ZAİ *NN H 0 / A 4 9 1.00 2 6 0.00 2 2 1.33 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 19.00 46.00 3.67 117.209 5789 50 27 27
28 272 - HAMZA OGAN 5 / C 3 12 -1.00 2 7 -0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 7 7 4.67 3 12 -1.00 19.00 53.00 1.34 115.440 5841 52 28 28
29 373 - ZEYNEP İREM ÖZKAN 5 / C 2 13 -2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 114.809 5853 53 29 29
30 306 - İSLAM ÖZKAN 5 / D 1 14 -3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 5 9 2.00 20.00 54.00 2.00 111.244 5948 54 30 30
31 268 - HAMDİYEAKÇAY 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.68 108.969 5991 56 31 31
32 361 - YASEMİN SAVCI 5 / A 2 11 -1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 10 0.67 4 8 1.33 19.00 50.00 2.34 107.707 6027 57 32 32
33 43 - AYSU ÖZKAN 5 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 3 1.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 20.00 50.00 3.34 107.440 6045 58 33 33
34 230 - EYÜP ÖZKAN 5 / C 3 10 -0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 10 0.67 3 11 -0.67 18.00 53.00 0.34 99.440 6228 61 34 34
35 324 - MELES GÖK 5 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.68 97.102 6282 62 35 35
36 330 - MURAT ÖZKAN 5 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 19.00 55.00 0.66 94.338 6351 63 36 36
37 42 - ASMİN GÖK 5 / D 4 11 0.33 0 8 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 6 9 3.00 17.00 56.00 -1.67 94.036 6356 64 37 37
38 319 - SALİH SEVİÇ 5 / A 1 14 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.01 83.929 6546 65 38 38
39 225 - EMİNE USLU 5 / C 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 18.00 56.00 -0.67 80.436 6583 66 39 39
40 55 - BARAN İNCE 0 / D 2 6 0.00 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 0 4 -1.33 3.00 18.00 -3.00 78.667 6602 67 40 40
41 241 - FELEK İNAN 5 / B 2 13 -2.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -0.99 66.293 6716 68 41 41
42 307 - KASIM ÖZKAN 5 / C 1 14 -3.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 62.676 6743 69 42 42


